
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 16 4 15,00 12 7 10,25 15 3 14,25 69 25 62,75 302,015 1 1 40 361 77800

2 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 13 0 13,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 1 2 54 432 90663

3 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 10 1 9,75 14 1 13,75 10 4 9,00 59 16 55,00 280,605 2 3 71 513 106504

4 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 13 4 12,00 9 2 8,50 1 3 0,25 55 16 51,00 266,888 2 4 96 595 128037

5 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 13 2 12,50 8 3 7,25 5 9 2,75 54 24 48,00 256,095 3 5 108 665 146692

6 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 15 1 14,75 5 2 4,50 4 6 2,50 50 19 45,25 245,898 4 6 120 720 165645

7 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 13 6 11,50 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 3 7 126 736 173149

8 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 10 6 8,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 1 8 128 746 175750

9 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 8 4 7,00 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 4 9 130 755 178143

10 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 11 4 10,00 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 2 10 131 756 178575

11 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 10 1 9,75 7 0 7,00 3 6 1,50 47 18 42,50 238,713 5 11 132 761 179807

12 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 14 4 13,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 5 12 135 772 181609

13 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 3 13 140 797 190269

14 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 11 2 10,50 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 6 14 145 811 193663

15 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 14 5 12,75 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 7 15 150 821 196226

16 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 10 2 9,50 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 8 16 152 831 200229

17 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 10 8 8,00 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 4 17 153 836 202714

18 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 10 4 9,00 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 5 18 154 840 204294

19 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 10 8 8,00 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 6 19 160 855 209636

20 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 13 3 12,25 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 9 20 161 856 209703

21 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 11 6 9,50 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 7 21 165 867 214148

22 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 11 6 9,50 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 10 22 167 870 214866

23 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 11 23 170 877 218549

24 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 10 9 7,75 10 3 9,25 3 4 2,00 44 32 36,00 219,330 12 24 174 882 219552

25 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 10 7 8,25 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 13 25 177 894 224122

26 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 9 8 7,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 8 26 178 909 228363

27 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 38 11 35,25 214,270 6 27 179 913 230223

28 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 14 28 182 923 233583

29 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 8 11 5,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 15 29 184 925 233854

30 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 5 7 3,25 38 19 33,25 207,983 1 30 188 950 243244

31 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 2 1 1,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 7 31 189 952 244575

32 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 10 3 9,25 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 16 32 190 956 245258

33 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 9 33 192 966 253318

34 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 9 6 7,50 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 17 34 196 979 258329

35 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 10 35 199 989 260658

36 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 11 5 9,75 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 18 36 200 991 261495

37 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 7 8 5,00 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 1 37 205 1013 272248

38 1019 12C 15 7 13,25 9 9 6,75 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 11 38 206 1015 272629

39 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 9 5 7,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 19 39 207 1023 275179

40 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 12 40 209 1039 284953

41 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 10 2 9,50 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 20 41 211 1046 288585

42 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 21 42 212 1049 292446

43 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 7 4 6,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 13 43 213 1051 292675

44 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 30 24 24,00 177,630 8 44 215 1062 298316

45 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 9 7 7,25 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 22 45 217 1067 301103

46 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 26 13 22,75 174,883 9 46 218 1069 302553

47 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 10 47 219 1070 303211

48 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 11 48 220 1081 306272
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

KATILIMLAR

49 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 27 22 21,50 171,205 12 49 221 1084 307855

50 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 2 3 1,25 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 23 50 223 1100 320545
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 16 4 15,00 12 7 10,25 15 3 14,25 69 25 62,75 302,015 1 1 40 361 77800

2 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 13 0 13,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 1 2 54 432 90663

3 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 10 1 9,75 14 1 13,75 10 4 9,00 59 16 55,00 280,605 2 3 71 513 106504

4 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 13 4 12,00 9 2 8,50 1 3 0,25 55 16 51,00 266,888 2 4 96 595 128037

5 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 13 2 12,50 8 3 7,25 5 9 2,75 54 24 48,00 256,095 3 5 108 665 146692

6 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 15 1 14,75 5 2 4,50 4 6 2,50 50 19 45,25 245,898 4 6 120 720 165645

7 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 13 6 11,50 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 3 7 126 736 173149

8 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 10 6 8,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 1 8 128 746 175750

9 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 8 4 7,00 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 4 9 130 755 178143

10 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 11 4 10,00 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 2 10 131 756 178575

11 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 10 1 9,75 7 0 7,00 3 6 1,50 47 18 42,50 238,713 5 11 132 761 179807

12 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 14 4 13,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 5 12 135 772 181609

13 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 3 13 140 797 190269

14 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 11 2 10,50 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 6 14 145 811 193663

15 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 14 5 12,75 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 7 15 150 821 196226

16 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 10 2 9,50 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 8 16 152 831 200229

17 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 10 8 8,00 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 4 17 153 836 202714

18 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 10 4 9,00 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 5 18 154 840 204294

19 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 10 8 8,00 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 6 19 160 855 209636

20 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 13 3 12,25 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 9 20 161 856 209703

21 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 11 6 9,50 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 7 21 165 867 214148

22 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 11 6 9,50 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 10 22 167 870 214866

23 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 11 23 170 877 218549

24 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 10 9 7,75 10 3 9,25 3 4 2,00 44 32 36,00 219,330 12 24 174 882 219552

25 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 10 7 8,25 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 13 25 177 894 224122

26 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 9 8 7,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 8 26 178 909 228363

27 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 38 11 35,25 214,270 6 27 179 913 230223

28 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 14 28 182 923 233583

29 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 8 11 5,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 15 29 184 925 233854

30 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 5 7 3,25 38 19 33,25 207,983 1 30 188 950 243244

31 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 2 1 1,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 7 31 189 952 244575

32 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 10 3 9,25 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 16 32 190 956 245258

33 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 9 33 192 966 253318

34 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 9 6 7,50 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 17 34 196 979 258329

35 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 10 35 199 989 260658

36 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 11 5 9,75 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 18 36 200 991 261495

37 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 7 8 5,00 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 1 37 205 1013 272248

38 1019 12C 15 7 13,25 9 9 6,75 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 11 38 206 1015 272629

39 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 9 5 7,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 19 39 207 1023 275179

40 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 12 40 209 1039 284953

41 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 10 2 9,50 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 20 41 211 1046 288585

42 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 21 42 212 1049 292446

43 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 7 4 6,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 13 43 213 1051 292675

44 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 30 24 24,00 177,630 8 44 215 1062 298316

45 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 9 7 7,25 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 22 45 217 1067 301103

46 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 26 13 22,75 174,883 9 46 218 1069 302553

47 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 10 47 219 1070 303211

48 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 11 48 220 1081 306272
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

KATILIMLAR

49 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 27 22 21,50 171,205 12 49 221 1084 307855

50 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 2 3 1,25 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 23 50 223 1100 320545
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 16 4 15,00 12 7 10,25 15 3 14,25 69 25 62,75 302,015 1 1 40 361 77800

2 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 13 0 13,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 1 2 54 432 90663

3 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 10 1 9,75 14 1 13,75 10 4 9,00 59 16 55,00 280,605 2 3 71 513 106504

4 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 13 4 12,00 9 2 8,50 1 3 0,25 55 16 51,00 266,888 2 4 96 595 128037

5 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 13 2 12,50 8 3 7,25 5 9 2,75 54 24 48,00 256,095 3 5 108 665 146692

6 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 15 1 14,75 5 2 4,50 4 6 2,50 50 19 45,25 245,898 4 6 120 720 165645

7 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 13 6 11,50 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 3 7 126 736 173149

8 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 10 6 8,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 1 8 128 746 175750

9 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 8 4 7,00 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 4 9 130 755 178143

10 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 11 4 10,00 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 2 10 131 756 178575

11 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 10 1 9,75 7 0 7,00 3 6 1,50 47 18 42,50 238,713 5 11 132 761 179807

12 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 14 4 13,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 5 12 135 772 181609

13 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 3 13 140 797 190269

14 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 11 2 10,50 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 6 14 145 811 193663

15 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 14 5 12,75 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 7 15 150 821 196226

16 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 10 2 9,50 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 8 16 152 831 200229

17 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 10 8 8,00 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 4 17 153 836 202714

18 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 10 4 9,00 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 5 18 154 840 204294

19 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 10 8 8,00 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 6 19 160 855 209636

20 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 13 3 12,25 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 9 20 161 856 209703

21 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 11 6 9,50 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 7 21 165 867 214148

22 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 11 6 9,50 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 10 22 167 870 214866

23 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 11 23 170 877 218549

24 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 10 9 7,75 10 3 9,25 3 4 2,00 44 32 36,00 219,330 12 24 174 882 219552

25 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 10 7 8,25 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 13 25 177 894 224122

26 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 9 8 7,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 8 26 178 909 228363

27 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 38 11 35,25 214,270 6 27 179 913 230223

28 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 14 28 182 923 233583

29 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 8 11 5,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 15 29 184 925 233854

30 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 5 7 3,25 38 19 33,25 207,983 1 30 188 950 243244

31 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 2 1 1,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 7 31 189 952 244575

32 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 10 3 9,25 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 16 32 190 956 245258

33 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 9 33 192 966 253318

34 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 9 6 7,50 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 17 34 196 979 258329

35 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 10 35 199 989 260658

36 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 11 5 9,75 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 18 36 200 991 261495

37 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 7 8 5,00 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 1 37 205 1013 272248

38 1019 12C 15 7 13,25 9 9 6,75 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 11 38 206 1015 272629

39 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 9 5 7,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 19 39 207 1023 275179

40 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 12 40 209 1039 284953

41 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 10 2 9,50 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 20 41 211 1046 288585

42 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 21 42 212 1049 292446

43 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 7 4 6,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 13 43 213 1051 292675

44 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 30 24 24,00 177,630 8 44 215 1062 298316

45 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 9 7 7,25 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 22 45 217 1067 301103

46 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 26 13 22,75 174,883 9 46 218 1069 302553

47 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 10 47 219 1070 303211

48 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 11 48 220 1081 306272

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

KATILIMLAR

49 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 27 22 21,50 171,205 12 49 221 1084 307855

50 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 2 3 1,25 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 23 50 223 1100 320545
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 5 7 3,25 38 19 33,25 207,983 1 30 188 950 243244

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 7 8 5,00 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 1 37 205 1013 272248

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 16 4 15,00 12 7 10,25 15 3 14,25 69 25 62,75 302,015 1 1 40 361 77800

2 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 10 1 9,75 14 1 13,75 10 4 9,00 59 16 55,00 280,605 2 3 71 513 106504

3 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 13 2 12,50 8 3 7,25 5 9 2,75 54 24 48,00 256,095 3 5 108 665 146692

4 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 15 1 14,75 5 2 4,50 4 6 2,50 50 19 45,25 245,898 4 6 120 720 165645

5 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 10 1 9,75 7 0 7,00 3 6 1,50 47 18 42,50 238,713 5 11 132 761 179807

6 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 38 11 35,25 214,270 6 27 179 913 230223

7 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 2 1 1,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 7 31 189 952 244575

8 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 30 24 24,00 177,630 8 44 215 1062 298316

9 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 26 13 22,75 174,883 9 46 218 1069 302553

10 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 10 47 219 1070 303211

11 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 11 48 220 1081 306272

12 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 27 22 21,50 171,205 12 49 221 1084 307855

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 13 0 13,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 1 2 54 432 90663

2 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 13 4 12,00 9 2 8,50 1 3 0,25 55 16 51,00 266,888 2 4 96 595 128037

3 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 13 6 11,50 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 3 7 126 736 173149

4 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 8 4 7,00 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 4 9 130 755 178143

5 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 14 4 13,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 5 12 135 772 181609

6 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 11 2 10,50 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 6 14 145 811 193663

7 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 14 5 12,75 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 7 15 150 821 196226

8 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 10 2 9,50 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 8 16 152 831 200229

9 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 13 3 12,25 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 9 20 161 856 209703

10 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 11 6 9,50 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 10 22 167 870 214866

11 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 11 23 170 877 218549

12 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 10 9 7,75 10 3 9,25 3 4 2,00 44 32 36,00 219,330 12 24 174 882 219552

13 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 10 7 8,25 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 13 25 177 894 224122

14 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 14 28 182 923 233583

15 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 8 11 5,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 15 29 184 925 233854

16 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 10 3 9,25 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 16 32 190 956 245258

17 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 9 6 7,50 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 17 34 196 979 258329

18 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 11 5 9,75 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 18 36 200 991 261495

19 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 9 5 7,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 19 39 207 1023 275179

20 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 10 2 9,50 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 20 41 211 1046 288585

21 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 21 42 212 1049 292446

22 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 9 7 7,25 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 22 45 217 1067 301103

23 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 2 3 1,25 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 23 50 223 1100 320545

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 10 6 8,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 1 8 128 746 175750

2 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 11 4 10,00 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 2 10 131 756 178575

3 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 3 13 140 797 190269

4 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 10 8 8,00 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 4 17 153 836 202714

5 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 10 4 9,00 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 5 18 154 840 204294

6 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 10 8 8,00 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 6 19 160 855 209636

7 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 11 6 9,50 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 7 21 165 867 214148

8 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 9 8 7,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 8 26 178 909 228363

9 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 9 33 192 966 253318

10 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 10 35 199 989 260658

11 1019 12C 15 7 13,25 9 9 6,75 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 11 38 206 1015 272629

12 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 12 40 209 1039 284953

13 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 7 4 6,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 13 43 213 1051 292675

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 5 7 3,25 38 19 33,25 207,983 1 30 188 950 243244

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 7 8 5,00 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 1 37 205 1013 272248

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 16 4 15,00 12 7 10,25 15 3 14,25 69 25 62,75 302,015 1 1 40 361 77800

2 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 10 1 9,75 14 1 13,75 10 4 9,00 59 16 55,00 280,605 2 3 71 513 106504

3 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 13 2 12,50 8 3 7,25 5 9 2,75 54 24 48,00 256,095 3 5 108 665 146692

4 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 15 1 14,75 5 2 4,50 4 6 2,50 50 19 45,25 245,898 4 6 120 720 165645

5 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 10 1 9,75 7 0 7,00 3 6 1,50 47 18 42,50 238,713 5 11 132 761 179807

6 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 38 11 35,25 214,270 6 27 179 913 230223

7 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 2 1 1,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 7 31 189 952 244575

8 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 30 24 24,00 177,630 8 44 215 1062 298316

9 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 26 13 22,75 174,883 9 46 218 1069 302553

10 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 10 47 219 1070 303211

11 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 11 48 220 1081 306272

12 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 27 22 21,50 171,205 12 49 221 1084 307855
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 13 0 13,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 1 2 54 432 90663

2 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 13 4 12,00 9 2 8,50 1 3 0,25 55 16 51,00 266,888 2 4 96 595 128037

3 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 13 6 11,50 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 3 7 126 736 173149

4 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 8 4 7,00 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 4 9 130 755 178143

5 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 14 4 13,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 5 12 135 772 181609

6 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 11 2 10,50 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 6 14 145 811 193663

7 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 14 5 12,75 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 7 15 150 821 196226

8 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 10 2 9,50 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 8 16 152 831 200229

9 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 13 3 12,25 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 9 20 161 856 209703

10 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 11 6 9,50 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 10 22 167 870 214866

11 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 11 23 170 877 218549

12 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 10 9 7,75 10 3 9,25 3 4 2,00 44 32 36,00 219,330 12 24 174 882 219552

13 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 10 7 8,25 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 13 25 177 894 224122

14 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 14 28 182 923 233583

15 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 8 11 5,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 15 29 184 925 233854

16 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 10 3 9,25 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 16 32 190 956 245258

17 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 9 6 7,50 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 17 34 196 979 258329

18 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 11 5 9,75 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 18 36 200 991 261495

19 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 9 5 7,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 19 39 207 1023 275179

20 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 10 2 9,50 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 20 41 211 1046 288585

21 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 21 42 212 1049 292446

22 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 9 7 7,25 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 22 45 217 1067 301103

23 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 2 3 1,25 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 23 50 223 1100 320545
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 10 6 8,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 1 8 128 746 175750

2 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 11 4 10,00 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 2 10 131 756 178575

3 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 3 13 140 797 190269

4 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 10 8 8,00 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 4 17 153 836 202714

5 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 10 4 9,00 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 5 18 154 840 204294

6 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 10 8 8,00 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 6 19 160 855 209636

7 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 11 6 9,50 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 7 21 165 867 214148

8 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 9 8 7,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 8 26 178 909 228363

9 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 9 33 192 966 253318

10 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 10 35 199 989 260658

11 1019 12C 15 7 13,25 9 9 6,75 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 11 38 206 1015 272629

12 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 12 40 209 1039 284953

13 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 7 4 6,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 13 43 213 1051 292675
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 5 7 3,25 38 19 33,25 207,983 1 30 188 950 243244
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 7 8 5,00 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 1 37 205 1013 272248
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 16 4 15,00 12 7 10,25 15 3 14,25 69 25 62,75 302,015 1 1 40 361 77800

2 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 10 1 9,75 14 1 13,75 10 4 9,00 59 16 55,00 280,605 2 3 71 513 106504

3 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 13 2 12,50 8 3 7,25 5 9 2,75 54 24 48,00 256,095 3 5 108 665 146692

4 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 15 1 14,75 5 2 4,50 4 6 2,50 50 19 45,25 245,898 4 6 120 720 165645

5 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 10 1 9,75 7 0 7,00 3 6 1,50 47 18 42,50 238,713 5 11 132 761 179807

6 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 38 11 35,25 214,270 6 27 179 913 230223

7 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 2 1 1,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 7 31 189 952 244575

8 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 30 24 24,00 177,630 8 44 215 1062 298316

9 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 26 13 22,75 174,883 9 46 218 1069 302553

10 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 10 47 219 1070 303211

11 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 11 48 220 1081 306272

12 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 27 22 21,50 171,205 12 49 221 1084 307855
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 13 0 13,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 1 2 54 432 90663

2 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 13 4 12,00 9 2 8,50 1 3 0,25 55 16 51,00 266,888 2 4 96 595 128037

3 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 13 6 11,50 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 3 7 126 736 173149

4 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 8 4 7,00 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 4 9 130 755 178143

5 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 14 4 13,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 5 12 135 772 181609

6 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 11 2 10,50 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 6 14 145 811 193663

7 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 14 5 12,75 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 7 15 150 821 196226

8 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 10 2 9,50 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 8 16 152 831 200229

9 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 13 3 12,25 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 9 20 161 856 209703

10 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 11 6 9,50 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 10 22 167 870 214866

11 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 11 23 170 877 218549

12 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 10 9 7,75 10 3 9,25 3 4 2,00 44 32 36,00 219,330 12 24 174 882 219552

13 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 10 7 8,25 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 13 25 177 894 224122

14 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 14 28 182 923 233583

15 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 8 11 5,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 15 29 184 925 233854

16 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 10 3 9,25 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 16 32 190 956 245258

17 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 9 6 7,50 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 17 34 196 979 258329

18 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 11 5 9,75 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 18 36 200 991 261495

19 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 9 5 7,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 19 39 207 1023 275179

20 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 10 2 9,50 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 20 41 211 1046 288585

21 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 21 42 212 1049 292446

22 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 9 7 7,25 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 22 45 217 1067 301103

23 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 2 3 1,25 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 23 50 223 1100 320545
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 10 6 8,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 1 8 128 746 175750

2 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 11 4 10,00 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 2 10 131 756 178575

3 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 3 13 140 797 190269

4 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 10 8 8,00 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 4 17 153 836 202714

5 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 10 4 9,00 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 5 18 154 840 204294

6 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 10 8 8,00 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 6 19 160 855 209636

7 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 11 6 9,50 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 7 21 165 867 214148

8 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 9 8 7,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 8 26 178 909 228363

9 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 9 33 192 966 253318

10 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 10 35 199 989 260658

11 1019 12C 15 7 13,25 9 9 6,75 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 11 38 206 1015 272629

12 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 12 40 209 1039 284953

13 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 7 4 6,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 13 43 213 1051 292675
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(50)
21,06 2,04 1,02 2,33 2,15 0,10 6,02 0,29 0,30 0,18 35,49 216,060

İlçe
(230)

23,57 (3) 2,30 (2) 1,38 (3) 2,88 (3) 2,82 (3) 0,04 (1) 10,68 (3) 1,58 (3) 1,43 (3) 0,52 (2) 47,20 (3) 254,930
İl

(1171)
24,62 (13) 2,40 (13) 1,72 (15) 3,09 (14) 3,07 (14) 0,01 (1) 11,87 (13) 1,96 (15) 1,82 (14) 0,87 (12) 51,43 (15) 268,390

Genel
(376887)

21,32 (774) 2,03 (168) 1,48 (197) 2,61 (194) 2,62 (230) 0,03 (35) 8,70 (1075) 1,59 (435) 1,49 (422) 0,79 (304) 42,66 (1655) 237,800
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  
(1)

24,00 6,00 1,25 1,50 0,50 33,25 207,980
12
(1)

22,25 -0,75 2,75 1,50 1,50 1,75 29,00 192,960
12A
(12)

21,10 1,46 0,56 1,92 1,98 6,44 0,90 1,19 0,65 36,20 217,950
12B
(23)

20,83 2,12 1,38 2,74 2,61 0,22 5,83 0,13 -0,03 0,02 35,85 217,220
12C
(13)

21,12 2,83 0,77 2,23 1,71 6,33 -0,04 34,95 214,660

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi okulunda 50 5

KAMAN ilçesinde 230 20 3
KIRŞEHİR ilinde 1171 112 16 2

Genelde 376887 27862 3618 511 80

DERECELER

Genelde sınava 3618 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2156. oldu

KIRŞEHİR ilinde sınava 16 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 15. oldu

KAMAN ilçesinde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 3. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması

1 0,80 0,18 80

[+] Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar

3 1,84 1,08 61

[+] Cümlenin Yorumlanması ve
Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı
Cümleler)

2 1,38 0,60 69

[+] Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin
İçerik ve Özellikleri

1 0,62 0,38 62

[-] Ses Olayları 1 0,48 0,26 48

[-] Çekim Ekleri 1 0,06 0,38 6

[-] Karma Dil Bilgisi 1 0,14 0,12 14

[-] Noktalama İşaretleri 2 0,98 0,54 49

[-] Yazım Kuralları 2 0,86 0,56 43

[-] Sözcük Türleri Karma 1 0,34 0,22 34

[+] Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0,68 0,32 68

[+] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,84 0,12 84

[+] Paragraftaki Cümlelerin Yerini
Düzenleme

1 0,78 0,20 78

[+] Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2,52 1,22 63

[+] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,96 0,04 96

[+] Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4,92 2,28 62

[+] Paragrafın Yardımcı Fikirleri
(Düşünceleri)

7 4,12 2,08 59

[+] Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1,50 0,46 75

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İslamiyet öncesi dönemde Türklerin
yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları
arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,42 0,38 42

[-] Büyük Selçuklu Devleti Dönemi  
ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk
tarihi içerisindeki önemi bağlamında
açıklar.

1 0,36 0,18 36

[+] Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme
çabalarını analiz eder.

1 0,66 0,08 66

[-] I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını
Osmanlı Devleti ve Batılı devletler
açısından değerlendirir.

1 0,44 0,22 44

[-] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan
Atatürk ilkelerini kavrar.

1 0,42 0,16 42

[-] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 0,42 0,16 42

Coğrafya-1
[-] Coğrafyanın konularını ve
bölümlenmesini açıklar.

1 0,36 0,36 36

[-] Yeryüzündeki su varlıklarını
özelliklerine göre sınıflandırır.

1 0,22 0,24 22

[+] İstatistiki verilerden yararlanarak
nüfus özellikleri ve nüfusun önemi
hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0,68 0,12 68

[-] Dünyadaki farklı bölge örneklerini,
özellikleri ve bölge belirlemede
kullanılan kriterler açısından
değerlendirir.

1 0,08 0,36 8

[-] Afetlerin oluşum nedenlerini ve
özelliklerini açıklar.

1 0,12 0,66 12

Felsefe
[+] Felsefi düşüncenin özelliklerini
açıklar.

1 0,54 0,08 54

[+] Bilim felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,54 0,16 54

[+] Ahlak felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,62 0,18 62

[+] Örnek felsefi metinlerinden
hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl
filozoflarının felsefi görüşlerini analiz
eder.

1 0,68 0,14 68

[-] Bilgi felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,12 0,12 12

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] Allah   ın varlığı ve birliği konusunda
akli ve naklî delilleri analiz eder.

1 0,12 0,20 12

[+] Bazı genç sahabilerin öne çıkan
özelliklerini örnek alır.

1 0,54 0,18 54

[+] Âl-i İmrân suresi 103-105.
ayetlerdeki mesajları değerlendirir.

1 0,64 0,10 64

[-] İslam inancında imanın mahiyetini
araştırır.

1 0,30 0,34 30

[+] Temel değerleri ayet ve hadislerle
ilişkilendirir.

1 0,76 0,02 76

Felsefe (Seçmeli)

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] Sayı Kümeleri 5 3,26 0,52 65

[-] Köklü ifadeleri içeren denklemleri
çözer.

1 0,02 0,12 2

[+] Üslü ifadeleri içeren denklemleri
çözer.

1 0,50 0,02 50

[-] Gerçek hayatta periyodik olarak
tekrar eden durumları içeren
problemleri çözer.

1 0,46 0,22 46

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli
denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

1 0,18 0,24 18

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark,
tümleme işlemleri yardımıyla
problemler çözer.

1 0,22 0,06 22

[-] Tam sayılarda bölünebilme
kurallarıyla ilgili problemler çözer.

1 0,12 0,20 12

[-] Mutlak değer içeren birinci
dereceden bir bilinmeyenli denklem ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

1 0,16 0,02 16

[-] MANTIK 1 0,12 0,20 12

[-] Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0,02 0

[-] DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0,14 0,08 14

[-] Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer.

12 1,24 1,06 10

[-] VERİ 1 0,22 0,38 22

[-] SAYMA VE OLASILIK 1 0,14 0,10 14

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

[-] Üçgende açı özellikleri ile ilgili
işlemler yapar.

1 0 0,02 0

[-] Üçgenlerin benzerliği ile ilgili
problemler çözer.

1 0,04 0 4

[-] Dik üçgende Pisagor teoremini elde
ederek problemler çözer.

1 0 0 0

[-] Üçgenin Alanı 1 0 0 0

[-] Çokgenler 1 0 0 0

[-] Özel Dörtgenler 3 0 0 0

[-] Katı Cisimler 2 0,02 0 1

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0,02 0,24 2

[-] Hareket 1 0,18 0,12 18

[-] Renk 1 0,14 0,02 14

[-] Basınç 1 0,02 0,08 2

[-] Isı ve Sıcaklık 1 0,04 0,06 4

[-] Akım ve Manyetik Alan 1 0,02 0,06 2

[-] Dalgalar 1 0,04 0,10 4

Kimya
[-] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,18 0,02 18

[-] Kimyanın Sembolik Dili 1 0,18 0,02 18

[-] Elektron, proton ve nötronun
yüklerini, kütlelerini ve atomda
bulundukları yerleri karşılaştırır.

1 0,06 0,08 6

[-] Elementlerin periyodik sistemdeki
yerleşim esaslarını açıklar.

1 0,06 0,08 6

[-] Kovalent bağın oluşumunu atomlar
arası elektron ortaklaşması temelinde
açıklar.

1 0,04 0,04 4

[-] Çözünmüş madde oranını belirten
ifadeleri yorumlar.

1 0 0,06 0

[-] Asitlerin ve bazların günlük hayat
açısından önemli tepkimelerini açıklar.

1 0,04 0 4

[-] Sıvılarda viskoziteyi etkileyen
faktörleri açıklar.

1 0,04 0,12 4

[-] Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0,02 0 2

Biyoloji
[-] Ekosistemde madde ve enerji akışını
analiz eder.

1 0,12 0,08 12

[-] Hücresel yapıları ve görevlerini
açıklar.

1 0,02 0,10 2

[-] Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0,08 0

[-] Mayozu açıklar. 1 0,02 0 2

[-] Canlıların yapısını oluşturan organik
ve inorganik bileşikleri açıklar.

1 0,04 0,04 4

[-] Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0,06 0,04 6
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23
[-] Sanat felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar.

1 0,02 0 2

[-] Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan
düşünce ortamını açıklar.

1 0,02 0 2

[-] Felsefenin anlamını açıklar. 1 0,02 0 2

[-] Din felsefesinin konusunu ve
sorularını açıklar.

1 0,02 0 2

[-] MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini
hazırlayan düşünce ortamını açıklar.

1 0,02 0 2
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 7 10,25 5 1 4,75 5 2 4,50 5 0 5,00 69 25 62,75 302,015 77800

2 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 90663

3 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 14 1 13,75 3 1 2,75 5 1 4,75 2 2 1,50 59 16 55,00 280,605 106504

4 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 9 2 8,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 55 16 51,00 266,888 128037

5 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 2 5 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 54 24 48,00 256,095 146692

6 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 50 19 45,25 245,898 165645

7 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 173149

8 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 175750

9 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 178143

10 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 178575

11 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 0 7,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 47 18 42,50 238,713 179807

12 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 181609

13 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 190269

14 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 193663

15 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 196226

16 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 200229

17 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 202714

18 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 204294

19 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 209636

20 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 209703

21 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 214148

22 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 214866

23 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 218549

24 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 10 3 9,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 44 32 36,00 219,330 219552

25 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 224122

26 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 228363

27 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 2 0 2,00 3 0 3,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 11 35,25 214,270 230223

28 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 233583

29 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 233854
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

KATILIMLAR

30 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 38 19 33,25 207,983 243244

31 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 1 0 1,00 1 1 0,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 244575

32 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 245258

33 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 253318

34 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 258329

35 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 260658

36 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 261495

37 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 272248

38 1019 12C 15 7 13,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 272629

39 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 275179

40 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 3 1 2,75 2 2 1,50 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 284953

41 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 288585

42 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 292446

43 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 292675

44 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 30 24 24,00 177,630 298316

45 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 301103

46 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 13 22,75 174,883 302553

47 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 303211

48 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 306272

49 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 6 3 5,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 22 21,50 171,205 307855

50 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 320545

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
  12 12A 12B 12C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  12 12A 12B 12C



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 38 19 33,25 207,983 243244

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 272248

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 7 10,25 5 1 4,75 5 2 4,50 5 0 5,00 69 25 62,75 302,015 77800

2 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 14 1 13,75 3 1 2,75 5 1 4,75 2 2 1,50 59 16 55,00 280,605 106504

3 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 2 5 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 54 24 48,00 256,095 146692

4 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 50 19 45,25 245,898 165645

5 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 0 7,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 47 18 42,50 238,713 179807

6 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 2 0 2,00 3 0 3,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 11 35,25 214,270 230223

7 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 1 0 1,00 1 1 0,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 244575

8 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 30 24 24,00 177,630 298316

9 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 13 22,75 174,883 302553

10 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 303211

11 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 306272

12 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 6 3 5,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 22 21,50 171,205 307855

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 90663

2 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 9 2 8,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 55 16 51,00 266,888 128037

3 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 173149

4 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 178143

5 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 181609

6 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 193663

7 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 196226

8 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 200229

9 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 209703

10 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 214866

11 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 218549

12 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 10 3 9,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 44 32 36,00 219,330 219552

13 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 224122

14 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 233583

15 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 233854

16 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 245258

17 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 258329

18 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 261495

19 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 275179

20 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 288585

21 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 292446

22 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 301103

23 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 320545



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

SINIF: 12B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 175750

2 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 178575

3 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 190269

4 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 202714

5 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 204294

6 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 3 1,25 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 209636

7 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 214148

8 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 228363

9 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 253318

10 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 260658

11 1019 12C 15 7 13,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 272629

12 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 3 1 2,75 2 2 1,50 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 284953

13 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 292675
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 16 4 15,00 12 7 10,25 15 3 14,25 69 25 62,75 302,015 1 1 40 361 77800

2 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 13 0 13,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 1 2 54 432 90663

3 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 10 1 9,75 14 1 13,75 10 4 9,00 59 16 55,00 280,605 2 3 71 513 106504

4 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 13 4 12,00 9 2 8,50 1 3 0,25 55 16 51,00 266,888 2 4 96 595 128037

5 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 13 2 12,50 8 3 7,25 5 9 2,75 54 24 48,00 256,095 3 5 108 665 146692

6 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 15 1 14,75 5 2 4,50 4 6 2,50 50 19 45,25 245,898 4 6 120 720 165645

7 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 13 6 11,50 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 3 7 126 736 173149

8 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 10 6 8,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 1 8 128 746 175750

9 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 8 4 7,00 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 4 9 130 755 178143

10 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 11 4 10,00 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 2 10 131 756 178575

11 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 10 1 9,75 7 0 7,00 3 6 1,50 47 18 42,50 238,713 5 11 132 761 179807

12 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 14 4 13,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 5 12 135 772 181609

13 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 3 13 140 797 190269

14 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 11 2 10,50 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 6 14 145 811 193663

15 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 14 5 12,75 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 7 15 150 821 196226

16 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 10 2 9,50 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 8 16 152 831 200229

17 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 10 8 8,00 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 4 17 153 836 202714

18 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 10 4 9,00 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 5 18 154 840 204294

19 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 10 8 8,00 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 6 19 160 855 209636

20 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 13 3 12,25 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 9 20 161 856 209703

21 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 11 6 9,50 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 7 21 165 867 214148

22 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 11 6 9,50 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 10 22 167 870 214866

23 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 11 23 170 877 218549

24 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 10 9 7,75 10 3 9,25 3 4 2,00 44 32 36,00 219,330 12 24 174 882 219552

25 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 10 7 8,25 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 13 25 177 894 224122

26 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 9 8 7,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 8 26 178 909 228363

27 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 38 11 35,25 214,270 6 27 179 913 230223

28 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 14 28 182 923 233583

29 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 8 11 5,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 15 29 184 925 233854

30 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 5 7 3,25 38 19 33,25 207,983 1 30 188 950 243244

31 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 2 1 1,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 7 31 189 952 244575

32 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 10 3 9,25 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 16 32 190 956 245258

33 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 9 33 192 966 253318

34 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 9 6 7,50 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 17 34 196 979 258329

35 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 10 35 199 989 260658

36 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 11 5 9,75 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 18 36 200 991 261495

37 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 7 8 5,00 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 1 37 205 1013 272248

38 1019 12C 15 7 13,25 9 9 6,75 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 11 38 206 1015 272629

39 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 9 5 7,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 19 39 207 1023 275179

40 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 12 40 209 1039 284953

41 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 10 2 9,50 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 20 41 211 1046 288585

42 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 21 42 212 1049 292446

43 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 7 4 6,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 13 43 213 1051 292675

44 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 30 24 24,00 177,630 8 44 215 1062 298316

45 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 9 7 7,25 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 22 45 217 1067 301103

46 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 26 13 22,75 174,883 9 46 218 1069 302553

47 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 10 47 219 1070 303211

48 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 11 48 220 1081 306272
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

KATILIMLAR

49 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 27 22 21,50 171,205 12 49 221 1084 307855

50 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 2 3 1,25 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 23 50 223 1100 320545
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MELEHAT TAŞKIRAN   26 8 24,00 7 4 6,00 5 7 3,25 38 19 33,25 207,983 1 30 188 950 243244
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 1056 AŞIR PEHLİVAN 12 25 11 22,25 7 8 5,00 2 1 1,75 34 20 29,00 192,958 1 37 205 1013 272248

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 11 23,25 16 4 15,00 12 7 10,25 15 3 14,25 69 25 62,75 302,015 1 1 40 361 77800

2 1000 EGE TAŞ 12A 25 10 22,50 10 1 9,75 14 1 13,75 10 4 9,00 59 16 55,00 280,605 2 3 71 513 106504

3 1020 SILA TURHAN 12A 28 10 25,50 13 2 12,50 8 3 7,25 5 9 2,75 54 24 48,00 256,095 3 5 108 665 146692

4 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 26 10 23,50 15 1 14,75 5 2 4,50 4 6 2,50 50 19 45,25 245,898 4 6 120 720 165645

5 1045 MERYEM  ÇOPUR 12A 27 11 24,25 10 1 9,75 7 0 7,00 3 6 1,50 47 18 42,50 238,713 5 11 132 761 179807

6 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 27 7 25,25 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 38 11 35,25 214,270 6 27 179 913 230223

7 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 22 7 20,25 2 1 1,75 10 0 10,00 34 8 32,00 207,308 7 31 189 952 244575

8 1039 İLKNUR TOSUN 12A 22 12 19,00 1 1 0,75 5 7 3,25 2 4 1,00 30 24 24,00 177,630 8 44 215 1062 298316

9 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 26 13 22,75 174,883 9 46 218 1069 302553

10 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 9 16,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 0 1,00 26 13 22,75 174,430 10 47 219 1070 303211

11 1010 BİRGÜL ER 12A 22 6 20,50 3 4 2,00 25 10 22,50 172,320 11 48 220 1081 306272

12 1055 AYNUR SAMANCI 12A 18 12 15,00 2 3 1,25 6 3 5,25 1 4 0,00 27 22 21,50 171,205 12 49 221 1084 307855

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 13 0 13,00 13 0 13,00 59 4 58,00 291,860 1 2 54 432 90663

2 903 ESMA ÖZDEMİR 12B 32 7 30,25 13 4 12,00 9 2 8,50 1 3 0,25 55 16 51,00 266,888 2 4 96 595 128037

3 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 29 8 27,00 13 6 11,50 6 3 5,25 48 17 43,75 242,028 3 7 126 736 173149

4 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 8 4 7,00 15 2 14,50 46 19 41,25 239,545 4 9 130 755 178143

5 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 14 4 13,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 47 21 41,75 237,823 5 12 135 772 181609

6 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 27 10 24,50 11 2 10,50 6 2 5,50 44 14 40,50 231,860 6 14 145 811 193663

7 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 25 8 23,00 14 5 12,75 5 2 4,50 44 15 40,25 230,573 7 15 150 821 196226

8 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 27 10 24,50 10 2 9,50 6 2 5,50 43 14 39,50 228,650 8 16 152 831 200229

9 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 23 11 20,25 13 3 12,25 6 2 5,50 42 16 38,00 224,048 9 20 161 856 209703

10 1012 HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 12B 26 9 23,75 11 6 9,50 5 3 4,25 42 18 37,50 221,568 10 22 167 870 214866

11 1053 DEFNE TOSUN 12B 25 11 22,25 11 8 9,00 5 2 4,50 2 3 1,25 43 24 37,00 219,828 11 23 170 877 218549

12 1047 YUSUF SARI 12B 21 16 17,00 10 9 7,75 10 3 9,25 3 4 2,00 44 32 36,00 219,330 12 24 174 882 219552

13 1040 RABİA YAMAN 12B 25 15 21,25 10 7 8,25 8 7 6,25 43 29 35,75 217,195 13 25 177 894 224122

14 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 24 8 22,00 10 3 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 13 34,75 212,618 14 28 182 923 233583

15 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 25 15 21,25 8 11 5,25 9 5 7,75 0 1 -0,25 42 32 34,00 212,488 15 29 184 925 233854

16 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 10 3 9,25 7 3 6,25 38 22 32,50 206,975 16 32 190 956 245258

17 1028 ECEM IŞIK 12B 25 13 21,75 9 6 7,50 3 4 2,00 37 23 31,25 200,345 17 34 196 979 258329

18 998 ENES MURATOĞLU 12B 22 11 19,25 11 5 9,75 3 5 1,75 36 21 30,75 198,725 18 36 200 991 261495

19 995 ROJİN POLAT 12B 22 11 19,25 9 5 7,75 2 2 1,50 33 18 28,50 191,363 19 39 207 1023 275179

20 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 21 8,75 10 2 9,50 7 1 6,75 31 24 25,00 183,593 20 41 211 1046 288585

21 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 21 14 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 31 23 25,25 181,298 21 42 212 1049 292446

22 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 17 12,75 9 7 7,25 4 3 3,25 30 27 23,25 175,815 22 45 217 1067 301103

23 997 DİLAN GÜLER 12B 16 10 13,50 2 3 1,25 5 4 4,00 23 17 18,75 161,753 23 50 223 1100 320545

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 10,3 21,32 9,9 4,7 8,77 9,6 3,6 8,70 4,8 3,8 3,87 48,3 22,5 42,66 237,800

Okul Ortalaması 23,8 11,0 21,06 8,7 4,3 7,65 6,8 3,3 6,02 1,1 1,3 0,76 40,5 19,9 35,49 216,060

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 1031 GÜL BERK 12C 29 7 27,25 10 6 8,50 8 3 7,25 47 16 43,00 240,728 1 8 128 746 175750

2 0 SULTAN KURT 12C 25 12 22,00 11 4 10,00 11 4 10,00 47 20 42,00 239,320 2 10 131 756 178575

3 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 8 28,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 0 1,00 47 24 41,00 233,570 3 13 140 797 190269

4 1016 KAHRAMAN GÜR 12C 26 11 23,25 10 8 8,00 9 6 7,50 45 25 38,75 227,425 4 17 153 836 202714

5 1001 TUĞBA TAN 12C 24 14 20,50 10 4 9,00 10 5 8,75 44 23 38,25 226,658 5 18 154 840 204294

6 0 KAĞAN ATASOY 12C 24 12 21,00 10 8 8,00 10 6 8,50 44 26 37,50 224,085 6 19 160 855 209636

7 1046 BEDİA TURHAN 12C 21 16 17,00 11 6 9,50 11 4 10,00 43 26 36,50 221,915 7 21 165 867 214148

8 1014 SELCAN AYDIN 12C 26 8 24,00 9 8 7,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 42 27 35,25 215,173 8 26 178 909 228363

9 103 SEFER GÜNDOĞDUUU 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 38 24 32,00 202,938 9 33 192 966 253318

10 1063 SUDENAZ ÇETİN 12C 25 11 22,25 9 5 7,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 199,168 10 35 199 989 260658

11 1019 12C 15 7 13,25 9 9 6,75 9 5 7,75 33 21 27,75 192,755 11 38 206 1015 272629

12 1044 OSMAN ATAR 12C 19 11 16,25 5 3 4,25 7 6 5,50 31 20 26,00 185,728 12 40 209 1039 284953

13 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 22 18 17,50 7 4 6,00 2 1 1,75 31 23 25,25 181,158 13 43 213 1051 292675
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

İl Ortalaması 26,85 8,92 24,62 2,68 1,13 2,40 2,12 1,59 1,72 3,25 0,62 3,09 3,25 0,72 3,07 0,01 0,00 0,01 12,77 3,60 11,87 2,28 1,28 1,96 2,12 1,19 1,82 1,15 1,14 0,87 56,48 20,19 51,43 268,390

İlçe Ortalaması 26,05 9,90 23,57 2,58 1,13 2,30 1,80 1,66 1,38 3,04 0,64 2,88 3,03 0,87 2,82 0,04 0,00 0,04 11,73 4,19 10,68 1,97 1,52 1,58 1,76 1,31 1,43 0,85 1,30 0,52 52,85 22,52 47,20 254,930

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

KATILIMLAR

1
KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan
Yıldırım Anadolu Lisesi

12A 12 23,50 9,58 21,10 1,50 0,17 1,46 0,67 0,42 0,56 2,08 0,67 1,92 2,00 0,08 1,98 7,08 2,58 6,44 1,25 1,42 0,90 1,42 0,92 1,19 0,92 1,08 0,65 40,42 16,92 36,20 217,950

2
KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan
Yıldırım Anadolu Lisesi

12B 23 23,78 11,83 20,83 2,43 1,26 2,12 1,87 1,96 1,38 2,91 0,70 2,74 2,83 0,87 2,61 0,22 0,00 0,22 6,52 2,78 5,83 0,22 0,35 0,13 0,00 0,13 -0,03 0,04 0,09 0,02 40,82 19,97 35,85 217,220

3
KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan
Yıldırım Anadolu Lisesi

12C 13 23,92 11,23 21,12 3,15 1,31 2,83 1,46 2,77 0,77 2,38 0,62 2,23 2,08 1,46 1,71 7,54 4,85 6,33 0,08 0,46 -0,04 40,61 22,70 34,95 214,660

4
KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan
Yıldırım Anadolu Lisesi

  1 26,00 8,00 24,00 7,00 4,00 6,00 2,00 3,00 1,25 2,00 2,00 1,50 1,00 2,00 0,50 38,00 19,00 33,25 207,980

5
KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan
Yıldırım Anadolu Lisesi

12 1 25,00 11,00 22,25 0,00 3,00 -0,75 3,00 1,00 2,75 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 1,75 34,00 20,00 29,00 192,960
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23 50 230 1171 376887

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,90 10,34 21,32 2,34 1,22 2,03 1,90 1,68 1,48 2,81 0,80 2,61 2,85 0,94 2,62 0,03 0,02 0,03 9,61 3,64 8,70 1,96 1,49 1,59 1,80 1,23 1,49 1,06 1,10 0,79 48,26 22,46 42,66 237,800

İl Ortalaması 26,85 8,92 24,62 2,68 1,13 2,40 2,12 1,59 1,72 3,25 0,62 3,09 3,25 0,72 3,07 0,01 0,00 0,01 12,77 3,60 11,87 2,28 1,28 1,96 2,12 1,19 1,82 1,15 1,14 0,87 56,48 20,19 51,43 268,390

İlçe Ortalaması 26,05 9,90 23,57 2,58 1,13 2,30 1,80 1,66 1,38 3,04 0,64 2,88 3,03 0,87 2,82 0,04 0,00 0,04 11,73 4,19 10,68 1,97 1,52 1,58 1,76 1,31 1,43 0,85 1,30 0,52 52,85 22,52 47,20 254,930

Okul Ortalaması 23,82 11,04 21,06 2,30 1,02 2,04 1,46 1,74 1,02 2,50 0,68 2,33 2,36 0,84 2,15 0,10 0,00 0,10 6,84 3,26 6,02 0,46 0,68 0,29 0,38 0,32 0,30 0,26 0,34 0,18 40,48 19,92 35,49 216,060

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



KURUM SORU ANALİZİ

Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi
KIRŞEHİR / KAMAN B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

Okul İlçe İl Genel

50 230 1171 376887

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle
Tamamlanması D  

3

%6,00

5

%10,00

40

%80,00

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar E  

1

%2,00

2

%4,00

2

%4,00

45

%90,00
  

Doğru (%90,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar C  

1

%2,00

47

%94,00
 

2

%4,00
  

Doğru (%94,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek
Kullanımlar B

1

%2,00
 

13

%26,00

31

%62,00

1

%2,00

4

%8,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%92,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması
(Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) B  

49

%98,00
  

1

%2,00
  

Doğru (%98,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması
(Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) A

20

%40,00
 

15

%30,00
 

14

%28,00

1

%2,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%58,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik
ve Özellikleri A

31

%62,00

1

%2,00

13

%26,00
 

5

%10,00
  

Doğru (%62,00)

Yanlış (%38,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Ses Olayları D

11

%22,00
  

24

%48,00

2

%4,00

13

%26,00
 

Doğru (%48,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%26,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Çekim Ekleri C

4

%8,00

4

%8,00

3

%6,00

9

%18,00

2

%4,00

28

%56,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%38,00)

Boş (%56,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Karma Dil Bilgisi A

7

%14,00

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00

2

%4,00

37

%74,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%74,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri D

3

%6,00
  

29

%58,00

11

%22,00

7

%14,00
 

Doğru (%58,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%14,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi
KIRŞEHİR / KAMAN B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

Okul İlçe İl Genel

50 230 1171 376887

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Yazım Kuralları B

5

%10,00

22

%44,00
 

4

%8,00

4

%8,00

15

%30,00
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri C

5

%10,00

2

%4,00

20

%40,00

1

%2,00

5

%10,00

17

%34,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%34,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları C

3

%6,00
 

21

%42,00

2

%4,00

10

%20,00

14

%28,00
 

Doğru (%42,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%28,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcük Türleri Karma B

4

%8,00

17

%34,00

3

%6,00

2

%4,00

2

%4,00

22

%44,00
 

Doğru (%34,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Düşüncenin Akışını Bozan Cümle E  

10

%20,00

5

%10,00

1

%2,00

34

%68,00
  

Doğru (%68,00)

Yanlış (%32,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafı İkiye Ayırma C

1

%2,00

5

%10,00

42

%84,00
  

2

%4,00
 

Doğru (%84,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme A

39

%78,00

4

%8,00

2

%4,00
 

4

%8,00

1

%2,00
 

Doğru (%78,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) B  

41

%82,00

9

%18,00
    

Doğru (%82,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

1

%2,00
 

48

%96,00
 

1

%2,00
  

Doğru (%96,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafın Konusu ve Başlığı E

1

%2,00

6

%12,00

4

%8,00

8

%16,00

25

%50,00

6

%12,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%38,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafın Konusu ve Başlığı D   

3

%6,00

45

%90,00

1

%2,00

1

%2,00
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) D

1

%2,00

3

%6,00

2

%4,00

41

%82,00

2

%4,00

1

%2,00
 

Doğru (%82,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%2,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi
KIRŞEHİR / KAMAN B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

Okul İlçe İl Genel

50 230 1171 376887

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) E

8

%16,00

1

%2,00
 

1

%2,00

33

%66,00

7

%14,00
 

Doğru (%66,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%14,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) D  

20

%40,00

5

%10,00

15

%30,00

6

%12,00

4

%8,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%62,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafın Konusu ve Başlığı A

22

%44,00

6

%12,00

13

%26,00
 

2

%4,00

7

%14,00
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%42,00)

Boş (%14,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma D

1

%2,00

13

%26,00
 

28

%56,00

6

%12,00

2

%4,00
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) A

37

%74,00

6

%12,00
  

5

%10,00

2

%4,00
 

Doğru (%74,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma D  

2

%4,00
 

47

%94,00

1

%2,00
  

Doğru (%94,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) C

1

%2,00
 

42

%84,00

3

%6,00

3

%6,00

1

%2,00
 

Doğru (%84,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%2,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) C

4

%8,00

3

%6,00

38

%76,00

2

%4,00
 

3

%6,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) D

2

%4,00
 

16

%32,00

27

%54,00
 

5

%10,00
 

Doğru (%54,00)

Yanlış (%36,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) E

1

%2,00

1

%2,00

11

%22,00

1

%2,00

20

%40,00

16

%32,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%32,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) C

1

%2,00

16

%32,00

12

%24,00

3

%6,00

14

%28,00

4

%8,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%68,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Paragrafın Konusu ve Başlığı B

6

%12,00

30

%60,00

2

%4,00

6

%12,00

3

%6,00

3

%6,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%34,00)

Boş (%6,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi
KIRŞEHİR / KAMAN B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

Okul İlçe İl Genel

50 230 1171 376887

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Paragrafın Konusu ve Başlığı A

23

%46,00

3

%6,00

3

%6,00

3

%6,00

15

%30,00

3

%6,00
 

Doğru (%46,00)

Yanlış (%48,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Paragrafın Konusu ve Başlığı B

10

%20,00

35

%70,00
 

2

%4,00
 

3

%6,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%6,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Paragrafın Konusu ve Başlığı D

1

%2,00
 

6

%12,00

37

%74,00
 

6

%12,00
 

Doğru (%74,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Paragrafın Konusu ve Başlığı A

29

%58,00

7

%14,00

2

%4,00
 

1

%2,00

11

%22,00
 

Doğru (%58,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%22,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) E

1

%2,00

3

%6,00

8

%16,00

2

%4,00

26

%52,00

10

%20,00
 

Doğru (%52,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%20,00)
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KATILIM

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder.

D
15

%31,91
 

1

%2,13

21

%44,68

3

%6,38

7

%14,89
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%40,43)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki
başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi
içerisindeki önemi bağlamında açıklar.

B  
18

%38,30

3

%6,38

1

%2,13

5

%10,64

20

%42,55
 

Doğru (%38,30)

Yanlış (%19,15)

Boş (%42,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını
analiz eder.

E
1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13

33

%70,21

10

%21,28
 

Doğru (%70,21)

Yanlış (%8,51)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı
Devleti ve Batılı devletler açısından
değerlendirir.

A
22

%46,81

1

%2,13

1

%2,13

4

%8,51

5

%10,64

14

%29,79
 

Doğru (%46,81)

Yanlış (%23,40)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

[1] Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan
Atatürk ilkelerini kavrar. [2] Eğitim ve kültür
alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri
kavrar.

C
1

%2,13

2

%4,26

21

%44,68

5

%10,64
 

18

%38,30
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%17,02)

Boş (%38,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini
açıklar. D

1

%2,13

14

%29,79

1

%2,13

18

%38,30

2

%4,26

11

%23,40
 

Doğru (%38,30)

Yanlış (%38,30)

Boş (%23,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine
göre sınıflandırır. B  

11

%23,40

6

%12,77

3

%6,38

3

%6,38

24

%51,06
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%25,53)

Boş (%51,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus
özellikleri ve nüfusun önemi hakkında
çıkarımlarda bulunur.

E
2

%4,26

1

%2,13
 

3

%6,38

34

%72,34

7

%14,89
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%12,77)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri
ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
açısından değerlendirir.

C
8

%17,02

7

%14,89

4

%8,51

3

%6,38
 

25

%53,19
 

Doğru (%8,51)

Yanlış (%38,30)

Boş (%53,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini
açıklar. B

9

%19,15

6

%12,77

1

%2,13

1

%2,13

22

%46,81

8

%17,02
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%70,21)

Boş (%17,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. A

27

%57,45

2

%4,26
  

2

%4,26

16

%34,04
 

Doğru (%57,45)

Yanlış (%8,51)

Boş (%34,04)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

1

%2,13
 

27

%57,45

4

%8,51

3

%6,38

12

%25,53
 

Doğru (%57,45)

Yanlış (%17,02)

Boş (%25,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

1

%2,13

4

%8,51

2

%4,26

31

%65,96

2

%4,26

7

%14,89
 

Doğru (%65,96)

Yanlış (%19,15)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18.
yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

E   
7

%14,89
 

34

%72,34

6

%12,77
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%14,89)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B

2

%4,26

6

%12,77

2

%4,26

1

%2,13

1

%2,13

35

%74,47
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%12,77)

Boş (%74,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve
naklî delilleri analiz eder. C

4

%8,51

5

%10,64

6

%12,77
 

1

%2,13

31

%65,96
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%21,28)

Boş (%65,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini
örnek alır. E

8

%17,02
  

1

%2,13

27

%57,45

11

%23,40
 

Doğru (%57,45)

Yanlış (%19,15)

Boş (%23,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki
mesajları değerlendirir. E

2

%4,26

3

%6,38
  

32

%68,09

10

%21,28
 

Doğru (%68,09)

Yanlış (%10,64)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. D   

12

%25,53

15

%31,91

5

%10,64

15

%31,91
 

Doğru (%31,91)

Yanlış (%36,17)

Boş (%31,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Temel değerleri ayet ve hadislerle
ilişkilendirir. C   

38

%80,85
 

1

%2,13

8

%17,02
 

Doğru (%80,85)

Yanlış (%2,13)

Boş (%17,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E     

1

%2,13

46

%97,87
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce
ortamını açıklar. A

1

%2,13
    

46

%97,87
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Felsefenin anlamını açıklar. A

1

%2,13
    

46

%97,87
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,87)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. E     

1

%2,13

46

%97,87
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini
hazırlayan düşünce ortamını açıklar. B  

1

%2,13
   

46

%97,87
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,87)
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KATILIM

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Sayı Kümeleri A

44

%88,00
  

1

%2,00
 

5

%10,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. C

3

%6,00
 

1

%2,00

3

%6,00
 

43

%86,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%86,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. A

25

%50,00
 

1

%2,00
  

24

%48,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%48,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sayı Kümeleri D

1

%2,00

1

%2,00
 

31

%62,00
 

17

%34,00
 

Doğru (%62,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%34,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden
durumları içeren problemleri çözer. C

8

%16,00

3

%6,00

23

%46,00
  

16

%32,00
 

Doğru (%46,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%32,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sayı Kümeleri C  

1

%2,00

41

%82,00

1

%2,00

1

%2,00

6

%12,00
 

Doğru (%82,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Sayı Kümeleri E

6

%12,00
 

2

%4,00

1

%2,00

26

%52,00

15

%30,00
 

Doğru (%52,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. A

9

%18,00

2

%4,00
 

10

%20,00
 

29

%58,00
 

Doğru (%18,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%58,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. A

11

%22,00

2

%4,00

1

%2,00
  

36

%72,00
 

Doğru (%22,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%72,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili
problemler çözer. B  

6

%12,00
 

3

%6,00

7

%14,00

34

%68,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

D  
1

%2,00
 

8

%16,00
 

41

%82,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%82,00)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 MANTIK B  

6

%12,00

5

%10,00
 

5

%10,00

34

%68,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. D   

1

%2,00
  

49

%98,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%98,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER E   

2

%4,00

2

%4,00

7

%14,00

39

%78,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%78,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sayı Kümeleri C  

8

%16,00

21

%42,00

3

%6,00
 

18

%36,00
 

Doğru (%42,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C   

1

%2,00

1

%2,00

2

%4,00

46

%92,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%92,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 VERİ B

2

%4,00

11

%22,00

11

%22,00

4

%8,00

2

%4,00

20

%40,00
 

Doğru (%22,00)

Yanlış (%38,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

5

%10,00
 

12

%24,00
 

1

%2,00

32

%64,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%64,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. E

2

%4,00

3

%6,00

1

%2,00

7

%14,00

15

%30,00

22

%44,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C   

1

%2,00
  

49

%98,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C   

3

%6,00
 

1

%2,00

46

%92,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%92,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C   

8

%16,00

1

%2,00
 

41

%82,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%82,00)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. E     

19

%38,00

31

%62,00
 

Doğru (%38,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%62,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D     

1

%2,00

49

%98,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%98,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

1

%2,00

1

%2,00

3

%6,00

14

%28,00
 

31

%62,00
 

Doğru (%6,00)

Yanlış (%32,00)

Boş (%62,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D  

2

%4,00
   

48

%96,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C  

8

%16,00
 

1

%2,00

1

%2,00

40

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 SAYMA VE OLASILIK E  

2

%4,00

1

%2,00

2

%4,00

7

%14,00

38

%76,00
 

Doğru (%14,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%76,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler
yapar. B    

1

%2,00
 

49

%98,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%98,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler
çözer. C   

2

%4,00
  

48

%96,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek
problemler çözer. C      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenin Alanı D      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çokgenler D      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi
KIRŞEHİR / KAMAN B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

Okul İlçe İl Genel

50 230 1171 376887

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Özel Dörtgenler D      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Özel Dörtgenler A      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Özel Dörtgenler A      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Katı Cisimler C      

50

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Katı Cisimler B  

1

%2,00
   

49

%98,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi
KIRŞEHİR / KAMAN B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

Okul İlçe İl Genel

50 230 1171 376887

KATILIM

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C

1

%4,76

1

%4,76

1

%4,76

4

%19,05

6

%28,57

8

%38,10
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%57,14)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Hareket E  

2

%9,52

1

%4,76

3

%14,29

9

%42,86

6

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Renk C

1

%4,76
 

7

%33,33
  

13

%61,90
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%4,76)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Basınç D  

3

%14,29

1

%4,76

1

%4,76
 

16

%76,19
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%19,05)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Isı ve Sıcaklık A

2

%9,52
 

3

%14,29
  

16

%76,19
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%14,29)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Akım ve Manyetik Alan B

1

%4,76

1

%4,76

2

%9,52
  

17

%80,95
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%14,29)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Dalgalar C   

2

%9,52
 

5

%23,81

14

%66,67
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%23,81)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

[1] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği [2] Kimyanın Sembolik Dili C   

9

%42,86

1

%4,76
 

11

%52,38
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%4,76)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

[1] Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır. [2] Elementlerin periyodik
sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.

E  
4

%19,05
  

3

%14,29

14

%66,67
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%19,05)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası
elektron ortaklaşması temelinde açıklar. C   

2

%9,52
 

2

%9,52

17

%80,95
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%9,52)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. D

1

%4,76
 

1

%4,76
 

1

%4,76

18

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)



KURUM SORU ANALİZİ

Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi
KIRŞEHİR / KAMAN B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

Okul İlçe İl Genel

50 230 1171 376887

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından
önemli tepkimelerini açıklar. C   

2

%9,52
  

19

%90,48
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri
açıklar. B

3

%14,29

2

%9,52

3

%14,29
  

13

%61,90
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%28,57)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar A

1

%4,76
    

20

%95,24
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz
eder. E  

3

%14,29
 

1

%4,76

6

%28,57

11

%52,38
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%19,05)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. A

1

%4,76

2

%9,52
 

2

%9,52

1

%4,76

15

%71,43
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%23,81)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. D

2

%9,52
 

2

%9,52
  

17

%80,95
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%19,05)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mayozu açıklar. E     

1

%4,76

20

%95,24
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. A

2

%9,52

1

%4,76
  

1

%4,76

17

%80,95
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%9,52)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Virüslerin genel özelliklerini açıklar. D

1

%4,76
 

1

%4,76

3

%14,29
 

16

%76,19
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%9,52)

Boş (%76,19)



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

207,983 64,54
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

    -  0
MELEHAT TAŞKIRAN 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 30 188 950 243244 % 64,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBeeDEDDBC  ECABCEDaEb DADCCDabaABD E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız    CaA A   EbCeeE    E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız C  BeceC  c Cb  A dd

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 1 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 2 2 40

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 3 1 25

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 0 1 0

Renk 1 1 0 100

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Dalgalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

192,958 72,24
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12  -  1056
AŞIR PEHLİVAN 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 37 205 1013 272248 % 72,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECcBAADb ae e bCABCdDDaeeDADCCD CBcBDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız a bb DeE BeeDE  EEee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A    b          B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 6 0 86

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 1 1 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

214,270 61,09
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1035
ALEYNA ÇELİK 120 38 11 71 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 179 913 230223 % 61,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBAcaED   C ECABCEDDEb DADCCDEbBdBDAEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız           D  C E CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız  DCCE  A    b c                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız      b      C a     

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 1 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 6 1 86

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 1 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

171,205 81,68
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1055
AYNUR SAMANCI 120 27 22 71 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 49 221 1084 307855 % 81,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBcA EDDa C E eBe Dc bAbADCCacbBAaD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız    D   a  Dc d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız ADC    A    C   d e  E    b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız     ed    a   a    E

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 1 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 2 4 29

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 0 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

172,320 81,26
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1010
BİRGÜL ER 120 25 10 85 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 48 220 1081 306272 % 81,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız Cce A EDD C  ECABC DD DcDADCC c  eBcAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız  Da    A   c    a   d       A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 3 3 38

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 1 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 2 0 40

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

280,605 28,26
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1000
EGE TAŞ 120 59 16 45 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 71 513 106504 % 28,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız cECcBcAD AeB e cCABCEDDEDc ADC DEdBeBDAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız D EA      ACDcB EE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A ADCCEA BDB E eBC     E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız dEC A  CECaCB Eb  bD

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 2 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 1 17

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

245,898 43,95
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1002
EMİRHAN KARAGÖZ 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 120 720 165645 % 43,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBAA EDDd eBECABCEDD eADADCaDEbBeaDAcd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EACDBE eD DE CAEDCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız ADCC b        dC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız Cb  eEd e a C   e  E

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 2 0 40

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Basınç 1 0 1 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

302,015 20,64
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  343
EMRE BATIN YAMAN 120 69 25 26 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 40 361 77800 % 20,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECcBAbDaADdC BEbAcCEDDE  bADeCDcCBcBcAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız DeEACDBEbeACDEaCEEDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız ACADbCE cBDBc bddC     E    E d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız CE DAaCCEecCBAEA EAD

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 5 2 71

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 1 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 1 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 1 0 100

Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Dalgalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

207,308 64,89
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1037
İLAYDA ÇELİK 120 34 8 78 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(244575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 31 189 952 244575 % 64,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız  ECcBcA   e C  EC BCEDDEDcDADCC  bBeaDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız        E    Dc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A AD CEAA    E  B           E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 3 1 43

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

177,630 79,15
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1039
İLKNUR TOSUN 120 30 24 66 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 215 1062 298316 % 79,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBcca   a CabCAcCEDDEeAbADCCDECBbaD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız De                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A cDbCdd B   dd   d         E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız eECbc           c   

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 6 0 86

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 2 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Basınç 1 0 1 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

238,713 47,71
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1045
MERYEM  ÇOPUR 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 132 761 179807 % 47,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBAeDEDDBCeccCABCcDeEcADADCCDEeBABcAc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız         D DEcCAEDCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız    CE  A B          C     E          B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız      Ebe  c CE   abb

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 0 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

174,430 80,45
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1041
SELDA BALYEMEZZ 120 26 13 81 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 47 219 1070 303211 % 80,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DEbeBcA d    e ECeBCEDDEb D DCCD bdAB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız            dDc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A A  C   e   EC   d                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 1 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 0 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

174,883 80,28
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1004
ŞEVVAL BEKTAŞ 120 26 13 81 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(302553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 46 218 1069 302553 % 80,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBcc CADB CcECAcCEDD b b bCCD eBb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A    CE    B  C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız        Cb      e   c

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 3 1 38

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 1 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajları değerlendirir. 1 0 0 0

İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

256,095 38,92
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12A  -  1020
SILA TURHAN 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 108 665 146692 % 38,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DdCdBecDC DBCCBEbABCEDDEeAbbDCCcECBbBDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız DBE C  E eACDE eEEDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A  DCCa  B    b eC C   E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız eECbcceCb   a Edc  D

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 5 1 71

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 2 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 3 0 25

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Basınç 1 0 1 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Dalgalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

181,298 77,60
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  999
ALİ MELİKOĞLU 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 42 212 1049 292446 % 77,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBAADEDDeCaBcaABC DDabcDADdCD bded  b A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EeCDeE ebe E    D E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız  aaCE a             C  a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 1 4 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 3 3 43

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 2 1 40

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

224,048 55,64
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  994
BÜNYAMİN DOĞAN 120 42 16 62 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 20 161 856 209703 % 55,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBeAa  D    bCABCEDDabbDADCCDceBAaDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız D   CbBE eACDEBCaEDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A ADC      c        C C e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 2 0 40

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 1 17

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

219,828 57,99
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1053
DEFNE TOSUN 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(218549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 23 170 877 218549 % 57,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBAca  Dd CBECbBCEDDaDcDADCCcc ceBDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız eBEAdD EbeACDcabEEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A A  CE       b   E      d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız aEC cc              

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 2 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 1 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 1 0 100

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

161,753 85,05
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  997
DİLAN GÜLER 120 23 17 80 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(320545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 50 223 1100 320545 % 85,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBeAaEbD CC EbecCdDDEDAbAD    d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız      bd         eCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız  D CaA A    d a E            e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 2 1 25

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 1 1 14

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 2 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

200,345 68,54
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1028
ECEM IŞIK 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(258329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 34 196 979 258329 % 68,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CcBAAaEDDd CBECABCbDbEDbDADCdcdbBeBDAce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EdbDcE ab Dc CAE CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız    Ca  A   Eb d              e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 1 6 14

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 2 2 40

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

198,725 69,38
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  998
ENES MURATOĞLU 120 36 21 63 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 36 200 991 261495 % 69,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBeA   D    ECABCbDDEcbeADdCDEbBeBaAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız edEA D ECeACDE  EbeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız    bbC    b   b B        C e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4 4 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 1 2 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

266,888 33,97
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  903
ESMA ÖZDEMİR 120 55 16 49 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 96 595 128037 % 33,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CcBAAaEDDBaCdECABCEDDE ADADCCDcCBABDAEdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EA aBEaeD DEBCAEDCa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız  DCCE  ADc  C B b         E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız      Ed      b     b

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 8 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 6 1 86

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

206,975 65,07
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1030
GÖZDE GÜLTEKİN 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 32 190 956 245258 % 65,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DEedBeca  DBbaBbCAcCEcDEDbbbDCCcbCBABD c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız D  eCbBE eAC E  EE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A  DaCE b D   C d E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

242,028 45,94
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1022
GÜRKAN KARGILI 120 48 17 55 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 126 736 173149 % 45,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CcBAA EcDBC aECABCEDDEbADADCCDECaeaDAEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EAaDBEbebdDE CAEcCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız ADaCE aA        E        b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 7 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

221,568 57,01
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1012
HÜSEYİN G KOÇYİĞİT 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 22 167 870 214866 % 57,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBecD   B CaECABC DDEDcbADeCDECdAaDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız DBEebbdE eACDE  EaDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A  DaC   e   Eb   E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4 3 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 6 1 86

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 1 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

212,618 61,98
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1011
İBRAHİM KOÇUM 120 38 13 69 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 28 182 923 233583 % 61,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBec ED     ECABCEDcEDceADCbDECBABDAb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EA  BEbeD bE CAE C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız ADC         d   E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız       e             

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 1 1 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

291,860 24,06
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  607
NEVZAT GÖNÇ 120 59 4 57 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 54 432 90663 % 24,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBAAeEDD CeBECABCdDDEDADADCCDECBABDA  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EA DBE  D DE CA  CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 0 27 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız  D CEA A B  C BCE    E C     B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 6 0 86

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 4 0 33

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

239,545 47,27
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1017
NURULLAH ATAK 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 130 755 178143 % 47,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBec  ADB CcbbABC DDaDcDADCCcceceBDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız D E C e  e  Dc bEEDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A ADCCE  eDB EC BCE   CE d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4 3 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 4 1 33

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

183,593 76,57
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1029
ORÇUN ÖZDEMİR 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(288585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 41 211 1046 288585 % 76,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 21 5 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız cECdBeea  aaee bbbBabDb bAbeDCCD eaeBDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız   E  DBECB  a  CEEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A A CCE         B     C  d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 1 2 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 2 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 0 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 1 8

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

217,195 59,47
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1040
RABİA YAMAN 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 25 177 894 224122 % 59,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECcBcADdeDBeCdECAcCdDDEcAeADeCDcaaeBDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız acEddD EaBACbE bEE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A   CCcAbdDc  C a b      d  E  C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 1 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

191,363 73,01
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  995
ROJİN POLAT 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 39 207 1023 275179 % 73,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DEC Bcc a   CCBECcBCEDDbeADbDCCD dB Bcec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız e   CD ECaeC Ee EaDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A A  d            c                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 2 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 1 1 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

175,815 79,89
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1062
SAFİYE ERDAL 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 45 217 1067 301103 % 79,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız C BccDEcD  C b cBC eDacbDbbCdcEeBdBDAEed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EAdDeEaa cDE CAb Cd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız   Ce   A    C B        d     e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4 3 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 2 1 40

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

231,860 51,38
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1007
SERAP ÇERİBAŞI 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(193663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 145 811 193663 % 51,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBAADEDDBC  bCAcCEDDEbADADCCcEbeAaDAca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız E  D E eD eE CAEDCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız AD Ca  A          C C     d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 1 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 0 17

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

228,650 53,13
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  608
ŞEVVAL AYDOĞAN 120 43 14 63 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 152 831 200229 % 53,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBAADa DBC  bCAcCEDDEbADADCCcEbeAaDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız D E  D E eACeE   EDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A AD Ca             C C     d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 1 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 0 17

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

230,573 52,06
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1033
SEZGİN ÇÖKLÜ 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 15 150 821 196226 % 52,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız C BAADEDD eeBECbBCdDDa AbADCCDEbBABc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız cACcBE aDcDEdCA     AEBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız ADaC A A        a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 0 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 5 1 71

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 0 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

212,488 62,05
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1066
SUDENAZ ÜNAL 120 42 32 46 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 29 184 925 233854 % 62,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız cECdBcADCceBCCeECABCdcDEbeeADdCccCaABDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız acEddedEacACbE bEEeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A  DC cA dDc  C B b      d  E  C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız               b     

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4 4 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 1 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

237,823 48,19
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1025
YAREN ERDAL 120 47 21 52 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 135 772 181609 % 48,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız eECcBAAad eeae ECABCEDDEbADADCaaEbBcBcAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız DBEeCDBEbBACbE  aEDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A  DCC A e   dC  CE    E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız e                   

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 3 0 25

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

219,330 58,25
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12B  -  1047
YUSUF SARI 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(219552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 24 174 882 219552 % 58,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CaBeA bbDeC BbCABCcDDEeADbDCac eBdBDAade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EACDeaCeccDE abEcCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız ADCCE  AD    eBC    C  d     d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız a   CEe   c d      E

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 2 4 29

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 2 17

VERİ 1 1 0 100

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 1 0 100

Renk 1 0 1 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

192,755 72,34
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  1019

120 33 21 66 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 38 206 1015 272629 % 72,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBAA EDaBee ECABCa    AaeDC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EACaBEaabccEB  EcCaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız AD CEd A    C caE    E   db A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 1 1 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 1 0 14

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 2 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

233,570 50,48
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  622
BATUHAN TEMİR 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(190269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 140 797 190269 % 50,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBeADEDDadCBECABCEDDEbADeDCCDEedABDAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EAdaBEaeb cE dbEcCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız   CCEd A e  C cCd    E d b  A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız C                   

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 6 1 86

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 3 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 1 0 100

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

221,915 56,82
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  1046
BEDİA TURHAN 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 165 867 214148 % 56,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CcBAAeEDeBaCaECbBCEDDEcAbbeCCc eaAdDbd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EACaBEda BDEcdAEcC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız ADCCEd A    C caE    E Cb   A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 3 3 43

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 3 2 25

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

240,728 46,63
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  1031
GÜL BERK 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 128 746 175750 % 46,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CcBAADcDDBCC ECAcCEDDEbceADCCD eBABDAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız ddCD E eeBDE CAbeCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız ADCCEd A c    c      E      A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 5 1 71

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 0 8

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

224,085 55,62
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  0
KAĞAN ATASOY 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 19 160 855 209636 % 55,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBAAD  eBaCBcCeBCcDDEbcDeDCCc  BeBDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız aBEACbcEaa  DEBaaEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A ADCCEdA  e  C caE    E d b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4 4 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 1 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 3 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

227,425 53,79
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  1016
KAHRAMAN GÜR 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 17 153 836 202714 % 53,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBAAD  eBaCBcCABCEDDabADeDCCc eBeBDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız aBEACbcEaa  DEBaaEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız AdAD CEbA     C caE    E d b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 2 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 3 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

181,158 77,66
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  907
MERVE BUSE ÜNLÜ 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 43 213 1051 292675 % 77,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız bcCdBccDdbDabCBdCABCdDedDcDADCCcEeBeBDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız DBEcCaBddBA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız AdA                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 4 4 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 1 0 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

185,728 75,61
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  1044
OSMAN ATAR 120 31 20 69 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 40 209 1039 284953 % 75,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DdC Beca       ECABCcDD bcDADaaDECBAa bE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız a EACbBE e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A   CCEd   e  C cCd    E d b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 1 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 3 4 38

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 5 2 71

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 4 0 80

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 3 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

202,938 67,21
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  103
SEFER GÜNDOĞDUUU 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 33 192 966 253318 % 67,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBceDEDeBC  ECABCbDDED bADCbDcbBABDcEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EA a dbeD DE e EDCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız   aCEd d e  C   d    E   bc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız      d              

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 1 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 1 2 8

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

215,173 60,59
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  1014
SELCAN AYDIN 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(228363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 26 178 909 228363 % 60,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBcAD  e eaBECABCdDDEDA ADCC EbeABD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız aBaeCbBa dACDE  aEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız Aa  CC dA  e  C cCd    E d b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız db c  e             

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 5 1 71

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 3 0 60

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 3 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Hareket 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 1 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

199,168 69,16
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  1063
SUDENAZ ÇETİN 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(260658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 35 199 989 260658 % 69,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBBAADEDDBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAECA

Cevaplarınız CdBceDEDeBC  ECABCbDDED bADCbDcbBABDcEb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDBECBDBDEBCAEDCECAEBAE

Cevaplarınız EA a dbeD DE e EDCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ADCCEACADBDECCBCECCCCEDCDCECABCDDDAACBCB

Cevaplarınız   aCE      c           b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDABCECCDCBACEDEADAE

Cevaplarınız      d              

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 3 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 2 0 40

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 1 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

239,320 47,38
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  0
SULTAN KURT 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 131 756 178575 % 47,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DEecBcAD  eBCdBECABCEDDEbceADCCc edABDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız a EACbBE eACDE   EcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız A ADCCEdAB    C cC     E d b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 1 2 33

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 5 3 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 4 2 57

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 2 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



B SARMAL TÜRKİYE GENELİ TYT 23

226,658 54,21
%

KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

12C  -  1001
TUĞBA TAN 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 154 840 204294 % 54,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 50 230 1171 376887

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DECBBAADCADBCCBECABCEDDEDADADCCDECBABDAE

Cevaplarınız DECdBeADdAD CdeECABCbcbEbbDADCCc edABDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBEACDBECBACDEBCEEDCEAAEB

Cevaplarınız aBEACb E B  DE  aEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ACADCCEAABDBDECCBCECCCCEDCDCECBCCDDDAACB

Cevaplarınız AdADCCE A     C caE    E db             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECDABCCECDCBAEADEAD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 3 2 1 67

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 8 3 5 38

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 7 3 3 43

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı Kümeleri 5 5 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 12 2 3 17

VERİ 1 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Dörtgenler 3 0 0 0

Katı Cisimler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Hareket 1 0 0 0

Renk 1 0 0 0

Basınç 1 0 0 0

Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Akım ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
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