
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi TYT REHBER SERİSİ DENEME - 3 48 48 48 3476

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 10,85 21,23 2,66 1,44 2,30 1,42 1,76 0,98 1,48 1,55 1,09 2,85 0,98 2,60 0,03 0,02 0,02 9,73 5,09 8,46 1,71 1,35 1,37 1,84 1,19 1,54 0,99 0,95 0,75 46,65 25,18 40,34 230,470

Okul Ortalaması 24,19 10,27 21,62 2,17 1,67 1,75 1,60 1,17 1,31 0,83 1,54 0,45 2,29 0,94 2,06 0,00 0,00 0,00 7,19 4,17 6,15 0,96 0,60 0,81 0,54 0,42 0,44 0,17 0,35 0,08 39,94 21,13 34,67 213,240

KATILIMLAR

1 235 MUAMMER ÜLKER 12A 29 6 27,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 20 6 18,50 3 2 2,50 2 1 1,75 63 19 58,25 294,778 704

2 343 YAMAN YAMAN 12A 24 9 21,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 14 2 13,50 3 3 2,25 5 1 4,75 2 2 1,50 60 20 55,00 280,643 847

3 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 28 6 26,50 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 15 6 13,50 2 1 1,75 1 1 0,75 55 15 51,25 270,048 966

4 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 30 5 28,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 13 3 12,25 52 10 49,50 264,318 1036

5 1020 SILA TURHAN 12A 28 9 25,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 8 5 6,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 52 18 47,50 253,568 1194

6 103 SEFEERR GDDOĞDUS   R 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 10 3 9,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 18 45,50 249,090 1262

7 1060 SULTAN KURT 12C 27 9 24,75 1 2 0,50 12 7 10,25 5 0 5,00 3 1 2,75 48 19 43,25 241,165 1374

8 622 BATUHAN TEMİR 12C 30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 12 9 9,75 1 1 0,75 49 25 42,75 241,103 1377

9 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 28 7 26,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 7 6 5,50 45 19 40,25 230,970 1553

10 1047 YUSUF SARI 12B 22 16 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 14 4 13,00 45 25 38,75 230,768 1557

11 1053 DEFNE TOSU N 12B 28 9 25,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 7 2 6,50 2 1 1,75 45 22 39,50 228,658 1606

12 1017 NURULLAH ATAK 12B 21 11 18,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 14 2 13,50 42 18 37,50 227,023 1641

13 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 28 11 25,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 6 2 5,50 42 18 37,50 222,193 1744

14 1000 EGE TAŞ 12A 21 15 17,25 3 1 2,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 7 4 6,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 3 1,25 45 30 37,50 220,773 1771

15 1026 TUĞBA AKYOL 12B 25 11 22,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 2 4,50 1 0 1,00 42 19 37,25 220,700 1773

16 48 MUSTAFA REİS 12C 19 13 15,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 11 8 9,00 6 0 6,00 4 0 4,00 43 25 36,75 219,420 1800

17 1054 MELEHAT TAŞKIRAN 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 7 1 6,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 42 25 35,75 217,103 1838

18 1010 BİRGÜL ER 12A 29 5 27,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 41 18 36,50 217,038 1840

19 1008 KARRELEN ÇİRCİ 12A 28 6 26,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 6 4 5,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 40 15 36,25 216,928 1842

20 1012 HÜSEYİN G K 12B 26 7 24,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 3 4,25 39 12 36,00 216,728 1848

21 1002 EMİRHAN KARAGÖZ 12A 27 13 23,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 5 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 44 29 36,75 216,500 1858

22 1046 BEDİA TURHAN 12C 27 13 23,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 9 9 6,75 40 27 33,25 209,325 2009

23 1031 GÜL BERK 12C 26 12 23,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 8 2 7,50 0 2 -0,50 38 21 32,75 208,318 2029

24 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 26 11 23,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 4 3,00 39 22 33,50 208,053 2032

25 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 23 8 21,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 1 4,75 3 2 2,50 37 15 33,25 207,643 2048

26 1014 SELCAN AYDIN 12C 24 13 20,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 8 6 6,50 39 27 32,25 206,125 2078

27 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 22 15 18,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 9 3 8,25 38 25 31,75 205,625 2092

28 998 ENES MURATOĞLU 12B 25 9 22,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 4 2,00 37 17 32,75 205,110 2108

29 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 21 11 18,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 6 2 5,50 1 0 1,00 36 18 31,50 203,003 2166
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 10,85 21,23 2,66 1,44 2,30 1,42 1,76 0,98 1,48 1,55 1,09 2,85 0,98 2,60 0,03 0,02 0,02 9,73 5,09 8,46 1,71 1,35 1,37 1,84 1,19 1,54 0,99 0,95 0,75 46,65 25,18 40,34 230,470

Okul Ortalaması 24,19 10,27 21,62 2,17 1,67 1,75 1,60 1,17 1,31 0,83 1,54 0,45 2,29 0,94 2,06 0,00 0,00 0,00 7,19 4,17 6,15 0,96 0,60 0,81 0,54 0,42 0,44 0,17 0,35 0,08 39,94 21,13 34,67 213,240

KATILIMLAR

30 1033 SEZGİN ÇÖKLÜ 12B 14 4 13,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 7 2 6,50 33 10 30,50 200,895 2202

31 1025 YAREN ERDAL 12B 22 14 18,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 6 3 5,25 37 26 30,50 199,920 2218

32 1056 AŞIR PEHLİVAN 12C 24 11 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 37 25 30,75 199,815 2221

33 321 FURKAN DÖNMEZZZ 12C 21 11 18,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 9 10 6,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 30 29,50 196,933 2271

34 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 26 11 23,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 35 18 30,50 196,743 2275

35 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 28 11 25,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 37 26 30,50 196,363 2280

36 1021 KAĞAN ATASOY 12C 21 12 18,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 10 9 7,75 35 26 28,50 194,925 2307

37 1037 İLAYDA ÇELİK 12A 24 6 22,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 2 4,50 32 12 29,00 194,485 2320

38 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 20 17 15,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 9 8 7,00 36 32 28,00 193,013 2357

39 1055 AYNUR SAMANCI 12A 22 7 20,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 6 4 5,00 0 5 -1,25 33 20 28,00 192,018 2376

40 1062 SAFİYE ERDAL 12B 22 13 18,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 33 20 28,00 191,673 2384

41 1061 SATI ADA 12C 26 14 22,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 35 27 28,25 189,978 2428

42 1003 ALİ ARSLAN 12A 22 9 19,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 7 7 5,25 1 0 1,00 32 19 27,25 189,145 2440

43 1028 ECE IŞIK 12B 19 5 17,75 2 1 1,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 29 9 26,75 187,080 2490

44 907 MERVE BUSE ÜNLÜ 12C 24 16 20,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 33 25,75 182,988 2550

45 995 ROJİN POLAT 12B 21 13 17,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 2 3,50 31 22 25,50 182,928 2551

46 1019 İREM TEMİR 12C 22 7 20,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 6 13 2,75 32 26 25,50 182,383 2564

47 1001 TUBA TAN 12C 22 17 17,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 5 1,75 33 33 24,75 179,540 2611

48 1044 OSMAN ATAR 12C 12 5 10,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 3 3,25 18 9 15,75 151,840 3018
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,94 10,85 21,23 2,66 1,44 2,30 1,42 1,76 0,98 1,48 1,55 1,09 2,85 0,98 2,60 0,03 0,02 0,02 9,73 5,09 8,46 1,71 1,35 1,37 1,84 1,19 1,54 0,99 0,95 0,75 46,65 25,18 40,34 230,470

Okul Ortalaması 24,19 10,27 21,62 2,17 1,67 1,75 1,60 1,17 1,31 0,83 1,54 0,45 2,29 0,94 2,06 0,00 0,00 0,00 7,19 4,17 6,15 0,96 0,60 0,81 0,54 0,42 0,44 0,17 0,35 0,08 39,94 21,13 34,67 213,240

KATILIMLAR
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