
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,8 7,5 6,91 12,0 6,0 10,51 8,2 8,9 6,01 10,0 9,6 7,59 39,0 32,0 31,02 221,180

Okul Ortalaması 6,6 8,9 4,38 8,3 8,1 6,31 3,5 8,8 1,28 3,9 9,1 1,62 22,3 34,9 13,59 151,820

KATILIMLAR

1 1254 ELİF GÜRBÜZ 10C 13 5 11,75 16 2 15,50 15 8 13,00 17 7 15,25 61 22 55,50 318,250 1 1 1 1 99

2 1200 BEREN SERİN 10A 12 7 10,25 13 6 11,50 5 16 1,00 13 14 9,50 43 43 32,25 227,750 1 2 2 2 590

3 255 KEREM TEKİN 10C 9 8 7,00 11 6 9,50 9 8 7,00 7 11 4,25 36 33 27,75 208,500 2 3 3 3 797

4 724 HAYATİ 10C 6 14 2,50 12 7 10,25 8 8 6,00 10 9 7,75 36 38 26,50 198,250 3 4 4 4 901

5 1225 SILA DAĞ 10A 10 6 8,50 10 7 8,25 4 9 1,75 7 6 5,50 31 28 24,00 196,250 2 5 5 5 931

6 564 YUSUF GİRAY DENİZ 10B 12 6 10,50 8 11 5,25 4 4 3,00 7 14 3,50 31 35 22,25 194,250 1 6 6 6 952

7 1246 SÜMEYYE BALYEMEZ 10C 8 6 6,50 8 5 6,75 7 9 4,75 6 6 4,50 29 26 22,50 189,750 4 7 7 7 999

8 465 CAHİT CULHA 10C 6 5 4,75 9 7 7,25 2 9 -0,25 12 3 11,25 29 24 23,00 189,500 5 8 8 8 1001

9 1195 NİHAN TALU 10C 10 7 8,25 11 7 9,25 2 6 0,50 7 12 4,00 30 32 22,00 187,000 6 9 9 9 1018

10 1211 ALPEREN GÖÇMEN 10A 10 5 8,75 13 6 11,50 2 16 -2,00 7 14 3,50 32 41 21,75 184,250 3 10 10 10 1046

11 378 TAHA ARSLAN 10C 7 9 4,75 7 12 4,00 10 10 7,50 6 6 4,50 30 37 20,75 183,750 7 11 11 11 1052

12 1180 ZEYNEP CULHA 10A 12 5 10,75 12 7 10,25 2 15 -1,75 5 14 1,50 31 41 20,75 183,500 4 12 12 12 1054

13 1174 AYSU DAYI 10C 8 5 6,75 10 5 8,75 1 6 -0,50 7 5 5,75 26 21 20,75 181,000 8 13 13 13 1079

14 1230 BAHAR TEKTEN 10A 11 7 9,25 11 8 9,00 2 15 -1,75 5 14 1,50 29 44 18,00 172,250 5 14 14 14 1142

15 1187 OĞUZ KAAN KAYA 10C 8 5 6,75 7 10 4,50 7 9 4,75 2 3 1,25 24 27 17,25 171,250 9 15 15 15 1156

16 1183 PAKİZE KANKAL 10C 7 2 6,50 7 6 5,50 6 6 4,50 3 8 1,00 23 22 17,50 171,000 10 16 16 16 1158

17 1224 SEVGİ KAYA 10A 6 6 4,50 10 5 8,75 3 5 1,75 5 6 3,50 24 22 18,50 169,750 6 17 17 17 1168

18 1248 CEYDA NUR ARSLAN 10B 8 10 5,50 10 10 7,50 2 4 1,00 6 12 3,00 26 36 17,00 166,000 2 18 18 18 1194

19 1203 AYŞENUR MERT 10C 6 10 3,50 11 4 10,00 5 9 2,75 4 9 1,75 26 32 18,00 165,500 11 19 19 19 1197

20 1178 BURAK MEMİŞ 10A 7 13 3,75 13 7 11,25 4 9 1,75 3 8 1,00 27 37 17,75 163,500 7 20 20 20 1211

21 1239 BUSE NAZ ŞAHİN 10B 8 11 5,25 9 10 6,50 3 12 0,00 7 11 4,25 27 44 16,00 162,750 3 21 21 21 1215

22 1223 SÜMEYYE NUR YOLLU 10A 7 13 3,75 11 7 9,25 5 10 2,50 5 14 1,50 28 44 17,00 162,500 8 22 22 22 1217

23 1204 EDA ARSLAN 10C 5 8 3,00 9 6 7,50 7 7 5,25 4 12 1,00 25 33 16,75 162,500 12 22 22 22 1217

24 1194 GONCAGÜL YEŞİL 10A 9 4 8,00 8 6 6,50 1 8 -1,00 3 5 1,75 21 23 15,25 162,500 8 22 22 22 1217

25 896 MELİS KELEŞ 10A 9 7 7,25 3 0 3,00 4 8 2,00 4 7 2,25 20 22 14,50 162,250 10 25 25 25 1222

26 395 BÜŞRA NUR ULAŞ 10A 4 3 3,25 9 2 8,50 2 2 1,50 4 6 2,50 19 13 15,75 157,750 11 26 26 26 1247

27 1237 GÜLSÜM TURGUT 10B 6 8 4,00 10 6 8,50 3 5 1,75 2 3 1,25 21 22 15,50 157,500 4 27 27 27 1249

28 1191 M MUSTAFA ASLAN 10A 6 11 3,25 11 7 9,25 3 15 -0,75 6 12 3,00 26 45 14,75 153,000 12 28 28 28 1276

29 1202 ÖMER ERARSLAN 10B 9 9 6,75 6 8 4,00 2 5 0,75 2 6 0,50 19 28 12,00 150,750 5 29 29 29 1285

30 1243 ZEYNEP BİÇİCİ 10B 9 7 7,25 7 11 4,25 1 3 0,25 17 21 11,75 150,000 6 30 30 30 1290

31 1245 CEREN ŞEN 10A 6 4 5,00 10 8 8,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 18 21 12,75 148,000 13 31 31 31 1296

32 1208 ŞEVVAL KARAGÖZ 10A 8 11 5,25 6 12 3,00 4 5 2,75 1 4 0,00 19 32 11,00 146,250 14 32 32 32 1305

33 1240 ALEYNA KAYA 10B 6 10 3,50 10 10 7,50 2 6 0,50 4 12 1,00 22 38 12,50 146,000 7 33 33 33 1307

34 1214 RABİA ÜNAL 10B 9 5 7,75 4 11 1,25 3 8 1,00 3 13 -0,25 19 37 9,75 145,500 8 34 34 34 1308

35 1228 ARDA ŞAHİN 10B 9 9 6,75 7 12 4,00 2 10 -0,50 2 7 0,25 20 38 10,50 144,750 9 35 35 35 1311

36 1192 CEREN ARIKAN 10B 9 7 7,25 6 10 3,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 17 27 10,25 144,750 9 35 35 35 1311

37 1226 ESMA SELENAY KANKAL10B 10 8 8,00 3 8 1,00 3 13 -0,25 16 29 8,75 142,000 11 37 37 37 1323

38 1189 ESMANAZ DEMİREL 10C 3 10 0,50 10 5 8,75 3 4 2,00 3 7 1,25 19 26 12,50 141,750 13 38 38 38 1326

39 1193 BATUHAN KESKİN 10A 7 10 4,50 10 9 7,75 1 19 -3,75 6 13 2,75 24 51 11,25 141,750 15 38 38 38 1326

40 1177 YİĞİT ARMAĞAN 10A 5 6 3,50 12 4 11,00 1 10 -1,50 1 7 -0,75 19 27 12,25 141,500 16 40 40 40 1328

41 1201 BÜŞRA KARA 10A 7 13 3,75 8 12 5,00 5 9 2,75 1 8 -1,00 21 42 10,50 140,750 17 41 41 41 1331

42 1238 EBRAR ERDOĞDU 10C 4 8 2,00 7 10 4,50 5 8 3,00 2 3 1,25 18 29 10,75 140,500 14 42 42 42 1333

43 712 EFECAN ÇİMEN 10A 7 13 3,75 6 13 2,75 4 9 1,75 4 10 1,50 21 45 9,75 140,000 18 43 43 43 1335

44 1250 SUDENAZ TORUN 10C 6 11 3,25 9 9 6,75 2 12 -1,00 4 9 1,75 21 41 10,75 139,500 15 44 44 44 1336

45 1210 ADEM İÇLİ 10B 7 8 5,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 14 18 9,50 139,250 12 45 45 45 1337

46 1249 KEREM TORUN 10B 5 8 3,00 10 8 8,00 3 9 0,75 0 3 -0,75 18 28 11,00 139,000 13 46 46 46 1340

47 1205 HACIARAP ALDI 10B 7 13 3,75 10 9 7,75 2 8 0,00 0 3 -0,75 19 33 10,75 139,000 13 46 46 46 1340

48 1 EMİN DOĞAN 10B 5 8 3,00 9 7 7,25 2 3 1,25 1 8 -1,00 17 26 10,50 137,750 15 48 48 48 1343
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,8 7,5 6,91 12,0 6,0 10,51 8,2 8,9 6,01 10,0 9,6 7,59 39,0 32,0 31,02 221,180

Okul Ortalaması 6,6 8,9 4,38 8,3 8,1 6,31 3,5 8,8 1,28 3,9 9,1 1,62 22,3 34,9 13,59 151,820

KATILIMLAR

49 1179 YUSUF GÜR 10A 6 14 2,50 7 12 4,00 4 11 1,25 4 8 2,00 21 45 9,75 137,500 19 49 49 49 1344

50 1256 SELEN SALMANN 10B 7 8 5,00 6 8 4,00 1 4 0,00 14 20 9,00 137,000 16 50 50 50 1346

51 1247 KÜBRA KARA 10B 6 10 3,50 9 8 7,00 2 6 0,50 1 10 -1,50 18 34 9,50 134,500 17 51 51 51 1349

52 1222 HAYDAR ŞAHİN 10B 4 9 1,75 4 7 2,25 5 2 4,50 2 8 0,00 15 26 8,50 133,500 18 52 52 52 1354

53 1231 ZEYNEP ELVAN 10A 4 8 2,00 8 5 6,75 2 16 -2,00 6 14 2,50 20 43 9,25 132,250 20 53 53 53 1356

54 1251 KEZİBAN TEKEŞ 10B 7 10 4,50 8 11 5,25 0 5 -1,25 2 12 -1,00 17 38 7,50 129,250 19 54 54 54 1363

55 1220 ELANUR ÖZDEMİR 10C 7 10 4,50 9 10 6,50 3 16 -1,00 3 21 -2,25 22 57 7,75 129,000 16 55 55 55 1364

56 1216 RÜMEYSA ÖZTÜRK 10B 7 11 4,25 7 11 4,25 2 7 0,25 0 6 -1,50 16 35 7,25 129,000 20 55 55 55 1364

57 1234 MUHAMMET ÖZDEMİR 10B 5 12 2,00 10 7 8,25 2 6 0,50 1 12 -2,00 18 37 8,75 128,750 21 57 57 57 1366

58 729 AYŞE IRMAK GEVREK 10A 5 15 1,25 8 12 5,00 2 5 0,75 3 8 1,00 18 40 8,00 128,250 21 58 58 58 1368

59 1241 NAZMİ ÖZDEMİR 10A 1 6 -0,50 5 8 3,00 5 9 2,75 3 2 2,50 14 25 7,75 127,500 22 59 59 59 1371

60 1176 ENES SALMAN 10C 6 7 4,25 5 8 3,00 4 9 1,75 1 14 -2,50 16 38 6,50 127,250 17 60 60 60 1373

61 1209 IRMAK BOYRAZ 10C 5 12 2,00 7 11 4,25 4 3 3,25 1 14 -2,50 17 40 7,00 125,750 18 61 61 61 1375

62 1206 EREN KÖKSAL 10B 5 6 3,50 5 9 2,75 2 6 0,50 1 8 -1,00 13 29 5,75 123,750 22 62 62 62 1379

63 1131 FATOŞ DÜNDAR 10C 4 16 0,00 7 11 4,25 5 10 2,50 16 37 6,75 122,750 19 63 63 63 1380

64 1181 ZAHİDE ULUKUŞ 10A 5 10 2,50 7 11 4,25 3 9 0,75 2 14 -1,50 17 44 6,00 122,250 23 64 64 64 1382

65 1215 BERAT CAN KAYA 10C 4 12 1,00 2 7 0,25 4 9 1,75 3 4 2,00 13 32 5,00 120,750 20 65 65 65 1383

66 1253 MURTAZA TAJK 10A 1 1 0,75 7 21 1,75 3 4 2,00 11 26 4,50 118,750 24 66 66 66 1387

67 1242 NAGEHAN ÖZDAŞ 10C 4 16 0,00 9 11 6,25 6 24 0,00 5 24 -1,00 24 75 5,25 114,750 21 67 67 67 1390

68 1197 HİRANUR DİNÇ 10C 1 13 -2,25 10 7 8,25 2 12 -1,00 4 11 1,25 17 43 6,25 114,500 22 68 68 68 1391

69 1227 ARDA TURSUN 10B 3 11 0,25 8 7 6,25 1 8 -1,00 0 3 -0,75 12 29 4,75 113,000 23 69 69 69 1393

70 640 ATİHAN GÖK 10B 4 11 1,25 8 8 6,00 1 9 -1,25 1 14 -2,50 14 42 3,50 109,250 24 70 70 70 1395

71 1175 MUSTAFA YILMAZ 10B 3 17 -1,25 5 14 1,50 6 24 0,00 8 22 2,50 22 77 2,75 108,250 25 71 71 71 1397

72 1185 ENES PATIR 10A 4 14 0,50 4 10 1,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 9 32 1,00 103,000 25 72 72 72 1402
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10A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,8 7,5 6,91 12,0 6,0 10,51 8,2 8,9 6,01 10,0 9,6 7,59 39,0 32,0 31,02 221,180

Okul Ortalaması 6,6 8,9 4,38 8,3 8,1 6,31 3,5 8,8 1,28 3,9 9,1 1,62 22,3 34,9 13,59 151,820

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 1200 BEREN SERİN 10A 12 7 10,25 13 6 11,50 5 16 1,00 13 14 9,50 43 43 32,25 227,750 1 2 2 2 590

2 1225 SILA DAĞ 10A 10 6 8,50 10 7 8,25 4 9 1,75 7 6 5,50 31 28 24,00 196,250 2 5 5 5 931

3 1211 ALPEREN GÖÇMEN 10A 10 5 8,75 13 6 11,50 2 16 -2,00 7 14 3,50 32 41 21,75 184,250 3 10 10 10 1046

4 1180 ZEYNEP CULHA 10A 12 5 10,75 12 7 10,25 2 15 -1,75 5 14 1,50 31 41 20,75 183,500 4 12 12 12 1054

5 1230 BAHAR TEKTEN 10A 11 7 9,25 11 8 9,00 2 15 -1,75 5 14 1,50 29 44 18,00 172,250 5 14 14 14 1142

6 1224 SEVGİ KAYA 10A 6 6 4,50 10 5 8,75 3 5 1,75 5 6 3,50 24 22 18,50 169,750 6 17 17 17 1168

7 1178 BURAK MEMİŞ 10A 7 13 3,75 13 7 11,25 4 9 1,75 3 8 1,00 27 37 17,75 163,500 7 20 20 20 1211

8 1223 SÜMEYYE NUR YOLLU 10A 7 13 3,75 11 7 9,25 5 10 2,50 5 14 1,50 28 44 17,00 162,500 8 22 22 22 1217

9 1194 GONCAGÜL YEŞİL 10A 9 4 8,00 8 6 6,50 1 8 -1,00 3 5 1,75 21 23 15,25 162,500 8 22 22 22 1217

10 896 MELİS KELEŞ 10A 9 7 7,25 3 0 3,00 4 8 2,00 4 7 2,25 20 22 14,50 162,250 10 25 25 25 1222

11 395 BÜŞRA NUR ULAŞ 10A 4 3 3,25 9 2 8,50 2 2 1,50 4 6 2,50 19 13 15,75 157,750 11 26 26 26 1247

12 1191 M MUSTAFA ASLAN 10A 6 11 3,25 11 7 9,25 3 15 -0,75 6 12 3,00 26 45 14,75 153,000 12 28 28 28 1276

13 1245 CEREN ŞEN 10A 6 4 5,00 10 8 8,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 18 21 12,75 148,000 13 31 31 31 1296

14 1208 ŞEVVAL KARAGÖZ 10A 8 11 5,25 6 12 3,00 4 5 2,75 1 4 0,00 19 32 11,00 146,250 14 32 32 32 1305

15 1193 BATUHAN KESKİN 10A 7 10 4,50 10 9 7,75 1 19 -3,75 6 13 2,75 24 51 11,25 141,750 15 38 38 38 1326

16 1177 YİĞİT ARMAĞAN 10A 5 6 3,50 12 4 11,00 1 10 -1,50 1 7 -0,75 19 27 12,25 141,500 16 40 40 40 1328

17 1201 BÜŞRA KARA 10A 7 13 3,75 8 12 5,00 5 9 2,75 1 8 -1,00 21 42 10,50 140,750 17 41 41 41 1331

18 712 EFECAN ÇİMEN 10A 7 13 3,75 6 13 2,75 4 9 1,75 4 10 1,50 21 45 9,75 140,000 18 43 43 43 1335

19 1179 YUSUF GÜR 10A 6 14 2,50 7 12 4,00 4 11 1,25 4 8 2,00 21 45 9,75 137,500 19 49 49 49 1344

20 1231 ZEYNEP ELVAN 10A 4 8 2,00 8 5 6,75 2 16 -2,00 6 14 2,50 20 43 9,25 132,250 20 53 53 53 1356

21 729 AYŞE IRMAK GEVREK 10A 5 15 1,25 8 12 5,00 2 5 0,75 3 8 1,00 18 40 8,00 128,250 21 58 58 58 1368

22 1241 NAZMİ ÖZDEMİR 10A 1 6 -0,50 5 8 3,00 5 9 2,75 3 2 2,50 14 25 7,75 127,500 22 59 59 59 1371

23 1181 ZAHİDE ULUKUŞ 10A 5 10 2,50 7 11 4,25 3 9 0,75 2 14 -1,50 17 44 6,00 122,250 23 64 64 64 1382

24 1253 MURTAZA TAJK 10A 1 1 0,75 7 21 1,75 3 4 2,00 11 26 4,50 118,750 24 66 66 66 1387

25 1185 ENES PATIR 10A 4 14 0,50 4 10 1,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 9 32 1,00 103,000 25 72 72 72 1402
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10B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,8 7,5 6,91 12,0 6,0 10,51 8,2 8,9 6,01 10,0 9,6 7,59 39,0 32,0 31,02 221,180

Okul Ortalaması 6,6 8,9 4,38 8,3 8,1 6,31 3,5 8,8 1,28 3,9 9,1 1,62 22,3 34,9 13,59 151,820

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 564 YUSUF GİRAY DENİZ 10B 12 6 10,50 8 11 5,25 4 4 3,00 7 14 3,50 31 35 22,25 194,250 1 6 6 6 952

2 1248 CEYDA NUR ARSLAN 10B 8 10 5,50 10 10 7,50 2 4 1,00 6 12 3,00 26 36 17,00 166,000 2 18 18 18 1194

3 1239 BUSE NAZ ŞAHİN 10B 8 11 5,25 9 10 6,50 3 12 0,00 7 11 4,25 27 44 16,00 162,750 3 21 21 21 1215

4 1237 GÜLSÜM TURGUT 10B 6 8 4,00 10 6 8,50 3 5 1,75 2 3 1,25 21 22 15,50 157,500 4 27 27 27 1249

5 1202 ÖMER ERARSLAN 10B 9 9 6,75 6 8 4,00 2 5 0,75 2 6 0,50 19 28 12,00 150,750 5 29 29 29 1285

6 1243 ZEYNEP BİÇİCİ 10B 9 7 7,25 7 11 4,25 1 3 0,25 17 21 11,75 150,000 6 30 30 30 1290

7 1240 ALEYNA KAYA 10B 6 10 3,50 10 10 7,50 2 6 0,50 4 12 1,00 22 38 12,50 146,000 7 33 33 33 1307

8 1214 RABİA ÜNAL 10B 9 5 7,75 4 11 1,25 3 8 1,00 3 13 -0,25 19 37 9,75 145,500 8 34 34 34 1308

9 1228 ARDA ŞAHİN 10B 9 9 6,75 7 12 4,00 2 10 -0,50 2 7 0,25 20 38 10,50 144,750 9 35 35 35 1311

10 1192 CEREN ARIKAN 10B 9 7 7,25 6 10 3,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 17 27 10,25 144,750 9 35 35 35 1311

11 1226 ESMA SELENAY KANKAL10B 10 8 8,00 3 8 1,00 3 13 -0,25 16 29 8,75 142,000 11 37 37 37 1323

12 1210 ADEM İÇLİ 10B 7 8 5,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 14 18 9,50 139,250 12 45 45 45 1337

13 1249 KEREM TORUN 10B 5 8 3,00 10 8 8,00 3 9 0,75 0 3 -0,75 18 28 11,00 139,000 13 46 46 46 1340

14 1205 HACIARAP ALDI 10B 7 13 3,75 10 9 7,75 2 8 0,00 0 3 -0,75 19 33 10,75 139,000 13 46 46 46 1340

15 1 EMİN DOĞAN 10B 5 8 3,00 9 7 7,25 2 3 1,25 1 8 -1,00 17 26 10,50 137,750 15 48 48 48 1343

16 1256 SELEN SALMANN 10B 7 8 5,00 6 8 4,00 1 4 0,00 14 20 9,00 137,000 16 50 50 50 1346

17 1247 KÜBRA KARA 10B 6 10 3,50 9 8 7,00 2 6 0,50 1 10 -1,50 18 34 9,50 134,500 17 51 51 51 1349

18 1222 HAYDAR ŞAHİN 10B 4 9 1,75 4 7 2,25 5 2 4,50 2 8 0,00 15 26 8,50 133,500 18 52 52 52 1354

19 1251 KEZİBAN TEKEŞ 10B 7 10 4,50 8 11 5,25 0 5 -1,25 2 12 -1,00 17 38 7,50 129,250 19 54 54 54 1363

20 1216 RÜMEYSA ÖZTÜRK 10B 7 11 4,25 7 11 4,25 2 7 0,25 0 6 -1,50 16 35 7,25 129,000 20 55 55 55 1364

21 1234 MUHAMMET ÖZDEMİR 10B 5 12 2,00 10 7 8,25 2 6 0,50 1 12 -2,00 18 37 8,75 128,750 21 57 57 57 1366

22 1206 EREN KÖKSAL 10B 5 6 3,50 5 9 2,75 2 6 0,50 1 8 -1,00 13 29 5,75 123,750 22 62 62 62 1379

23 1227 ARDA TURSUN 10B 3 11 0,25 8 7 6,25 1 8 -1,00 0 3 -0,75 12 29 4,75 113,000 23 69 69 69 1393

24 640 ATİHAN GÖK 10B 4 11 1,25 8 8 6,00 1 9 -1,25 1 14 -2,50 14 42 3,50 109,250 24 70 70 70 1395

25 1175 MUSTAFA YILMAZ 10B 3 17 -1,25 5 14 1,50 6 24 0,00 8 22 2,50 22 77 2,75 108,250 25 71 71 71 1397
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10C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,8 7,5 6,91 12,0 6,0 10,51 8,2 8,9 6,01 10,0 9,6 7,59 39,0 32,0 31,02 221,180

Okul Ortalaması 6,6 8,9 4,38 8,3 8,1 6,31 3,5 8,8 1,28 3,9 9,1 1,62 22,3 34,9 13,59 151,820

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 1254 ELİF GÜRBÜZ 10C 13 5 11,75 16 2 15,50 15 8 13,00 17 7 15,25 61 22 55,50 318,250 1 1 1 1 99

2 255 KEREM TEKİN 10C 9 8 7,00 11 6 9,50 9 8 7,00 7 11 4,25 36 33 27,75 208,500 2 3 3 3 797

3 724 HAYATİ 10C 6 14 2,50 12 7 10,25 8 8 6,00 10 9 7,75 36 38 26,50 198,250 3 4 4 4 901

4 1246 SÜMEYYE BALYEMEZ 10C 8 6 6,50 8 5 6,75 7 9 4,75 6 6 4,50 29 26 22,50 189,750 4 7 7 7 999

5 465 CAHİT CULHA 10C 6 5 4,75 9 7 7,25 2 9 -0,25 12 3 11,25 29 24 23,00 189,500 5 8 8 8 1001

6 1195 NİHAN TALU 10C 10 7 8,25 11 7 9,25 2 6 0,50 7 12 4,00 30 32 22,00 187,000 6 9 9 9 1018

7 378 TAHA ARSLAN 10C 7 9 4,75 7 12 4,00 10 10 7,50 6 6 4,50 30 37 20,75 183,750 7 11 11 11 1052

8 1174 AYSU DAYI 10C 8 5 6,75 10 5 8,75 1 6 -0,50 7 5 5,75 26 21 20,75 181,000 8 13 13 13 1079

9 1187 OĞUZ KAAN KAYA 10C 8 5 6,75 7 10 4,50 7 9 4,75 2 3 1,25 24 27 17,25 171,250 9 15 15 15 1156

10 1183 PAKİZE KANKAL 10C 7 2 6,50 7 6 5,50 6 6 4,50 3 8 1,00 23 22 17,50 171,000 10 16 16 16 1158

11 1203 AYŞENUR MERT 10C 6 10 3,50 11 4 10,00 5 9 2,75 4 9 1,75 26 32 18,00 165,500 11 19 19 19 1197

12 1204 EDA ARSLAN 10C 5 8 3,00 9 6 7,50 7 7 5,25 4 12 1,00 25 33 16,75 162,500 12 22 22 22 1217

13 1189 ESMANAZ DEMİREL 10C 3 10 0,50 10 5 8,75 3 4 2,00 3 7 1,25 19 26 12,50 141,750 13 38 38 38 1326

14 1238 EBRAR ERDOĞDU 10C 4 8 2,00 7 10 4,50 5 8 3,00 2 3 1,25 18 29 10,75 140,500 14 42 42 42 1333

15 1250 SUDENAZ TORUN 10C 6 11 3,25 9 9 6,75 2 12 -1,00 4 9 1,75 21 41 10,75 139,500 15 44 44 44 1336

16 1220 ELANUR ÖZDEMİR 10C 7 10 4,50 9 10 6,50 3 16 -1,00 3 21 -2,25 22 57 7,75 129,000 16 55 55 55 1364

17 1176 ENES SALMAN 10C 6 7 4,25 5 8 3,00 4 9 1,75 1 14 -2,50 16 38 6,50 127,250 17 60 60 60 1373

18 1209 IRMAK BOYRAZ 10C 5 12 2,00 7 11 4,25 4 3 3,25 1 14 -2,50 17 40 7,00 125,750 18 61 61 61 1375

19 1131 FATOŞ DÜNDAR 10C 4 16 0,00 7 11 4,25 5 10 2,50 16 37 6,75 122,750 19 63 63 63 1380

20 1215 BERAT CAN KAYA 10C 4 12 1,00 2 7 0,25 4 9 1,75 3 4 2,00 13 32 5,00 120,750 20 65 65 65 1383

21 1242 NAGEHAN ÖZDAŞ 10C 4 16 0,00 9 11 6,25 6 24 0,00 5 24 -1,00 24 75 5,25 114,750 21 67 67 67 1390

22 1197 HİRANUR DİNÇ 10C 1 13 -2,25 10 7 8,25 2 12 -1,00 4 11 1,25 17 43 6,25 114,500 22 68 68 68 1391
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10A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10A
(25)

4,64 1,42 1,30 1,08 3,24 0,47 1,16 0,28 0,45 14,04 152,920

Okul
(72)

4,38 (1) 1,43 (2) 0,98 (2) 0,85 (1) 3,05 (1) 1,28 (3) 0,96 (2) 0,25 (2) 0,41 (2) 13,59 (2) 151,820
İlçe
(72)

4,38 (1) 1,43 (2) 0,98 (2) 0,85 (1) 3,05 (1) 1,28 (3) 0,96 (2) 0,25 (2) 0,41 (2) 13,59 (2) 151,820
İl

(72)
4,38 (1) 1,43 (2) 0,98 (2) 0,85 (1) 3,05 (1) 1,28 (3) 0,96 (2) 0,25 (2) 0,41 (2) 13,59 (2) 151,820

Genel
(1448)

6,91 (50) 2,83 (43) 2,35 (51) 1,98 (47) 3,35 (33) 6,01 (62) 3,22 (54) 2,66 (54) 1,70 (49) 31,01 (57) 221,180
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10A şubesinde 25

Okulunuzda 72 3
KAMAN ilçesinde 72 3 1

KIRŞEHİR ilinde 72 3 1 1
Genelde 1448 87 12 3 2

DERECELER

Genelde sınava 87 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 58. oldu

KIRŞEHİR ilinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 2. oldu

KAMAN ilçesinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 2. oldu
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10A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

Edebiyat (25 Öğrenci) 20 6,76 8,48 34

Edebiyat 20 6,76 8,48 34
[-] Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0,28 0,48 28

[+] Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler.

2 1,00 0,88 50

[+] Dede Korkut hikâyelerinin
özelliklerini bilir.

1 0,56 0,36 56

[-] Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini
bilir. Mesnevi nazım biçiminin
özelliklerini ve türün önemli şair ve
eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak
Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi
eserlerden metinler inceler.

1 0,24 0,52 24

[-] Yazım kuralları açıklanır. 1 0,12 0,80 12

[+] Metinde ortaya konulan bilgi ve
yorumları ayırt eder.

2 1,40 0,48 70

[+] Metinde düşüncenin akışını bozan
cümleyi belirler.

1 0,52 0,44 52

[-] Noktalama işaretleri ve görevleri
açıklanır.

1 0 0,80 0

[-] Tanzimat Dönemi hikâyesinin
özelliklerini ve önemli yazar ve
eserlerini bilir.

2 0,92 0,40 46

[+] Destan türünün özelliklerini ve
önemli örneklerini bilir.

1 0,60 0,16 60

[-] İslamiyet'in kabulünden önceki Türk
şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir.

1 0,20 0,52 20

[-] Metinlerden hareketle dil bilgisi
çalışmaları yapar. Metindeki isim
tamlamalarını bulur ve bunların
metindeki işlevlerini belirler.

1 0,20 0,32 20

[-] Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk
edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı
ve eserlerini bilir.

1 0,36 0,28 36

[-] Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk
şiirinin özellikleri, nazım türleri ile
önemli sanatçı ve eserlerini bilir.

1 0 0,60 0

[-] Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat
tamlamalarını bulur ve bunların
metindeki işlevlerini belirler.

2 0,20 1,12 10

[-] Divan şiirinin özellikleri, nazım
biçimleri, nazım türleri ile önemli
sanatçı ve eserlerini bilir.

1 0,16 0,32 16

Soru D Y %

Sosyal (24 Öğrenci) 20 8,96 7,67 45

Tarih 6 2,13 2,83 35
[-] Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu
Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,38 0,54 38

[-] Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,42 0,42 42

[-] Anadolu'daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,33 0,58 33

[+] Rumeli'deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

1 0,50 0,38 50

[-] Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk
siyasi birliğini sağlamaya yönelik
faaliyetlerini analiz eder.

1 0,21 0,50 21

[-] Tımar sisteminin özelliklerini siyasi,
sosyal ve ekonomik açılardan
değerlendirir.

1 0,29 0,42 29

Coğrafya 6 1,96 2,63 33
[-] Dünya'nın tektonik oluşumunu
açıklar.

2 0,50 0,96 25

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

1 0,42 0,50 42

[+] Kayaçların özellikleri ile yeryüzü
şekillerinin oluşum süreçlerini
ilişkilendirir.

1 0,79 0,13 79

[-] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,17 0,33 17

[-] Yeryüzündeki su varlıklarını
özelliklerine göre sınıflandırır.

1 0,08 0,71 8

Felsefe 4 1,50 1,67 38
[-] Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar.

1 0,33 0,42 33

[-] Felsefenin anlamını açıklar. 2 0,63 0,88 31

[+] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

1 0,54 0,38 54

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3,38 0,54 84
[+] Allah inancının insan hayatındaki
yeri ve önemini yorumlar.

2 1,71 0,21 85

[+] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

1 0,75 0,25 75

[+] Allah inancının insan hayatındaki
yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi
18-27. ayetlerde verilen mesajları
değerlendirir.

1 0,92 0,08 92

Soru D Y %

Matematik (25 Öğrenci) 30 3,04 10,28 10

Matematik 30 3,04 10,28 10
[-] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile
oluşturulabilecek r li dizilişlerin
(permütasyonların) kaç farklı şekilde
yapılabileceğini hesaplar.

4 0,88 1,96 22

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

2 0,04 1,00 2

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

1 0,08 0,64 8

[-] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

4 0,08 1,32 2

[-] Binom açılımını yapar. 1 0,04 0,28 4

[-] Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0,60 1,48 20

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0,60 1,32 9

[-] İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire
bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim
(özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon,
doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift
fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon
açıklanır.

2 0,04 0,68 2

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir
fonksiyon, eşit fonksiyon, birim
(özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon,
doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift
fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon
açıklanır.

2 0 0,36 0

[-] Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili
işlemler yapar.

1 0,44 0,08 44

[-] Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0,72 0

[-] Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0,24 0,44 24

Soru D Y %

Fen (25 Öğrenci) 30 4,12 8,92 14

Fizik 12 2,52 5,44 21
[+] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,60 0,24 60

[-] Basınç ve basınç kuvveti
kavramlarının katı, durgun sıvı ve
gazlarda bağlı olduğu değişkenleri
açıklar.

7 1,12 3,80 16

[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

3 0,48 1,32 16

[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,32 0,08 32

Kimya 10 0,56 1,12 6
[-] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0,28 0,08 9

[-] Mol kavramını açıklar. 4 0,04 0,80 1

[-] Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0,24 0,20 12

[-] Kütle, mol sayısı, molekül sayısı,
atom sayısı ve gazlar için normal
şartlarda hacim kavramlarını
birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

1 0 0,04 0

Biyoloji 8 1,04 2,36 13
[-] Mayozu açıklar. 2 0,20 0,92 10

[-] Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0,24 0,56 8

[-] Mitozu açıklar. 1 0,44 0,12 44

[-] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,04 0,36 4

[-] Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi
örneklerle açıklar.

1 0,12 0,40 12



10B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10B
(25)

4,48 1,45 0,34 0,46 2,85 0,52 0,07 -0,21 0,28 10,24 140,220

Okul
(72)

4,38 (2) 1,43 (1) 0,98 (3) 0,85 (3) 3,05 (3) 1,28 (2) 0,96 (3) 0,25 (3) 0,41 (3) 13,59 (3) 151,820
İlçe
(72)

4,38 (2) 1,43 (1) 0,98 (3) 0,85 (3) 3,05 (3) 1,28 (2) 0,96 (3) 0,25 (3) 0,41 (3) 13,59 (3) 151,820
İl

(72)
4,38 (2) 1,43 (1) 0,98 (3) 0,85 (3) 3,05 (3) 1,28 (2) 0,96 (3) 0,25 (3) 0,41 (3) 13,59 (3) 151,820

Genel
(1448)

6,91 (52) 2,83 (42) 2,35 (57) 1,98 (51) 3,35 (42) 6,01 (61) 3,22 (57) 2,66 (57) 1,70 (51) 31,01 (58) 221,180
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10B şubesinde 25

Okulunuzda 72 3
KAMAN ilçesinde 72 3 1

KIRŞEHİR ilinde 72 3 1 1
Genelde 1448 87 12 3 2

DERECELER

Genelde sınava 87 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 59. oldu

KIRŞEHİR ilinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 3. oldu

KAMAN ilçesinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 3. oldu
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10B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

Edebiyat (25 Öğrenci) 20 6,80 9,28 34

Edebiyat 20 6,80 9,28 34
[-] Yazım kuralları açıklanır. 1 0,24 0,72 24

[-] Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini
bilir. Mesnevi nazım biçiminin
özelliklerini ve türün önemli şair ve
eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak
Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi
eserlerden metinler inceler.

1 0,08 0,64 8

[+] Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler.

2 1,32 0,60 66

[+] Dede Korkut hikâyelerinin
özelliklerini bilir.

1 0,56 0,44 56

[-] Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0,12 0,72 12

[-] Noktalama işaretleri ve görevleri
açıklanır.

1 0,20 0,64 20

[-] Tanzimat Dönemi hikâyesinin
özelliklerini ve önemli yazar ve
eserlerini bilir.

2 0,76 1,08 38

[-] Metinde düşüncenin akışını bozan
cümleyi belirler.

1 0,32 0,60 32

[+] Metinde ortaya konulan bilgi ve
yorumları ayırt eder.

2 1,44 0,48 72

[-] Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat
tamlamalarını bulur ve bunların
metindeki işlevlerini belirler.

2 0,24 0,68 12

[+] Divan şiirinin özellikleri, nazım
biçimleri, nazım türleri ile önemli
sanatçı ve eserlerini bilir.

1 0,72 0,16 72

[-] Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk
şiirinin özellikleri, nazım türleri ile
önemli sanatçı ve eserlerini bilir.

1 0,20 0,52 20

[-] İslamiyet'in kabulünden önceki Türk
şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir.

1 0,08 0,84 8

[-] Metinlerden hareketle dil bilgisi
çalışmaları yapar. Metindeki isim
tamlamalarını bulur ve bunların
metindeki işlevlerini belirler.

1 0 0,24 0

[+] Destan türünün özelliklerini ve
önemli örneklerini bilir.

1 0,52 0,40 52

[-] Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk
edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı
ve eserlerini bilir.

1 0 0,52 0

Soru D Y %

Sosyal (25 Öğrenci) 20 7,36 9,04 37

Tarih 6 2,16 2,84 36
[-] Anadolu'daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,44 0,40 44

[-] Rumeli'deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

1 0,36 0,48 36

[+] Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu
Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,60 0,36 60

[-] Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,28 0,44 28

[-] Tımar sisteminin özelliklerini siyasi,
sosyal ve ekonomik açılardan
değerlendirir.

1 0,36 0,40 36

[-] Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk
siyasi birliğini sağlamaya yönelik
faaliyetlerini analiz eder.

1 0,12 0,76 12

Coğrafya 6 1,24 3,60 21
[-] Dünya'nın tektonik oluşumunu
açıklar.

2 0,40 0,96 20

[-] Kayaçların özellikleri ile yeryüzü
şekillerinin oluşum süreçlerini
ilişkilendirir.

1 0,36 0,44 36

[-] Yeryüzündeki su varlıklarını
özelliklerine göre sınıflandırır.

1 0,04 0,92 4

[-] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

1 0,28 0,60 28

[-] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,16 0,68 16

Felsefe 4 0,96 2,00 24
[-] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

1 0,36 0,36 36

[-] Felsefenin anlamını açıklar. 2 0,20 1,24 10

[-] Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar.

1 0,40 0,40 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3,00 0,60 75
[+] Allah inancının insan hayatındaki
yeri ve önemini yorumlar.

2 1,52 0,24 76

[+] Allah inancının insan hayatındaki
yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi
18-27. ayetlerde verilen mesajları
değerlendirir.

1 0,92 0 92

[+] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

1 0,56 0,36 56

Soru D Y %

Matematik (24 Öğrenci) 30 2,21 6,75 7

Matematik 30 2,21 6,75 7
[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

1 0 0,50 0

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

2 0,08 0,83 4

[-] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile
oluşturulabilecek r li dizilişlerin
(permütasyonların) kaç farklı şekilde
yapılabileceğini hesaplar.

4 0 2,21 0

[-] Binom açılımını yapar. 1 0 0,08 0

[-] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

4 0,08 0,58 2

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0,13 0,88 2

[-] İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire
bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim
(özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon,
doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift
fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon
açıklanır.

2 0,13 0,29 6

[-] Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1,21 0,67 40

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir
fonksiyon, eşit fonksiyon, birim
(özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon,
doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift
fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon
açıklanır.

2 0,04 0,17 2

[-] Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili
işlemler yapar.

1 0,13 0,04 13

[-] Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0,13 0,21 6

[-] Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0,29 0,29 29

Soru D Y %

Fen (23 Öğrenci) 30 2,39 9,00 8

Fizik 12 1,30 4,96 11
[-] Basınç ve basınç kuvveti
kavramlarının katı, durgun sıvı ve
gazlarda bağlı olduğu değişkenleri
açıklar.

7 0,70 3,22 10

[-] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,35 0,61 35

[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

3 0,22 0,91 7

[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,04 0,22 4

Kimya 10 0,22 1,70 2
[-] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0,04 0,61 1

[-] Mol kavramını açıklar. 4 0,04 0,74 1

[-] Kütle, mol sayısı, molekül sayısı,
atom sayısı ve gazlar için normal
şartlarda hacim kavramlarını
birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

1 0 0,04 0

[-] Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0,13 0,30 7

Biyoloji 8 0,87 2,35 11
[-] Mayozu açıklar. 2 0,13 0,70 7

[-] Mitozu açıklar. 1 0,09 0,35 9

[-] Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0,35 0,61 12

[-] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0,43 0

[-] Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi
örneklerle açıklar.

1 0,30 0,26 30



10C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
10C
(22)

3,97 1,41 1,36 1,05 3,07 3,02 1,70 0,71 0,51 16,80 163,760

Okul
(72)

4,38 (3) 1,43 (3) 0,98 (1) 0,85 (2) 3,05 (2) 1,28 (1) 0,96 (1) 0,25 (1) 0,41 (1) 13,59 (1) 151,820
İlçe
(72)

4,38 (3) 1,43 (3) 0,98 (1) 0,85 (2) 3,05 (2) 1,28 (1) 0,96 (1) 0,25 (1) 0,41 (1) 13,59 (1) 151,820
İl

(72)
4,38 (3) 1,43 (3) 0,98 (1) 0,85 (2) 3,05 (2) 1,28 (1) 0,96 (1) 0,25 (1) 0,41 (1) 13,59 (1) 151,820

Genel
(1448)

6,91 (53) 2,83 (44) 2,35 (50) 1,98 (48) 3,35 (36) 6,01 (45) 3,22 (52) 2,66 (51) 1,70 (47) 31,01 (55) 221,180
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
10C şubesinde 22

Okulunuzda 72 3
KAMAN ilçesinde 72 3 1

KIRŞEHİR ilinde 72 3 1 1
Genelde 1448 87 12 3 2

DERECELER

Genelde sınava 87 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 56. oldu

KIRŞEHİR ilinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 1. oldu

KAMAN ilçesinde sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [PUAN] puanında 1. oldu
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10C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

Edebiyat (22 Öğrenci) 20 6,23 9,05 31

Edebiyat 20 6,23 9,05 31
[-] Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0,14 0,50 14

[+] Metnin ana düşüncesi ve yardımcı
düşüncelerini belirler.

2 1,23 0,73 61

[-] Dede Korkut hikâyelerinin
özelliklerini bilir.

1 0,41 0,55 41

[-] Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini
bilir. Mesnevi nazım biçiminin
özelliklerini ve türün önemli şair ve
eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak
Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi
eserlerden metinler inceler.

1 0,23 0,68 23

[-] Yazım kuralları açıklanır. 1 0,09 0,91 9

[+] Metinde ortaya konulan bilgi ve
yorumları ayırt eder.

2 1,23 0,68 61

[+] Metinde düşüncenin akışını bozan
cümleyi belirler.

1 0,68 0,14 68

[-] Noktalama işaretleri ve görevleri
açıklanır.

1 0,05 0,86 5

[-] Tanzimat Dönemi hikâyesinin
özelliklerini ve önemli yazar ve
eserlerini bilir.

2 0,55 0,77 27

[-] Destan türünün özelliklerini ve
önemli örneklerini bilir.

1 0,32 0,27 32

[-] İslamiyet'in kabulünden önceki Türk
şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir.

1 0,23 0,64 23

[-] Metinlerden hareketle dil bilgisi
çalışmaları yapar. Metindeki isim
tamlamalarını bulur ve bunların
metindeki işlevlerini belirler.

1 0 0,45 0

[-] Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk
edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı
ve eserlerini bilir.

1 0,36 0,27 36

[-] Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk
şiirinin özellikleri, nazım türleri ile
önemli sanatçı ve eserlerini bilir.

1 0,09 0,64 9

[-] Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat
tamlamalarını bulur ve bunların
metindeki işlevlerini belirler.

2 0,23 0,77 11

[-] Divan şiirinin özellikleri, nazım
biçimleri, nazım türleri ile önemli
sanatçı ve eserlerini bilir.

1 0,41 0,18 41

Soru D Y %

Sosyal (22 Öğrenci) 20 8,77 7,55 44

Tarih 6 2,09 2,73 35
[-] Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye
başlaması ile Türkiye Selçuklu
Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte
meydana gelen başlıca siyasi
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

1 0,45 0,50 45

[-] Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu
hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri
analiz eder.

1 0,14 0,55 14

[-] Anadolu'daki ilk Türk siyasi
teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve
çatışma bağlamında değerlendirir.

1 0,41 0,41 41

[-] Rumeli'deki fetihler ile iskân
(şenlendirme) ve istimâlet politikalarının
amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

1 0,36 0,50 36

[-] Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk
siyasi birliğini sağlamaya yönelik
faaliyetlerini analiz eder.

1 0,45 0,36 45

[-] Tımar sisteminin özelliklerini siyasi,
sosyal ve ekonomik açılardan
değerlendirir.

1 0,27 0,41 27

Coğrafya 6 2,05 2,73 34
[-] Dünya'nın tektonik oluşumunu
açıklar.

2 0,55 0,82 27

[+] Jeolojik zamanların özelliklerini
tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

1 0,50 0,45 50

[+] Kayaçların özellikleri ile yeryüzü
şekillerinin oluşum süreçlerini
ilişkilendirir.

1 0,68 0,09 68

[-] İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar.

1 0,18 0,59 18

[-] Yeryüzündeki su varlıklarını
özelliklerine göre sınıflandırır.

1 0,14 0,77 14

Felsefe 4 1,45 1,64 36
[-] Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar.

1 0,27 0,50 27

[-] Felsefenin anlamını açıklar. 2 0,59 0,86 30

[+] Felsefenin insan ve toplum hayatı
üzerindeki rolünü örneklerle açıklar.

1 0,59 0,27 59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3,18 0,45 80
[+] Allah inancının insan hayatındaki
yeri ve önemini yorumlar.

2 1,64 0,23 82

[+] İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla
Allah'ı tanır.

1 0,64 0,18 64

[+] Allah inancının insan hayatındaki
yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi
18-27. ayetlerde verilen mesajları
değerlendirir.

1 0,91 0,05 91

Soru D Y %

Matematik (22 Öğrenci) 30 5,32 9,18 18

Matematik 30 5,32 9,18 18
[-] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile
oluşturulabilecek r li dizilişlerin
(permütasyonların) kaç farklı şekilde
yapılabileceğini hesaplar.

4 1,14 2,00 28

[-] n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li
dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı
şekilde yapılabileceğini hesaplar.

2 0,45 1,14 23

[-] n elemanlı bir kümenin r tane
elemanının kaç farklı şekilde
seçilebileceğini hesaplar.

1 0,36 0,27 36

[-] Olayların gerçekleşme sayısını
toplama ve çarpma yöntemlerini
kullanarak hesaplar.

4 0,86 1,18 22

[-] Binom açılımını yapar. 1 0,23 0,14 23

[-] Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0,68 1,36 23

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0,73 1,36 10

[-] İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire
bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim
(özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon,
doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift
fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon
açıklanır.

2 0,27 0,41 14

[-] Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir
fonksiyon, eşit fonksiyon, birim
(özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon,
doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift
fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon
açıklanır.

2 0 0,27 0

[-] Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili
işlemler yapar.

1 0,18 0,27 18

[-] Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0,09 0,45 5

[-] Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0,32 0,32 32

Soru D Y %

Fen (21 Öğrenci) 30 5,29 9,43 18

Fizik 12 3,05 5,38 25
[-] Mıknatısların oluşturduğu manyetik
alanı ve özelliklerini açıklar.

1 0,48 0,29 48

[-] Basınç ve basınç kuvveti
kavramlarının katı, durgun sıvı ve
gazlarda bağlı olduğu değişkenleri
açıklar.

7 1,86 3,62 27

[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir.

3 0,52 1,29 17

[-] Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel
farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

1 0,19 0,19 19

Kimya 10 1,14 1,71 11
[-] Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0,62 0,38 21

[-] Mol kavramını açıklar. 4 0,14 0,76 4

[-] Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0,33 0,43 17

[-] Kütle, mol sayısı, molekül sayısı,
atom sayısı ve gazlar için normal
şartlarda hacim kavramlarını
birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

1 0,05 0,14 5

Biyoloji 8 1,10 2,33 14
[-] Mayozu açıklar. 2 0,19 0,90 10

[-] Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0,10 0,67 3

[-] Mitozu açıklar. 1 0,33 0,14 33

[-] Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0,19 0,24 19

[-] Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi
örneklerle açıklar.

1 0,29 0,38 29
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OKUL TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

KATILIMLAR

1 1254 ELİF GÜRBÜZ 10C 13 5 11,75 6 0 6,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 8 13,00 6 3 5,25 6 3 5,25 5 1 4,75 61 22 55,50 318,250 99

2 1200 BEREN SERİN 10A 12 7 10,25 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 16 1,00 7 5 5,75 3 6 1,50 3 3 2,25 43 43 32,25 227,750 590

3 255 KEREM TEKİN 10C 9 8 7,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 9 8 7,00 6 4 5,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 36 33 27,75 208,500 797

4 724 HAYATİ 10C 6 14 2,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 8 8 6,00 7 5 5,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 36 38 26,50 198,250 901

5 1225 SILA DAĞ 10A 10 6 8,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 9 1,75 4 5 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 31 28 24,00 196,250 931

6 564 YUSUF GİRAY DENİZ 10B 12 6 10,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 4 5 2,75 1 4 0,00 2 5 0,75 31 35 22,25 194,250 952

7 1246 SÜMEYYE BALYEMEZ 10C 8 6 6,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 7 9 4,75 5 5 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 26 22,50 189,750 999

8 465 CAHİT CULHA 10C 6 5 4,75 2 3 1,25 3 3 2,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 9 -0,25 7 2 6,50 1 0 1,00 4 1 3,75 29 24 23,00 189,500 1001

9 1195 NİHAN TALU 10C 10 7 8,25 1 4 0,00 5 1 4,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 6 0,50 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 30 32 22,00 187,000 1018

10 1211 ALPEREN GÖÇMEN 10A 10 5 8,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 16 -2,00 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 32 41 21,75 184,250 1046

11 378 TAHA ARSLAN 10C 7 9 4,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 10 10 7,50 4 6 2,50 2 0 2,00 30 37 20,75 183,750 1052

12 1180 ZEYNEP CULHA 10A 12 5 10,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 15 -1,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 31 41 20,75 183,500 1054

13 1174 AYSU DAYI 10C 8 5 6,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 26 21 20,75 181,000 1079

14 1230 BAHAR TEKTEN 10A 11 7 9,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 15 -1,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 29 44 18,00 172,250 1142

15 1187 OĞUZ KAAN KAYA 10C 8 5 6,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 7 9 4,75 2 3 1,25 24 27 17,25 171,250 1156

16 1183 PAKİZE KANKAL 10C 7 2 6,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 6 6 4,50 2 7 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 22 17,50 171,000 1158

17 1224 SEVGİ KAYA 10A 6 6 4,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 5 1,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 24 22 18,50 169,750 1168

18 1248 CEYDA NUR ARSLAN 10B 8 10 5,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 3 5 1,75 1 2 0,50 2 5 0,75 26 36 17,00 166,000 1194

19 1203 AYŞENUR MERT 10C 6 10 3,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 9 2,75 3 8 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 32 18,00 165,500 1197

20 1178 BURAK MEMİŞ 10A 7 13 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 9 1,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 37 17,75 163,500 1211

21 1239 BUSE NAZ ŞAHİN 10B 8 11 5,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 12 0,00 4 6 2,50 1 5 -0,25 2 0 2,00 27 44 16,00 162,750 1215

22 1223 SÜMEYYE NUR YOLLU 10A 7 13 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 10 2,50 3 5 1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 28 44 17,00 162,500 1217

23 1204 EDA ARSLAN 10C 5 8 3,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 7 5,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 25 33 16,75 162,500 1217

24 1194 GONCAGÜL YEŞİL 10A 9 4 8,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 8 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 21 23 15,25 162,500 1217

25 896 MELİS KELEŞ 10A 9 7 7,25 3 0 3,00 4 8 2,00 4 7 2,25 20 22 14,50 162,250 1222

26 395 BÜŞRA NUR ULAŞ 10A 4 3 3,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 19 13 15,75 157,750 1247

27 1237 GÜLSÜM TURGUT 10B 6 8 4,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 5 1,75 2 3 1,25 21 22 15,50 157,500 1249

28 1191 M MUSTAFA ASLAN 10A 6 11 3,25 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 15 -0,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 26 45 14,75 153,000 1276

29 1202 ÖMER ERARSLAN 10B 9 9 6,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 5 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 19 28 12,00 150,750 1285
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OKUL TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

KATILIMLAR

30 1243 ZEYNEP BİÇİCİ 10B 9 7 7,25 2 4 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 17 21 11,75 150,000 1290

31 1245 CEREN ŞEN 10A 6 4 5,00 1 3 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 1 0 1,00 18 21 12,75 148,000 1296

32 1208 ŞEVVAL KARAGÖZ 10A 8 11 5,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 19 32 11,00 146,250 1305

33 1240 ALEYNA KAYA 10B 6 10 3,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 6 0,50 0 8 -2,00 1 0 1,00 3 4 2,00 22 38 12,50 146,000 1307

34 1214 RABİA ÜNAL 10B 9 5 7,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 8 1,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 19 37 9,75 145,500 1308

35 1228 ARDA ŞAHİN 10B 9 9 6,75 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 10 -0,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 20 38 10,50 144,750 1311

36 1192 CEREN ARIKAN 10B 9 7 7,25 2 4 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 17 27 10,25 144,750 1311

37 1226 ESMA SELENAY KANKAL 10B 10 8 8,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 16 29 8,75 142,000 1323

38 1189 ESMANAZ DEMİREL 10C 3 10 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 4 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 19 26 12,50 141,750 1326

39 1193 BATUHAN KESKİN 10A 7 10 4,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 19 -3,75 3 6 1,50 1 1 0,75 2 6 0,50 24 51 11,25 141,750 1326

40 1177 YİĞİT ARMAĞAN 10A 5 6 3,50 5 1 4,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 10 -1,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 19 27 12,25 141,500 1328

41 1201 BÜŞRA KARA 10A 7 13 3,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 9 2,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 21 42 10,50 140,750 1331

42 1238 EBRAR ERDOĞDU 10C 4 8 2,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 8 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 18 29 10,75 140,500 1333

43 712 EFECAN ÇİMEN 10A 7 13 3,75 3 3 2,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 9 1,75 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 21 45 9,75 140,000 1335

44 1250 SUDENAZ TORUN 10C 6 11 3,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 12 -1,00 4 7 2,25 0 2 -0,50 21 41 10,75 139,500 1336

45 1210 ADEM İÇLİ 10B 7 8 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 14 18 9,50 139,250 1337

46 1249 KEREM TORUN 10B 5 8 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 9 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 28 11,00 139,000 1340

47 1205 HACIARAP ALDI 10B 7 13 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 33 10,75 139,000 1340

48 1 EMİN DOĞAN 10B 5 8 3,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 17 26 10,50 137,750 1343

49 1179 YUSUF GÜR 10A 6 14 2,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 11 1,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 21 45 9,75 137,500 1344

50 1256 SELEN SALMANN 10B 7 8 5,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 4 0,00 14 20 9,00 137,000 1346

51 1247 KÜBRA KARA 10B 6 10 3,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 6 0,50 0 6 -1,50 1 4 0,00 18 34 9,50 134,500 1349

52 1222 HAYDAR ŞAHİN 10B 4 9 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 2 4,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 15 26 8,50 133,500 1354

53 1231 ZEYNEP ELVAN 10A 4 8 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 16 -2,00 3 8 1,00 1 1 0,75 2 5 0,75 20 43 9,25 132,250 1356

54 1251 KEZİBAN TEKEŞ 10B 7 10 4,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 17 38 7,50 129,250 1363

55 1220 ELANUR ÖZDEMİR 10C 7 10 4,50 1 4 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 16 -1,00 0 10 -2,50 2 6 0,50 1 5 -0,25 22 57 7,75 129,000 1364

56 1216 RÜMEYSA ÖZTÜRK 10B 7 11 4,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 16 35 7,25 129,000 1364

57 1234 MUHAMMET ÖZDEMİR 10B 5 12 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 6 0,50 0 9 -2,25 1 3 0,25 18 37 8,75 128,750 1366

58 729 AYŞE IRMAK GEVREK 10A 5 15 1,25 2 4 1,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 5 0,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 18 40 8,00 128,250 1368
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OKUL TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

KATILIMLAR

59 1241 NAZMİ ÖZDEMİR 10A 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 9 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 14 25 7,75 127,500 1371

60 1176 ENES SALMAN 10C 6 7 4,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 9 1,75 1 8 -1,00 0 6 -1,50 16 38 6,50 127,250 1373

61 1209 IRMAK BOYRAZ 10C 5 12 2,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 3 3,25 0 7 -1,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 17 40 7,00 125,750 1375

62 1206 EREN KÖKSAL 10B 5 6 3,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 13 29 5,75 123,750 1379

63 1131 FATOŞ DÜNDAR 10C 4 16 0,00 2 4 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 10 2,50 16 37 6,75 122,750 1380

64 1181 ZAHİDE ULUKUŞ 10A 5 10 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 9 0,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 17 44 6,00 122,250 1382

65 1215 BERAT CAN KAYA 10C 4 12 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 9 1,75 3 4 2,00 13 32 5,00 120,750 1383

66 1253 MURTAZA TAJK 10A 1 1 0,75 7 21 1,75 3 4 2,00 11 26 4,50 118,750 1387

67 1242 NAGEHAN ÖZDAŞ 10C 4 16 0,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 6 24 0,00 2 9 -0,25 1 9 -1,25 2 6 0,50 24 75 5,25 114,750 1390

68 1197 HİRANUR DİNÇ 10C 1 13 -2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 12 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 17 43 6,25 114,500 1391

69 1227 ARDA TURSUN 10B 3 11 0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 8 -1,00 0 3 -0,75 12 29 4,75 113,000 1393

70 640 ATİHAN GÖK 10B 4 11 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 9 -1,25 1 7 -0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 14 42 3,50 109,250 1395

71 1175 MUSTAFA YILMAZ 10B 3 17 -1,25 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 6 24 0,00 3 9 0,75 1 9 -1,25 4 4 3,00 22 77 2,75 108,250 1397

72 1185 ENES PATIR 10A 4 14 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 9 32 1,00 103,000 1402
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 1200 BEREN SERİN 10A 12 7 10,25 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 16 1,00 7 5 5,75 3 6 1,50 3 3 2,25 43 43 32,25 227,750 590

2 1225 SILA DAĞ 10A 10 6 8,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 9 1,75 4 5 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 31 28 24,00 196,250 931

3 1211 ALPEREN GÖÇMEN 10A 10 5 8,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 16 -2,00 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 32 41 21,75 184,250 1046

4 1180 ZEYNEP CULHA 10A 12 5 10,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 15 -1,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 31 41 20,75 183,500 1054

5 1230 BAHAR TEKTEN 10A 11 7 9,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 0 3,00 2 2 1,50 2 15 -1,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 29 44 18,00 172,250 1142

6 1224 SEVGİ KAYA 10A 6 6 4,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 5 1,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 24 22 18,50 169,750 1168

7 1178 BURAK MEMİŞ 10A 7 13 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 9 1,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 37 17,75 163,500 1211

8 1223 SÜMEYYE NUR YOLLU 10A 7 13 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 10 2,50 3 5 1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 28 44 17,00 162,500 1217

9 1194 GONCAGÜL YEŞİL 10A 9 4 8,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 8 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 21 23 15,25 162,500 1217

10 896 MELİS KELEŞ 10A 9 7 7,25 3 0 3,00 4 8 2,00 4 7 2,25 20 22 14,50 162,250 1222

11 395 BÜŞRA NUR ULAŞ 10A 4 3 3,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 19 13 15,75 157,750 1247

12 1191 M MUSTAFA ASLAN 10A 6 11 3,25 3 3 2,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 15 -0,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 26 45 14,75 153,000 1276

13 1245 CEREN ŞEN 10A 6 4 5,00 1 3 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 1 0 1,00 18 21 12,75 148,000 1296

14 1208 ŞEVVAL KARAGÖZ 10A 8 11 5,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 19 32 11,00 146,250 1305

15 1193 BATUHAN KESKİN 10A 7 10 4,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 19 -3,75 3 6 1,50 1 1 0,75 2 6 0,50 24 51 11,25 141,750 1326

16 1177 YİĞİT ARMAĞAN 10A 5 6 3,50 5 1 4,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 10 -1,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 19 27 12,25 141,500 1328

17 1201 BÜŞRA KARA 10A 7 13 3,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 5 9 2,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 21 42 10,50 140,750 1331

18 712 EFECAN ÇİMEN 10A 7 13 3,75 3 3 2,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 9 1,75 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 21 45 9,75 140,000 1335

19 1179 YUSUF GÜR 10A 6 14 2,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 11 1,25 2 6 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 21 45 9,75 137,500 1344

20 1231 ZEYNEP ELVAN 10A 4 8 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 16 -2,00 3 8 1,00 1 1 0,75 2 5 0,75 20 43 9,25 132,250 1356

21 729 AYŞE IRMAK GEVREK 10A 5 15 1,25 2 4 1,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 5 0,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 18 40 8,00 128,250 1368

22 1241 NAZMİ ÖZDEMİR 10A 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 9 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 14 25 7,75 127,500 1371

23 1181 ZAHİDE ULUKUŞ 10A 5 10 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 9 0,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 17 44 6,00 122,250 1382

24 1253 MURTAZA TAJK 10A 1 1 0,75 7 21 1,75 3 4 2,00 11 26 4,50 118,750 1387

25 1185 ENES PATIR 10A 4 14 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 9 32 1,00 103,000 1402



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

SINIF: 10A

KATILIMLAR
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 564 YUSUF GİRAY DENİZ 10B 12 6 10,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 4 5 2,75 1 4 0,00 2 5 0,75 31 35 22,25 194,250 952

2 1248 CEYDA NUR ARSLAN 10B 8 10 5,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 3 5 1,75 1 2 0,50 2 5 0,75 26 36 17,00 166,000 1194

3 1239 BUSE NAZ ŞAHİN 10B 8 11 5,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 3 12 0,00 4 6 2,50 1 5 -0,25 2 0 2,00 27 44 16,00 162,750 1215

4 1237 GÜLSÜM TURGUT 10B 6 8 4,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 5 1,75 2 3 1,25 21 22 15,50 157,500 1249

5 1202 ÖMER ERARSLAN 10B 9 9 6,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 5 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 19 28 12,00 150,750 1285

6 1243 ZEYNEP BİÇİCİ 10B 9 7 7,25 2 4 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 17 21 11,75 150,000 1290

7 1240 ALEYNA KAYA 10B 6 10 3,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 6 0,50 0 8 -2,00 1 0 1,00 3 4 2,00 22 38 12,50 146,000 1307

8 1214 RABİA ÜNAL 10B 9 5 7,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 8 1,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 19 37 9,75 145,500 1308

9 1228 ARDA ŞAHİN 10B 9 9 6,75 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 10 -0,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 20 38 10,50 144,750 1311

10 1192 CEREN ARIKAN 10B 9 7 7,25 2 4 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 17 27 10,25 144,750 1311

11 1226 ESMA SELENAY KANKAL 10B 10 8 8,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 16 29 8,75 142,000 1323

12 1210 ADEM İÇLİ 10B 7 8 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 14 18 9,50 139,250 1337

13 1249 KEREM TORUN 10B 5 8 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 9 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 28 11,00 139,000 1340

14 1205 HACIARAP ALDI 10B 7 13 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 33 10,75 139,000 1340

15 1 EMİN DOĞAN 10B 5 8 3,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 17 26 10,50 137,750 1343

16 1256 SELEN SALMANN 10B 7 8 5,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 4 0,00 14 20 9,00 137,000 1346

17 1247 KÜBRA KARA 10B 6 10 3,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 6 0,50 0 6 -1,50 1 4 0,00 18 34 9,50 134,500 1349

18 1222 HAYDAR ŞAHİN 10B 4 9 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 2 4,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 15 26 8,50 133,500 1354

19 1251 KEZİBAN TEKEŞ 10B 7 10 4,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 17 38 7,50 129,250 1363

20 1216 RÜMEYSA ÖZTÜRK 10B 7 11 4,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 16 35 7,25 129,000 1364

21 1234 MUHAMMET ÖZDEMİR 10B 5 12 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 6 0,50 0 9 -2,25 1 3 0,25 18 37 8,75 128,750 1366

22 1206 EREN KÖKSAL 10B 5 6 3,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 13 29 5,75 123,750 1379

23 1227 ARDA TURSUN 10B 3 11 0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 8 -1,00 0 3 -0,75 12 29 4,75 113,000 1393

24 640 ATİHAN GÖK 10B 4 11 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 9 -1,25 1 7 -0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 14 42 3,50 109,250 1395

25 1175 MUSTAFA YILMAZ 10B 3 17 -1,25 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 6 24 0,00 3 9 0,75 1 9 -1,25 4 4 3,00 22 77 2,75 108,250 1397



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

SINIF: 10B

KATILIMLAR
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 1254 ELİF GÜRBÜZ 10C 13 5 11,75 6 0 6,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 15 8 13,00 6 3 5,25 6 3 5,25 5 1 4,75 61 22 55,50 318,250 99

2 255 KEREM TEKİN 10C 9 8 7,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 9 8 7,00 6 4 5,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 36 33 27,75 208,500 797

3 724 HAYATİ 10C 6 14 2,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 8 8 6,00 7 5 5,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 36 38 26,50 198,250 901

4 1246 SÜMEYYE BALYEMEZ 10C 8 6 6,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 7 9 4,75 5 5 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 26 22,50 189,750 999

5 465 CAHİT CULHA 10C 6 5 4,75 2 3 1,25 3 3 2,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 9 -0,25 7 2 6,50 1 0 1,00 4 1 3,75 29 24 23,00 189,500 1001

6 1195 NİHAN TALU 10C 10 7 8,25 1 4 0,00 5 1 4,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 6 0,50 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 30 32 22,00 187,000 1018

7 378 TAHA ARSLAN 10C 7 9 4,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 10 10 7,50 4 6 2,50 2 0 2,00 30 37 20,75 183,750 1052

8 1174 AYSU DAYI 10C 8 5 6,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 26 21 20,75 181,000 1079

9 1187 OĞUZ KAAN KAYA 10C 8 5 6,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 7 9 4,75 2 3 1,25 24 27 17,25 171,250 1156

10 1183 PAKİZE KANKAL 10C 7 2 6,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 6 6 4,50 2 7 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 22 17,50 171,000 1158

11 1203 AYŞENUR MERT 10C 6 10 3,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 9 2,75 3 8 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 32 18,00 165,500 1197

12 1204 EDA ARSLAN 10C 5 8 3,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 7 7 5,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 25 33 16,75 162,500 1217

13 1189 ESMANAZ DEMİREL 10C 3 10 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 4 2,00 1 4 0,00 2 3 1,25 19 26 12,50 141,750 1326

14 1238 EBRAR ERDOĞDU 10C 4 8 2,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 8 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 18 29 10,75 140,500 1333

15 1250 SUDENAZ TORUN 10C 6 11 3,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 12 -1,00 4 7 2,25 0 2 -0,50 21 41 10,75 139,500 1336

16 1220 ELANUR ÖZDEMİR 10C 7 10 4,50 1 4 0,00 3 3 2,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 16 -1,00 0 10 -2,50 2 6 0,50 1 5 -0,25 22 57 7,75 129,000 1364

17 1176 ENES SALMAN 10C 6 7 4,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 9 1,75 1 8 -1,00 0 6 -1,50 16 38 6,50 127,250 1373

18 1209 IRMAK BOYRAZ 10C 5 12 2,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 3 3,25 0 7 -1,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 17 40 7,00 125,750 1375

19 1131 FATOŞ DÜNDAR 10C 4 16 0,00 2 4 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 10 2,50 16 37 6,75 122,750 1380

20 1215 BERAT CAN KAYA 10C 4 12 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 9 1,75 3 4 2,00 13 32 5,00 120,750 1383

21 1242 NAGEHAN ÖZDAŞ 10C 4 16 0,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 6 24 0,00 2 9 -0,25 1 9 -1,25 2 6 0,50 24 75 5,25 114,750 1390

22 1197 HİRANUR DİNÇ 10C 1 13 -2,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 12 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 17 43 6,25 114,500 1391



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (PUAN sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

SINIF: 10C
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÖÇMEN 1211 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
184,250 221,180 3 10 10 10 1046

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 10 5 8,75 44 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 2 2,50 42 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 2 16 -2,00 -7 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 6 6 4,50 38 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 0,45 0,41 1,70

Fen 30 7 14 3,50 12 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 32 41 21,75 22 13,76 13,42 30,73

Edebiyat  DCEcBeEdD BBC Aae  

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal adbEdACbDB eDADCDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik dbDbdacbadbcaba   c       b  B

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen ddBBcCAaDdCb e b      eE ddeed

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 10 5 50

Edebiyat 20 10 5 50

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 13 6 65

Tarih 6 2 4 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 2 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 4 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 16 7

Matematik 30 2 16 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 3 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 4 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 7 14 23

Fizik 12 6 6 50

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 4 3 57
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 2 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 6 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE IRMAK GEVREK 729 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
128,250 221,180 21 58 58 58 1368

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 15 1,25 6 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 3 2,25 38 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 2 5 0,75 3 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 3 7 1,25 10 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,45 0,41 1,70

Fen 30 3 8 1,00 3 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 18 40 8,00 8 13,76 13,42 30,73

Edebiyat ddcbBdADeBdaEccdbdbe

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bEDdcdABbeeEdbacEdDD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik c cCc   D       ca            

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen aCcdebbAbD                   e

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 15 25

Edebiyat 20 5 15 25

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 8 12 40

Tarih 6 2 4 33

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 3 3 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 0 4 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 5 7

Matematik 30 2 5 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 0 25
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 3 8 10

Fizik 12 3 7 25

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 5 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR TEKTEN 1230 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
172,250 221,180 5 14 14 14 1142

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 11 7 9,25 46 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 4 2 3,50 58 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 3 0 3,00 75 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 2 15 -1,75 -6 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 4 7 2,25 19 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 0,45 0,41 1,70

Fen 30 5 14 1,50 5 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 29 44 18,00 18 13,76 13,42 30,73

Edebiyat BDCdbBeEdDABBCaAae  

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal adbEdACbDBEc ADCDdcA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik dbDbdacbadbcaba           b  B

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CdeBcCAaccb    a      eE ddeed

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 11 7 55

Edebiyat 20 11 7 55

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 11 8 55

Tarih 6 2 4 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 4 2 67

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 3 0 75

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 15 7

Matematik 30 2 15 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 3 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 4 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 5 14 17

Fizik 12 4 7 33

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 4 29
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 3 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 6 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KESKİN 1193 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
141,750 221,180 15 38 38 38 1326

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 10 4,50 23 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 3 1,25 21 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 1 19 -3,75 -13 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 3 6 1,50 13 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,45 0,41 1,70

Fen 30 6 13 2,75 9 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 24 51 11,25 11 13,76 13,42 30,73

Edebiyat dDbbeBcEdbABB  A*c d

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal a*bEB*C eBa*ceDCDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik db*bdacbadbcaba     d  Ebb*   

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Ca*B*  acEb A  a      eEDddeed

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 10 35

Edebiyat 20 7 10 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 10 9 50

Tarih 6 2 4 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 3 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 1 19 3

Matematik 30 1 19 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 4 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 6 13 20

Fizik 12 3 6 25

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 4 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 2 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 2 6 25

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN SERİN 1200 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
227,750 221,180 1 2 2 2 590

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 12 7 10,25 51 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 2 2,50 42 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 5 16 1,00 3 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 7 5 5,75 48 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 3 6 1,50 15 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 0,45 0,41 1,70

Fen 30 13 14 9,50 32 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 43 43 32,25 32 13,76 13,42 30,73

Edebiyat BDCEcBeEdD BBCcAdBdd

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal adbEdACbDB eDADCDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik dbabdacbad BcABDb cc   d  b  B

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CdBBcCAaDdCbdBDecbceC AdDeEd  

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 12 7 60

Edebiyat 20 12 7 60

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 13 6 65

Tarih 6 2 4 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 2 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 4 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 5 16 17

Matematik 30 5 16 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 13 14 43

Fizik 12 7 5 58

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 4 3 57
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 2 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 3 6 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 2 1 67
Mol kavramını açıklar. 4 0 4 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 3 3 38

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK MEMİŞ 1178 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
163,500 221,180 7 20 20 20 1211

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 13 3,75 19 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 5 1 4,75 79 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 3 2,25 38 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 4 9 1,75 6 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 2 6 0,50 4 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 0,45 0,41 1,70

Fen 30 3 8 1,00 3 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 27 37 17,75 18 13,76 13,42 30,73

Edebiyat bbaCdeADBdcabebeDBdD

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal CEDEeBeBCeDadcaAEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik ad      bB  d   c Be  AdEb a  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dCbdeaa E      d       D  d   

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 13 35

Edebiyat 20 7 13 35

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 13 7 65

Tarih 6 5 1 83

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 3 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 4 9 13

Matematik 30 4 9 13

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 0 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 3 8 10

Fizik 12 2 6 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 5 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 1 1 13

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KARA 1201 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
140,750 221,180 17 41 41 41 1331

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 13 3,75 19 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 5 -0,25 -4 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 5 9 2,75 9 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 1 7 -0,75 -6 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,45 0,41 1,70

Fen 30 1 8 -1,00 -3 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 21 42 10,50 11 13,76 13,42 30,73

Edebiyat daCbeBDcdDAdBeDdbaeb

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal ebCEdAbbeBcaaAcaDEcA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik db  a B     BeBcd    A Ed b  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen addebb a E            d       

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 13 35

Edebiyat 20 7 13 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 8 12 40

Tarih 6 3 3 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 1 5 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 5 9 17

Matematik 30 5 9 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 2 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 1 8 3

Fizik 12 1 7 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA NUR ULAŞ 395 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
157,750 221,180 11 26 26 26 1247

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 3 3,25 16 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 1 0 1,00 17 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 1 0,75 13 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 9 2 8,50 43 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 2 2 1,50 5 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 3 4 2,00 17 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,45 0,41 1,70

Fen 30 4 6 2,50 8 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 19 13 15,75 16 13,76 13,42 30,73

Edebiyat A a e  DdBE         

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal C      B  e CeDAEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik   b D    c            A       

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen d  dad AED            b   b  D

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 3 20

Edebiyat 20 4 3 20

Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 0 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 9 2 45

Tarih 6 1 0 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 1 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 2 7

Matematik 30 2 2 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 4 6 13

Fizik 12 3 4 25

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 4 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 0 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 1 2 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ŞEN 1245 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
148,000 221,180 13 31 31 31 1296

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 4 5,00 25 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 1 3 0,25 4 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 3 2,25 38 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 1 3 0,25 1 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 0 6 -1,50 -13 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,45 0,41 1,70

Fen 30 1 6 -0,50 -2 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 18 21 12,75 13 13,76 13,42 30,73

Edebiyat eDC ABeEa  dB       

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal bEdd  eADBceaeDCDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik  aa  Ca                       

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen ad  ba a d  A                 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 4 30

Edebiyat 20 6 4 30

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 10 8 50

Tarih 6 1 3 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 3 3 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 1 3 3

Matematik 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 1 6 3

Fizik 12 0 6 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFECAN ÇİMEN 712 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
140,000 221,180 18 43 43 43 1335

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 13 3,75 19 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 6 -1,50 -25 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 6 13 2,75 14 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 4 9 1,75 6 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 1 8 -1,00 -8 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 1 1,75 22 0,45 0,41 1,70

Fen 30 4 10 1,50 5 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 21 45 9,75 10 13,76 13,42 30,73

Edebiyat daCbbBDceDAdBeDdbaeb

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DcCddAddeadeDe eDbeA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik    da B   b Be cd    A Ed b  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Cddeba aac        d C A De    

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 13 35

Edebiyat 20 7 13 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 6 13 30

Tarih 6 3 3 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 0 6 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 4 9 13

Matematik 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 0 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 4 10 13

Fizik 12 1 8 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 6 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 2 1 25

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES PATIR 1185 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
103,000 221,180 25 72 72 72 1402

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 14 0,50 3 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 0 4 -1,00 -17 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 2 1,50 25 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 1 1 0,75 19 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 4 10 1,50 8 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 0 3 -0,75 -3 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 0 3 -0,75 -6 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,45 0,41 1,70

Fen 30 1 5 -0,25 -1 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 9 32 1,00 1 13,76 13,42 30,73

Edebiyat dbaba ceBeadEBdCea b

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bcba  A eeD C  bEdca

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik  d d             a            

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen a    b  c   D   b      c      

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 14 20

Edebiyat 20 4 14 20

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 4 10 20

Tarih 6 0 4 0

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 2 2 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 1 1 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Matematik 30 0 3 0

Matematik 30 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 1 5 3

Fizik 12 0 3 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 2 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GONCAGÜL YEŞİL 1194 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
162,500 221,180 8 22 22 22 1217

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 9 4 8,00 40 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 1 3 0,25 4 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 2 0,50 8 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 2 1 1,75 44 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 1 8 -1,00 -3 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 1 3 0,25 2 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 1 1,75 22 0,45 0,41 1,70

Fen 30 3 5 1,75 6 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 21 23 15,25 15 13,76 13,42 30,73

Edebiyat  EDC d DBBEe ca  B D

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal C b ed B ea CDc EADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik    d c   d d   deae   A       

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dC d b               deD     D

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 9 4 45

Edebiyat 20 9 4 45

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 0 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 8 6 40

Tarih 6 1 3 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 1 2 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 1 8 3

Matematik 30 1 8 3

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 3 5 10

Fizik 12 1 3 8

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0

Biyoloji 8 2 1 25

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M MUSTAFA ASLAN 1191 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
153,000 221,180 12 28 28 28 1276

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 11 3,25 16 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 3 1,25 21 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 2 1 1,75 44 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 3 15 -0,75 -3 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 3 6 1,50 13 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,45 0,41 1,70

Fen 30 6 12 3,00 10 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 26 45 14,75 15 13,76 13,42 30,73

Edebiyat BDdbeBcEcbAB d cdca 

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DEbddAb eBdBDe CDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik Cca  dB  c  d ab b a Ae bbc ea

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Cddedd CeE  A  b c Da  dD d e 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 11 30

Edebiyat 20 6 11 30

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 11 7 55

Tarih 6 3 3 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 2 3 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 1 50

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 3 15 10

Matematik 30 3 15 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 4 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 6 12 20

Fizik 12 3 6 25

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 5 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 3 13

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS KELEŞ 896 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
162,250 221,180 10 25 25 25 1222

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 9 7 7,25 36 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 0 0 0,00 0 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 0 0,00 0 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 0 0 0,00 0 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 3 0 3,00 15 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 4 8 2,00 7 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 4 7 2,25 19 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,45 0,41 1,70

Fen 30 4 7 2,25 8 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 20 22 14,50 15 13,76 13,42 30,73

Edebiyat b DCBd DBBEBdBba d e

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal                 EA D

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik    e       eA aecaB abA E     

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dCeBeCbAdac                   

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 9 7 45

Edebiyat 20 9 7 45

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 3 0 15

Tarih 6 0 0 0

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 0 0 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 4 8 13

Matematik 30 4 8 13

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 2 29
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 4 7 13

Fizik 12 4 7 33

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 5 29
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MURTAZA TAJK 1253 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
118,750 221,180 24 66 66 66 1387

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 1 1 0,75 4 4,64 4,38 6,91

Matematik 30 7 21 1,75 6 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 3 4 2,00 17 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,45 0,41 1,70

Fen 30 3 4 2,00 7 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 11 26 4,50 5 13,76 13,42 30,73

Edebiyat cE                  

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Matematik BdaCbcCdcacbedCaeaedcd CEcbBa 

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen aCcBdaC                       

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 1 1 5

Edebiyat 20 1 1 5

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 0 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Matematik 30 7 21 23

Matematik 30 7 21 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 3 25
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 3 25
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 4 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 1 50
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 3 4 10

Fizik 12 3 4 25

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 3 29
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİ ÖZDEMİR 1241 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
127,500 221,180 22 59 59 59 1371

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 1 6 -0,50 -3 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 1 4 0,00 0 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 2 0,50 8 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 5 8 3,00 15 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 5 9 2,75 9 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 2 2 1,50 13 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 0,45 0,41 1,70

Fen 30 3 2 2,50 8 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 14 25 7,75 8 13,76 13,42 30,73

Edebiyat  aa b*D    c a      

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal eEbdd ee B     bDEcA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik C  ba B   b Be cd    A Ed *  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen  ad  C C                D     

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 1 6 5

Edebiyat 20 1 6 5

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 0 2 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 5 8 25

Tarih 6 1 4 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 2 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 4 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 5 9 17

Matematik 30 5 9 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 3 2 10

Fizik 12 2 2 17

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 2 29
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 0 13

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ KAYA 1224 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
169,750 221,180 6 17 17 17 1168

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 6 4,50 23 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 3 1 2,75 46 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 2 1,50 25 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 3 5 1,75 6 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 3 4 2,00 17 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,45 0,41 1,70

Fen 30 5 6 3,50 12 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 24 22 18,50 19 13,76 13,42 30,73

Edebiyat A Db dAaBeb  c   BA 

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal  dDE BcBd D Cb eEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik a Ea    bB        Be       c  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen aCbd aC  D          D    c  Cc

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 6 30

Edebiyat 20 6 6 30

Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 10 5 50

Tarih 6 3 1 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 2 2 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 1 2 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 3 5 10

Matematik 30 3 5 10

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 1 50
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 5 6 17

Fizik 12 3 4 25

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 3 29
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji 8 1 2 13

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KARAGÖZ 1208 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
146,250 221,180 14 32 32 32 1305

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 8 11 5,25 26 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 1 4 0,00 0 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 4 0,00 0 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 6 12 3,00 15 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 4 5 2,75 9 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 0 4 -1,00 -8 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 0,45 0,41 1,70

Fen 30 1 4 0,00 0 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 19 32 11,00 11 13,76 13,42 30,73

Edebiyat cbaCdeADBBbcEc dbBAe

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bdeEb bB ceaCeadEAbD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik adbd    bB       BB   A       

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen da d  a                   A   

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 8 11 40

Edebiyat 20 8 11 40

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 6 12 30

Tarih 6 1 4 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 4 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 4 5 13

Matematik 30 4 5 13

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 1 4 3

Fizik 12 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 1 0 13

Mayozu açıklar. 2 1 0 50
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DAĞ 1225 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
196,250 221,180 2 5 5 5 931

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 10 6 8,50 43 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 2 3 1,25 21 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 2 1,50 25 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 4 9 1,75 6 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 4 5 2,75 23 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 1 1,75 22 0,45 0,41 1,70

Fen 30 7 6 5,50 18 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 31 28 24,00 24 13,76 13,42 30,73

Edebiyat eDC bBDEde BB bA BdE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DEbd bCdeB  DdeCDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik db da B     BeB e  d A    b  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CdBBbaba E          C A De    

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 10 6 50

Edebiyat 20 10 6 50

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 10 7 50

Tarih 6 2 3 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 2 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 4 9 13

Matematik 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 2 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 7 6 23

Fizik 12 4 5 33

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 3 29
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 2 1 25

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE NUR YOLLU 1223 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
162,500 221,180 8 22 22 22 1217

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 13 3,75 19 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 5 1 4,75 79 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 3 2,25 38 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 5 10 2,50 8 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 3 5 1,75 15 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,45 0,41 1,70

Fen 30 5 14 1,50 5 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 28 44 17,00 17 13,76 13,42 30,73

Edebiyat daCbbBDceDAdBeDdbaeb

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DECEBeCeDBaeaA dD cA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik aEeda B   b B  cd   dA E  b  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CddeAa a E     Cdebaaad D d e 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 13 35

Edebiyat 20 7 13 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 11 7 55

Tarih 6 5 1 83

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 3 3 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 5 10 17

Matematik 30 5 10 17

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 5 14 17

Fizik 12 3 5 25

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 2 0 67
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 8 1 3 13

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ARMAĞAN 1177 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
141,500 221,180 16 40 40 40 1328

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 6 3,50 18 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 5 1 4,75 79 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 2 2,50 42 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 1 10 -1,50 -5 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 0 3 -0,75 -6 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,45 0,41 1,70

Fen 30 1 7 -0,75 -3 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 19 27 12,25 12 13,76 13,42 30,73

Edebiyat  DbEcBDbaeA  a      

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DECEBeC DcEea   DEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik   D   c      ee e  c  baa d  e

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen   c e    c            e *bc D 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 6 25

Edebiyat 20 5 6 25

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 0 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 12 4 60

Tarih 6 5 1 83

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 3 2 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 1 10 3

Matematik 30 1 10 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 1 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 1 7 3

Fizik 12 0 3 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 4 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÜR 1179 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
137,500 221,180 19 49 49 49 1344

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 14 2,50 13 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 1 5 -0,25 -4 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 4 0,00 0 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 7 12 4,00 20 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 4 11 1,25 4 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 2 6 0,50 4 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 1 1,75 22 0,45 0,41 1,70

Fen 30 4 8 2,00 7 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 21 45 9,75 10 13,76 13,42 30,73

Edebiyat da*bbBDceDAdBeDdbaeb

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal edbEdeeeea BDdebDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik db da B   b Be cd    A Ed b  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Cddeba a E        d   A De    

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 14 30

Edebiyat 20 6 14 30

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 7 12 35

Tarih 6 1 5 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 1 4 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 3 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 4 11 13

Matematik 30 4 11 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 2 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 4 8 13

Fizik 12 2 6 17

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 2 1 25

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİDE ULUKUŞ 1181 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
122,250 221,180 23 64 64 64 1382

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 10 2,50 13 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 1 4 0,00 0 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 3 1,25 21 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 3 9 0,75 3 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 1 7 -0,75 -6 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 0,45 0,41 1,70

Fen 30 2 14 -1,50 -5 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 17 44 6,00 6 13,76 13,42 30,73

Edebiyat eaCb BbEdb B abA cc 

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal a Cddeb eBEebebeDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik   D Bdae    d c   e    Ee a  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Caead b c  e   d e  C eceb  b 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 10 25

Edebiyat 20 5 10 25

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 7 11 35

Tarih 6 1 4 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 3 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 4 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 3 9 10

Matematik 30 3 9 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 1 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 2 14 7

Fizik 12 1 7 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 5 0

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CULHA 1180 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
183,500 221,180 4 12 12 12 1054

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 12 5 10,75 54 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 2 2,50 42 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 4 0 4,00 100 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 2 15 -1,75 -6 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 4 7 2,25 19 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 0,45 0,41 1,70

Fen 30 5 14 1,50 5 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 31 41 20,75 21 13,76 13,42 30,73

Edebiyat BDCE*BeEdDABBC A**  

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal *dbEdACbDB eDADCD*DA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik *bDb*acbadbcaba           b  B

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen *dBB*CAac*b    a      eE ddeed

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 12 5 60

Edebiyat 20 12 5 60

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 12 7 60

Tarih 6 2 4 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 2 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 4 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 15 7

Matematik 30 2 15 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 3 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 4 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 5 14 17

Fizik 12 4 7 33

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 3 3 43
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 3 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 6 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELVAN 1231 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
132,250 221,180 20 53 53 53 1356

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 8 2,00 10 4,64 4,38 6,91

Tarih 6 3 1 2,75 46 1,42 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 2 0,50 8 1,30 0,98 2,35

Felsefe 4 0 2 -0,50 -13 1,08 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,24 3,05 3,35

Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,04 6,31 10,51

Matematik 30 2 16 -2,00 -7 0,47 1,28 6,01

Fizik 12 3 8 1,00 8 1,16 0,96 3,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,28 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 0,45 0,41 1,70

Fen 30 6 14 2,50 8 1,89 1,62 7,59

Toplam: 100 20 43 9,25 9 13,76 13,42 30,73

Edebiyat ebDdB  cBBb    aae  

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bEDE   B ee d  eEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik cbcd a aec      aadb d bEcbB  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen deddeCdAEc b A  a      DEde*ee

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 8 20

Edebiyat 20 4 8 20

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 0 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 8 5 40

Tarih 6 3 1 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 2 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 16 7

Matematik 30 2 16 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 6 14 20

Fizik 12 3 8 25

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 5 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 2 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 2 5 25

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM İÇLİ 1210 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
139,250 221,180 12 45 45 45 1337

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 8 5,00 25 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 1 2,75 46 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 3 0,25 4 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 5 5 3,75 19 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 0 2 -0,50 -2 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 2 3 1,25 10 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 2 3 1,25 4 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 14 18 9,50 10 10,21 13,42 30,73

Edebiyat d DC edDBdE E  acBbe

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal C DE c a eeE a  E   

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik    d              e           

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dCe  Cd                       

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 8 35

Edebiyat 20 7 8 35

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 5 5 25

Tarih 6 3 1 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 1 3 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Matematik 30 0 2 0

Matematik 30 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 2 3 7

Fizik 12 2 3 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 2 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KAYA 1240 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
146,000 221,180 7 33 33 33 1307

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 10 3,50 18 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 5 -0,25 -4 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 6 0,50 2 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 8 -2,00 -17 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 0,28 0,41 1,70

Fen 30 4 12 1,00 3 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 22 38 12,50 13 10,21 13,42 30,73

Edebiyat eDCbedcdaeABBa  b  E

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DEbddAecbBceadDCDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik bca  e      Bba              B

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen bd eda aed          C dEccc DE

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 10 30

Edebiyat 20 6 10 30

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 10 10 50

Tarih 6 3 3 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 1 5 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 6 7

Matematik 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 4 12 13

Fizik 12 0 8 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 5 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 3 4 38

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 0 67
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 1228 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
144,750 221,180 9 35 35 35 1311

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 9 9 6,75 34 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 7 12 4,00 20 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 10 -0,50 -2 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 2 6 0,50 4 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,28 0,41 1,70

Fen 30 2 7 0,25 1 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 20 38 10,50 11 10,21 13,42 30,73

Edebiyat eDCbABcEccABBd da eE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DbdEecedDBaebe CbEcA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik da  d ec  D d B       a   b ea

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen db ebdbC E                  e 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 9 9 45

Edebiyat 20 9 9 45

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 7 12 35

Tarih 6 2 4 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 10 7

Matematik 30 2 10 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 2 7 7

Fizik 12 2 6 17

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 3 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TURSUN 1227 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
113,000 221,180 23 69 69 69 1393

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 3 11 0,25 1 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 2 1 1,75 29 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 4 -1,00 -17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 1 8 -1,00 -3 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 3 -0,75 -6 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 0 3 -0,75 -3 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 12 29 4,75 5 10,21 13,42 30,73

Edebiyat edDbBa ceed   aa B e

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal CdD   ca e deaDAEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik eecba      eb    aB           

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen ddd                           

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 3 11 15

Edebiyat 20 3 11 15

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 8 7 40

Tarih 6 2 1 33

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 0 4 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 1 8 3

Matematik 30 1 8 3

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 0 3 0

Fizik 12 0 3 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATİHAN GÖK 640 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
109,250 221,180 24 70 70 70 1395

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 11 1,25 6 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 1 4 0,00 0 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 2 1,50 25 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 1 9 -1,25 -4 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 1 7 -0,75 -6 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 0,28 0,41 1,70

Fen 30 1 14 -2,50 -8 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 14 42 3,50 4 10,21 13,42 30,73

Edebiyat acCEbee  DcBabbdc   

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal cE aadecD  BcAe DEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik bd b C a d c  ead             

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen ddc be Ca  c   b e a  b be  e 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 11 20

Edebiyat 20 4 11 20

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 8 8 40

Tarih 6 1 4 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 2 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 2 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 1 9 3

Matematik 30 1 9 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 1 14 3

Fizik 12 1 7 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 5 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 4 0

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE NAZ ŞAHİN 1239 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
162,750 221,180 3 21 21 21 1215

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 8 11 5,25 26 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 2 2,50 42 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 9 10 6,50 33 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 3 12 0,00 0 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 4 6 2,50 21 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 0 2,00 25 0,28 0,41 1,70

Fen 30 7 11 4,25 14 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 27 44 16,00 16 10,21 13,42 30,73

Edebiyat dDebeB*EBedBBa bdcBE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal D CEcedAeaEeaeaeDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik  ca cad b   B B  b a c  C  bda

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CEc eecbDE bda e b Dd  E A    

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 8 11 40

Edebiyat 20 8 11 40

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 9 10 45

Tarih 6 3 2 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 4 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 3 12 10

Matematik 30 3 12 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 7 11 23

Fizik 12 4 6 33

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 4 29
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 2 0 25

Mayozu açıklar. 2 1 0 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ARIKAN 1192 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
144,750 221,180 9 35 35 35 1311

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 9 7 7,25 36 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 2 1,50 25 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 0 2 -0,50 -13 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 6 0,50 2 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 4 -1,00 -8 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 0 4 -1,00 -3 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 17 27 10,25 10 10,21 13,42 30,73

Edebiyat AdDCe ADBBb EaaC c c

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal dEDbce B eDae  dEAbc

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik e a b    e e      B    a   B  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen ba d d                        

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 9 7 45

Edebiyat 20 9 7 45

Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 6 10 30

Tarih 6 2 4 33

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 2 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Matematik 30 2 6 7

Matematik 30 2 6 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 0 4 0

Fizik 12 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA NUR ARSLAN 1248 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
166,000 221,180 2 18 18 18 1194

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 8 10 5,50 28 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 4 1,00 3 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 3 5 1,75 15 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 1 2 0,50 5 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 0,28 0,41 1,70

Fen 30 6 12 3,00 10 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 26 36 17,00 17 10,21 13,42 30,73

Edebiyat  baCdddDBBEcE EaeBbe

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal CEcEecAadeeEeaDdEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik  cc       a      BB        d  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dCA dbC de  aA  b     Aedcba D

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 8 10 40

Edebiyat 20 8 10 40

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 0 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 10 10 50

Tarih 6 3 3 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 3 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 4 7

Matematik 30 2 4 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 6 12 20

Fizik 12 3 5 25

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 4 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 1 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 2 5 25

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN DOĞAN 1 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
137,750 221,180 15 48 48 48 1343

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 8 3,00 15 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 3 0,25 4 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 1 0,75 19 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 3 1,25 4 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 4 -1,00 -8 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 1 8 -1,00 -3 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 17 26 10,50 11 10,21 13,42 30,73

Edebiyat ebDdadAbB E E  e   c

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bdDEAebe  Da  DeEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik   cb              Bc       B  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen db  ea                ea bb  D

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 8 25

Edebiyat 20 5 8 25

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 9 7 45

Tarih 6 3 3 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 1 3 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 1 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 3 7

Matematik 30 2 3 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 1 8 3

Fizik 12 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 1 4 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KÖKSAL 1206 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
123,750 221,180 22 62 62 62 1379

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 6 3,50 18 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 2 2 1,50 25 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 3 -0,75 -13 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 5 9 2,75 14 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 6 0,50 2 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 1 5 -0,25 -2 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,28 0,41 1,70

Fen 30 1 8 -1,00 -3 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 13 29 5,75 6 10,21 13,42 30,73

Edebiyat eaCbAB  dDc Be      

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal D bE da e  ea DbDccA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik  a   ec a   eAB      b        

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Cbd cb   b          b     d e 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 6 25

Edebiyat 20 5 6 25

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 0 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 5 9 25

Tarih 6 2 2 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 0 3 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 6 7

Matematik 30 2 6 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 1 8 3

Fizik 12 1 5 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 2 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA SELENAY KANKAL 1226 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
142,000 221,180 11 37 37 37 1323

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 10 8 8,00 40 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 0 3 -0,75 -13 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 4 0,00 0 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 3 8 1,00 5 5,10 6,31 10,51

Fizik 12 2 6 0,50 4 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,28 0,41 1,70

Fen 30 3 13 -0,25 -1 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 16 29 8,75 9 10,21 13,42 30,73

Edebiyat bdDCdBADeBcBcdEd B D

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal  c b c Bdeba   cEA  

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Fen d bd CdAbe  e d b c  a cd  E  

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDEB TAR COĞ FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 10 8 50

Edebiyat 20 10 8 50

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 3 8 15

Tarih 6 0 3 0

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 1 4 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Fen 30 3 13 10

Fizik 12 2 6 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 4 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0

Biyoloji 8 1 2 13

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM TURGUT 1237 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
157,500 221,180 4 27 27 27 1249

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 8 4,00 20 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 3 1 2,75 69 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 3 5 1,75 6 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 2 3 1,25 10 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 2 3 1,25 4 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 21 22 15,50 16 10,21 13,42 30,73

Edebiyat ebDC c bBBbBE  e e e

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal CdbdAB   ee CDDcEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik  e              b B   AeEd c  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dd B C  a                     

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 8 30

Edebiyat 20 6 8 30

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 10 6 50

Tarih 6 3 3 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 0 2 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 3 5 10

Matematik 30 3 5 10

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 2 3 7

Fizik 12 2 3 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 1 29
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HACIARAP ALDI 1205 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
139,000 221,180 13 46 46 46 1340

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 13 3,75 19 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 2 2,50 42 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 8 0,00 0 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 2 -0,50 -4 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,28 0,41 1,70

Fen 30 0 3 -0,75 -3 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 19 33 10,75 11 10,21 13,42 30,73

Edebiyat BDbaABbbceceBacedBdE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal a CdBACAeebeDcaeDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik  *beeee     B          E  d  c

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen dd                     d      

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 13 35

Edebiyat 20 7 13 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 10 9 50

Tarih 6 3 2 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 8 7

Matematik 30 2 8 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 0 3 0

Fizik 12 0 2 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYDAR ŞAHİN 1222 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
133,500 221,180 18 52 52 52 1354

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 9 1,75 9 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 1 2 0,50 8 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 4 -1,00 -17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 0 0 0,00 0 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 4 7 2,25 11 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 5 2 4,50 15 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 2 4 1,00 8 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 0,28 0,41 1,70

Fen 30 2 8 0,00 0 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 15 26 8,50 9 10,21 13,42 30,73

Edebiyat e ca  ceBeEeE d   bD

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal   acA   eeea    EADc

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik    a       e     BBA     E B  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dC edaC                  dbab 

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 9 20

Edebiyat 20 4 9 20

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 4 7 20

Tarih 6 1 2 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 0 4 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Matematik 30 5 2 17

Matematik 30 5 2 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 3 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 2 8 7

Fizik 12 2 4 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 4 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 4 0

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TORUN 1249 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
139,000 221,180 13 46 46 46 1340

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 8 3,00 15 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 2 2,50 42 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 3 1,25 21 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 3 9 0,75 3 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 2 -0,50 -4 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,28 0,41 1,70

Fen 30 0 3 -0,75 -3 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 18 28 11,00 11 10,21 13,42 30,73

Edebiyat d DbB cbBeb E  a B e

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal Cda ABAeCee eaDbEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik eec b    ece     BB     Ea c  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dd                      d     

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 8 25

Edebiyat 20 5 8 25

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 10 8 50

Tarih 6 3 2 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 2 3 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 2 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 1 3 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 3 9 10

Matematik 30 3 9 10

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 0 3 0

Fizik 12 0 2 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEZİBAN TEKEŞ 1251 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
129,250 221,180 19 54 54 54 1363

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 10 4,50 23 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 0 5 -1,25 -4 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 1 7 -0,75 -6 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 2 12 -1,00 -3 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 17 38 7,50 8 10,21 13,42 30,73

Edebiyat eDC bBaEdcABdd da eE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal ebCdeAeAaBcebe CDEaA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik da  d       d         a       

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen db ebdbC   e  a       c Ddb e 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 10 35

Edebiyat 20 7 10 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 8 11 40

Tarih 6 2 4 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 0 5 0

Matematik 30 0 5 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 2 12 7

Fizik 12 1 7 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 4 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 4 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KARA 1247 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
134,500 221,180 17 51 51 51 1349

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 10 3,50 18 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 1 0,75 19 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 6 0,50 2 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 6 -1,50 -13 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 1 10 -1,50 -5 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 18 34 9,50 10 10,21 13,42 30,73

Edebiyat ebDdadAbBBE E be a c

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bdDEAebeCeDa  DeE DD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik   cba      e     aBc       B  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dbd eaa               ea bb  D

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 10 30

Edebiyat 20 6 10 30

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 9 8 45

Tarih 6 3 3 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 1 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 6 7

Matematik 30 2 6 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 1 10 3

Fizik 12 0 6 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 4 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 1 4 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZDEMİR 1234 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
128,750 221,180 21 57 57 57 1366

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 12 2,00 10 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 2 2,50 42 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 3 0,25 4 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 10 7 8,25 41 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 6 0,50 2 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 9 -2,25 -19 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,28 0,41 1,70

Fen 30 1 12 -2,00 -7 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 18 37 8,75 9 10,21 13,42 30,73

Edebiyat edDbeccecBEBEa a c b

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal  EDEbc B eedCeDbEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik    b        e   bdeA  Ad      

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen ddee bd bcc            Dc c  b

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 12 25

Edebiyat 20 5 12 25

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 10 7 50

Tarih 6 3 2 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 1 3 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 6 7

Matematik 30 2 6 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 1 12 3

Fizik 12 0 9 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 6 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 1 3 13

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YILMAZ 1175 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
108,250 221,180 25 71 71 71 1397

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 3 17 -1,25 -6 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 1 5 -0,25 -4 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 6 -1,50 -25 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 5 14 1,50 8 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 6 24 0,00 0 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 3 9 0,75 6 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 0,28 0,41 1,70

Fen 30 8 22 2,50 8 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 22 77 2,75 3 10,21 13,42 30,73

Edebiyat aDabceabcDdBadbcdeab

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DabddebceeaeacbC EDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik abcdeeabCdeeBdabcdeBacadabEDeB

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen abcdeabCDEabcdeaBcdeabcdeAbCDE

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 3 17 15

Edebiyat 20 3 17 15

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 5 14 25

Tarih 6 1 5 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 0 6 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 6 24 20

Matematik 30 6 24 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 3 25
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 7 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 8 22 27

Fizik 12 3 9 25

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 5 29
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 2 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0
Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 8 4 4 50

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ERARSLAN 1202 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
150,750 221,180 5 29 29 29 1285

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 9 9 6,75 34 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 3 0,25 4 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 6 8 4,00 20 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 5 0,75 3 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 1 1 0,75 6 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,28 0,41 1,70

Fen 30 2 6 0,50 2 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 19 28 12,00 12 10,21 13,42 30,73

Edebiyat eDC bBDEBDeaae eEBec

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DcCceAC  dad  b  EcA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik d   c    a    B    d    C    a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Cd           ee    e  cE    e 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 9 9 45

Edebiyat 20 9 9 45

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 6 8 30

Tarih 6 3 3 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 1 3 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 5 7

Matematik 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 2 6 7

Fizik 12 1 1 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 2 13

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÜNAL 1214 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
145,500 221,180 8 34 34 34 1308

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 9 5 7,75 39 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 1 2 0,50 8 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 4 -1,00 -17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 0 4 -1,00 -25 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 4 11 1,25 6 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 3 8 1,00 3 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 2 4 1,00 8 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 3 13 -0,25 -1 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 19 37 9,75 10 10,21 13,42 30,73

Edebiyat eDa bBDEBD BB  b c E

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal a C c d e aeaeaeDEcA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik dc    d b   BbBcdb   A        

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Cded C a     ccbde     a  bbDa

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 9 5 45

Edebiyat 20 9 5 45

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 4 11 20

Tarih 6 1 2 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 0 4 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 4 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 3 8 10

Matematik 30 3 8 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 3 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 3 13 10

Fizik 12 2 4 17

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 4 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 2 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 4 13

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZTÜRK 1216 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
129,000 221,180 20 55 55 55 1364

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 11 4,25 21 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 2 3 1,25 21 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 7 11 4,25 21 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 2 7 0,25 1 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 0 5 -1,25 -10 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,28 0,41 1,70

Fen 30 0 6 -1,50 -5 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 16 35 7,25 7 10,21 13,42 30,73

Edebiyat AdDCecAcBBb Eaad ddc

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal dEDb edBeeDaC beEAbc

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik e abb    e e      B    a   B  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen ba d d     e      b           

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 11 35

Edebiyat 20 7 11 35

Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 7 11 35

Tarih 6 2 3 33

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Matematik 30 2 7 7

Matematik 30 2 7 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 4 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 0 6 0

Fizik 12 0 5 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN SALMANN 1256 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
137,000 221,180 16 50 50 50 1346

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 8 5,00 25 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 0 3 -0,75 -13 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 4 0,00 0 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 2 1 1,75 44 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 6 8 4,00 20 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 1 4 0,00 0 0,52 1,28 6,01

Toplam: 100 14 20 9,00 9 10,21 13,42 30,73

Edebiyat  DCaeB dd ABBaccE  b

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal e b d dd eEcDd C EDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik  a  eee     B                 

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 8 35

Edebiyat 20 7 8 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 6 8 30

Tarih 6 0 3 0

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 4 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 1 50

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 1 4 3

Matematik 30 1 4 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GİRAY DENİZ 564 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
194,250 221,180 1 6 6 6 952

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 12 6 10,50 53 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 4 4 3,00 10 0,52 1,28 6,01

Fizik 12 4 5 2,75 23 0,07 0,96 3,22

Kimya 10 1 4 0,00 0 -0,21 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 0,28 0,41 1,70

Fen 30 7 14 3,50 12 0,14 1,62 7,59

Toplam: 100 31 35 22,25 22 10,21 13,42 30,73

Edebiyat eDaEdBDEBDABBa  EadE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DdCEdbeAcBceDeee cDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik dc A   c e  B B     E         

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen Cded CdC Ed  a ec d C  ceedbDE

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 12 6 60

Edebiyat 20 12 6 60

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 8 11 40

Tarih 6 3 3 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 4 4 13

Matematik 30 4 4 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 0 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 0 50
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 7 14 23

Fizik 12 4 5 33

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 3 29
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 2 5 25

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BİÇİCİ 1243 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
150,000 221,180 6 30 30 30 1290

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 25 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 9 7 7,25 36 4,48 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,45 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 3 1,25 21 0,34 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 0,46 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,85 3,05 3,35

Sosyal 20 7 11 4,25 21 5,10 6,31 10,51

Matematik 30 1 3 0,25 1 0,52 1,28 6,01

Toplam: 100 17 21 11,75 12 10,21 13,42 30,73

Edebiyat eDC ABDbecABcC  a aE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DbdEec dDBaebe CbEcA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik  a  de      B                 

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 9 7 45

Edebiyat 20 9 7 45

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 7 11 35

Tarih 6 2 4 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 3 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 1 3 3

Matematik 30 1 3 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR MERT 1203 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
165,500 221,180 11 19 19 19 1197

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 10 3,50 18 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 3 0 3,00 50 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 2 2,50 42 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 5 9 2,75 9 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 3 8 1,00 8 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,51 0,41 1,70

Fen 30 4 9 1,75 6 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 26 32 18,00 18 16,67 13,42 30,73

Edebiyat edDeBaADBab da d  Ab

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal   D AB BCcDaC ecEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik BdaCa C  d CA b add e         

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen *b*ddbCAdDb         D        c

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 10 30

Edebiyat 20 6 10 30

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 11 4 55

Tarih 6 3 0 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 2 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 5 9 17

Matematik 30 5 9 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 3 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 0 25
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 4 9 13

Fizik 12 3 8 25

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 5 29
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU DAYI 1174 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
181,000 221,180 8 13 13 13 1079

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 8 5 6,75 34 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 2 3 1,25 21 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 1 2,75 46 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 1 0,75 19 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 1 6 -0,50 -2 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 4 2 3,50 29 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 0,51 0,41 1,70

Fen 30 7 5 5,75 19 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 26 21 20,75 21 16,67 13,42 30,73

Edebiyat  DbEbB EBe B d AE  d

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal abCEd C DB ee  CDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik d  b b      B          d  a  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen  bdB C C E     b    b A De  D 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 8 5 40

Edebiyat 20 8 5 40

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 10 5 50

Tarih 6 2 3 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 3 1 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 1 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 1 6 3

Matematik 30 1 6 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 7 5 23

Fizik 12 4 2 33

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 3 2 43
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 0 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 3 1 38

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN KAYA 1215 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
120,750 221,180 20 65 65 65 1383

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 12 1,00 5 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 0 2 -0,50 -8 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 3 0,25 4 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 0 1 -0,25 -6 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 2 7 0,25 1 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 4 9 1,75 6 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 3 4 2,00 17 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,51 0,41 1,70

Fen 30 3 4 2,00 7 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 13 32 5,00 5 16,67 13,42 30,73

Edebiyat daabeBDbcDdeca  b  E

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal b b    cbB e   e b A

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik C a  dac B  B da     A b  d  a

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CEdabC     c                  

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 12 20

Edebiyat 20 4 12 20

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 2 7 10

Tarih 6 0 2 0

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 3 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 4 9 13

Matematik 30 4 9 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 2 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 3 4 10

Fizik 12 3 4 25

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 3 29
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CAHİT CULHA 465 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
189,500 221,180 5 8 8 8 1001

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 5 4,75 24 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 2 3 1,25 21 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 3 2,25 38 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 0 1,00 25 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 2 9 -0,25 -1 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 7 2 6,50 54 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 4 1 3,75 47 0,51 0,41 1,70

Fen 30 12 3 11,25 38 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 29 24 23,00 23 16,67 13,42 30,73

Edebiyat dDC dBDEae B     c  

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal bdCEe CdDBae  D DEcA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik ecadBaa a   d d              B

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen C BBeC CDE cA         A DcE D 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 5 30

Edebiyat 20 6 5 30

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 9 7 45

Tarih 6 2 3 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 3 3 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 0 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 9 7

Matematik 30 2 9 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 4 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 12 3 40

Fizik 12 7 2 58

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 5 1 71
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 4 1 50

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ERDOĞDU 1238 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
140,500 221,180 14 42 42 42 1333

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 8 2,00 10 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 1 3 0,25 4 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 4 0,00 0 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 5 8 3,00 10 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 1 2 0,50 4 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,51 0,41 1,70

Fen 30 2 3 1,25 4 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 18 29 10,75 11 16,67 13,42 30,73

Edebiyat bbDe dAb BEd  aa    

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal Cde e Addec CDbeEADb

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik cdabD b  Bce     Be    C   B  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen Ed    a      A     c          

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 8 20

Edebiyat 20 4 8 20

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 7 10 35

Tarih 6 1 3 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 4 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Matematik 30 5 8 17

Matematik 30 5 8 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 0 50
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 2 3 7

Fizik 12 1 2 8

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 1 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ARSLAN 1204 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
162,500 221,180 12 22 22 22 1217

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 8 3,00 15 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 1 4 0,00 0 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 1 0,75 13 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 7 7 5,25 18 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 2 7 0,25 2 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 0,51 0,41 1,70

Fen 30 4 12 1,00 3 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 25 33 16,75 17 16,67 13,42 30,73

Edebiyat edDC dADaBba aa     

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal  dbEcd B  a CeDAEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik    b B  aeDCd   c eA  A Eb B  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen b eBdaaebD  c         eDdd c D

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 8 25

Edebiyat 20 5 8 25

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 9 6 45

Tarih 6 1 4 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 1 1 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 7 7 23

Matematik 30 7 7 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 1 25
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 4 12 13

Fizik 12 2 7 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 4 29
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 2 4 25

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÖZDEMİR 1220 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
129,000 221,180 16 55 55 55 1364

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 10 4,50 23 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 1 4 0,00 0 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 3 2,25 38 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 3 16 -1,00 -3 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 0 10 -2,50 -21 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 0,51 0,41 1,70

Fen 30 3 21 -2,25 -8 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 22 57 7,75 8 16,67 13,42 30,73

Edebiyat caebeBDEdeAB Ce be E

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal edCdd CbeBaBcdbCDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik Cb  a da aD eAabb  e c aaeb  d

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen dbeecddbe  d BDde beabcaDed c 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 10 35

Edebiyat 20 7 10 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 9 10 45

Tarih 6 1 4 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 3 3 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 3 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 3 16 10

Matematik 30 3 16 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 2 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 4 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 3 21 10

Fizik 12 0 10 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 7 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 2 0 67
Mol kavramını açıklar. 4 0 3 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Biyoloji 8 1 5 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜRBÜZ 1254 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
318,250 221,180 1 1 1 1 99

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 13 5 11,75 59 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 6 0 6,00 100 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 1 2,75 46 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 3 1 2,75 69 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 16 2 15,50 78 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 15 8 13,00 43 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 6 3 5,25 44 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 6 3 5,25 53 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 5 1 4,75 59 0,51 0,41 1,70

Fen 30 17 7 15,25 51 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 61 22 55,50 56 16,67 13,42 30,73

Edebiyat  DCEcBDEcD BBbaAaBBE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DECEBAC DBc DeDCDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik CEbdBCacCB BBdB A    AbEb EDbB

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CaB  CAaDE cABDeeD DdDA DeECD 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 13 5 65

Edebiyat 20 13 5 65

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 0 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 16 2 80

Tarih 6 6 0 100

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 1 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 4 3 1 75

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 15 8 50

Matematik 30 15 8 50

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 2 1 50
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 1 29
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 17 7 57

Fizik 12 6 3 50

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 3 3 43
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 0 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 3 0 100
Mol kavramını açıklar. 4 1 2 25
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Biyoloji 8 5 1 63

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SALMAN 1176 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
127,250 221,180 17 60 60 60 1373

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 7 4,25 21 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 1 3 0,25 4 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 4 0,00 0 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 2 1 1,75 44 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 5 8 3,00 15 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 4 9 1,75 6 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 1 8 -1,00 -8 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 6 -1,50 -19 0,51 0,41 1,70

Fen 30 1 14 -2,50 -8 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 16 38 6,50 7 16,67 13,42 30,73

Edebiyat cE C cd  dEB aab BA 

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bdDd  e aeDabD AE   

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik BdcdaBa  B     Badd        e  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dCcadde d  b          d ccbae 

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 7 30

Edebiyat 20 6 7 30

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 5 8 25

Tarih 6 1 3 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 4 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 25

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 0 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Matematik 30 4 9 13

Matematik 30 4 9 13

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 3 25
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 1 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 0 50
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 1 14 3

Fizik 12 1 8 8

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 5 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 3 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 6 0

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANAZ DEMİREL 1189 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
141,750 221,180 13 38 38 38 1326

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 3 10 0,50 3 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 2 1 1,75 29 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 2 1,50 25 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 3 4 2,00 7 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 1 4 0,00 0 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 0,51 0,41 1,70

Fen 30 3 7 1,25 4 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 19 26 12,50 13 16,67 13,42 30,73

Edebiyat  babbBeEd  cBaeb    

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal   CdB  AeB eDeDeDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik C    d   c   A   a   A    b   

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen  a  cb  eE            A edE e 

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 3 10 15

Edebiyat 20 3 10 15

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 10 5 50

Tarih 6 2 1 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya 6 2 2 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 3 4 10

Matematik 30 3 4 10

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 0 25
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 3 7 10

Fizik 12 1 4 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 2 3 25

Mayozu açıklar. 2 1 1 50
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ DÜNDAR 1131 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
122,750 221,180 19 63 63 63 1380

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 16 0,00 0 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 3 2,25 38 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 5 10 2,50 8 3,02 1,28 6,01

Toplam: 100 16 37 6,75 7 16,67 13,42 30,73

Edebiyat bdcedacDddEcdebCacAc

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal dccEeBbaCcDECaDccb  

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik cb CadeBD abdc          EdA   

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 16 20

Edebiyat 20 4 16 20

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 7 11 35

Tarih 6 2 4 33

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 3 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Matematik 30 5 10 17

Matematik 30 5 10 17

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 1 25
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 2 2 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYATİ 724 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
198,250 221,180 3 4 4 4 901

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 14 2,50 13 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 4 2 3,50 58 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 2 2,50 42 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 8 8 6,00 20 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 7 5 5,75 48 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 3 3 2,25 23 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,51 0,41 1,70

Fen 30 10 9 7,75 26 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 36 38 26,50 27 16,67 13,42 30,73

Edebiyat BDbbeBDbdDdecabbbcaE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DbCEdAdAD cBDcadDEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik CaacBaBcCBDBde aA             

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CEBBe*caDECcAcDed  D  e       

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 14 30

Edebiyat 20 6 14 30

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 12 7 60

Tarih 6 4 2 67

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 2 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 3 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 8 8 27

Matematik 30 8 8 27

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 3 1 75
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 10 9 33

Fizik 12 7 5 58

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 4 3 57
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 2 1 67
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 2 1 67
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR DİNÇ 1197 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
114,500 221,180 22 68 68 68 1391

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 1 13 -2,25 -11 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 2 3 1,25 21 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 2 2,50 42 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 2 12 -1,00 -3 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 1 4 0,00 0 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 0,51 0,41 1,70

Fen 30 4 11 1,25 4 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 17 43 6,25 6 16,67 13,42 30,73

Edebiyat ea bAeadecec a db   

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal D bbaAdAD EebeDCDE A

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik da   Cda    c c bd e   bCcc   

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen  d  de d E     dB  Db e De daa

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 1 13 5

Edebiyat 20 1 13 5

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 0 2 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 2 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 10 7 50

Tarih 6 2 3 33

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 2 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 2 12 7

Matematik 30 2 12 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 3 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 3 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 4 11 13

Fizik 12 1 4 8

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 3 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 1 1 25
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 1 50
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 1 5 13

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BOYRAZ 1209 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
125,750 221,180 18 61 61 61 1375

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 5 12 2,00 10 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 1 4 0,00 0 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 4 0,00 0 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 3 0,25 6 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 4 3 3,25 11 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 0 7 -1,75 -15 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,51 0,41 1,70

Fen 30 1 14 -2,50 -8 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 17 40 7,00 7 16,67 13,42 30,73

Edebiyat bbcedc DBBEB aad edb

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bEedc  BeaeaeDbcEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik      c   e C      B   A d  B  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dbcd ae d       bc   deDcd   b

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 5 12 25

Edebiyat 20 5 12 25

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 7 11 35

Tarih 6 1 4 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya 6 1 4 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 3 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 4 3 13

Matematik 30 4 3 13

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 0 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 1 14 3

Fizik 12 0 7 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 0 4 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 2 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0

Biyoloji 8 1 4 13

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TEKİN 255 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
208,500 221,180 2 3 3 3 797

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 9 8 7,00 35 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 3 2 2,50 42 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 1 0,75 19 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 9 8 7,00 23 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 6 4 5,00 42 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 0,51 0,41 1,70

Fen 30 7 11 4,25 14 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 36 33 27,75 28 16,67 13,42 30,73

Edebiyat dbCEcBDEc  BBCaAbad 

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal DbbdBA ADBae eD DEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik CaadBaBcCBDBdeBaA             

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CdBBeC aDE cAe e    e bbac    

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 9 8 45

Edebiyat 20 9 8 45

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 11 6 55

Tarih 6 3 3 50

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya 6 3 2 50

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 0 50
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 1 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 9 8 30

Matematik 30 9 8 30

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 3 1 75
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 7 11 23

Fizik 12 6 4 50

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 4 3 57
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 1 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 4 0

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAGEHAN ÖZDAŞ 1242 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
114,750 221,180 21 67 67 67 1390

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 4 16 0,00 0 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 5 -0,25 -4 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 6 24 0,00 0 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 2 9 -0,25 -2 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 0,51 0,41 1,70

Fen 30 5 24 -1,00 -3 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 24 75 5,25 5 16,67 13,42 30,73

Edebiyat cbDCedADedbadadacaeb

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bEDddBeBdeecCaaAEAeD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik ecdCbcaeaabdAaCBeBddabbeaccBaa

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen b cddbecEDdaabebCabbcaebdEbaaD

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 4 16 20

Edebiyat 20 4 16 20

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0

Sosyal 20 9 11 45

Tarih 6 3 3 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 1 5 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 6 24 20

Matematik 30 6 24 20

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 2 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 1 3 25
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 4 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 2 5 29
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 1 50
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 5 24 17

Fizik 12 2 9 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 6 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 2 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0
Mol kavramını açıklar. 4 1 3 25
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 2 0

Biyoloji 8 2 6 25

Mayozu açıklar. 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAN TALU 1195 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
187,000 221,180 6 9 9 9 1018

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 10 7 8,25 41 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 1 4 0,00 0 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 5 1 4,75 79 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 2 6 0,50 2 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 3 6 1,50 13 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 0,51 0,41 1,70

Fen 30 7 12 4,00 13 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 30 32 22,00 22 16,67 13,42 30,73

Edebiyat AEDaddADBBE Ec acc D

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bdD cddBCBDEa DdEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik  ea b      C      Bd   d   a  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen ddcBeCb cD  Dca d   D   Ecec D

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 10 7 50

Edebiyat 20 10 7 50

Yazım kuralları açıklanır. 1 1 0 100
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 2 0 100
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 11 7 55

Tarih 6 1 4 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya 6 5 1 83

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 1 1 50
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 2 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 6 7

Matematik 30 2 6 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 0 2 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 0 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 7 12 23

Fizik 12 3 6 25

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 3 3 43
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33
Mol kavramını açıklar. 4 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji 8 2 3 25

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ KAAN KAYA 1187 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
171,250 221,180 9 15 15 15 1156

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 8 5 6,75 34 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 2 4 1,00 17 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 3 1,25 21 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 1 0,75 19 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 7 9 4,75 16 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 2 3 1,25 10 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,51 0,41 1,70

Fen 30 2 3 1,25 4 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 24 27 17,25 17 16,67 13,42 30,73

Edebiyat dbDC cA BBE E Ea   e

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal CdebeB BeebEC b EAea

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik cdabD bB BcC    DBe e  C   a  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen ECbd  b                       

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 8 5 40

Edebiyat 20 8 5 40

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 7 10 35

Tarih 6 2 4 33

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 2 3 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 4 1 1 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 50

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Matematik 30 7 9 23

Matematik 30 7 9 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 2 25
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 0 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 0 50
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 2 3 7

Fizik 12 2 3 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 2 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PAKİZE KANKAL 1183 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
171,000 221,180 10 16 16 16 1158

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 2 6,50 33 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 1 1 0,75 13 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 1 3 0,25 4 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 6 6 4,50 15 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 2 7 0,25 2 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,51 0,41 1,70

Fen 30 3 8 1,00 3 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 23 22 17,50 18 16,67 13,42 30,73

Edebiyat edDCB  DBBE         

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal   e  BcB e dC ecEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik BdaCa C  B CA b  dd           

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen ECbddbe d b         D        c

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 2 35

Edebiyat 20 7 2 35

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 0 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 0 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0

Sosyal 20 7 6 35

Tarih 6 1 1 17

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 1 3 17

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 6 6 20

Matematik 30 6 6 20

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 0 25
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 3 8 10

Fizik 12 2 7 17

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 5 14
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ TORUN 1250 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
139,500 221,180 15 44 44 44 1336

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 6 11 3,25 16 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 3 3 2,25 38 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 4 -1,00 -17 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 2 2 1,50 38 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 2 12 -1,00 -3 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 4 7 2,25 19 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,51 0,41 1,70

Fen 30 4 9 1,75 6 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 21 41 10,75 11 16,67 13,42 30,73

Edebiyat ededeceDaBb E aCaBA 

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal bEDdbB  deeaCeaAEADD

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik   aCa  d Bce   daddd  e    c  

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen EdcddbeAEDd               e  e

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 6 11 30

Edebiyat 20 6 11 30

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 9 9 45

Tarih 6 3 3 50

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 0 4 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 2 2 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 100

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

Matematik 30 2 12 7

Matematik 30 2 12 7

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 0 2 0
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 30 4 9 13

Fizik 12 4 7 33

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 2 5 29
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji 8 0 2 0

Mayozu açıklar. 2 0 1 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE BALYEMEZ 1246 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
189,750 221,180 4 7 7 7 999

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 8 6 6,50 33 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 4 1 3,75 63 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 0 3 -0,75 -13 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 0 1,00 25 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 7 9 4,75 16 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 5 5 3,75 31 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,51 0,41 1,70

Fen 30 6 6 4,50 15 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 29 26 22,50 23 16,67 13,42 30,73

Edebiyat edDCc e aBE E dC BA 

Cevap Anahtarı B AEDCBBADBBEBEBECDBAD

Sosyal  EDdAB   eea   AEADc

Cevap Anahtarı B CEDEABABCBDECDDAEADD

Matematik Bd Ca C DBcCA bdadd e         

Cevap Anahtarı B BAECDBCBDBDCABCBDBBADEACEEABDC

Fen dCeBBbC dDb         D        c

Cevap Anahtarı B ECABBCCAEDACDABECBDDDCADEEAECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 8 6 40

Edebiyat 20 8 6 40

Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 0 1 0
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 0 0 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 1 0 100
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 0 0
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 8 5 40

Tarih 6 4 1 67

Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya 6 0 3 0

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 0 25

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 2 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Matematik 30 7 9 23

Matematik 30 7 9 23

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 1 50
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 2 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 2 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 30 6 6 20

Fizik 12 5 5 42

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 4 3 57
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 0 2 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji 8 0 1 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME

KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ARSLAN 378 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN
183,750 221,180 7 11 11 11 1052

Puanı Hesaplanan: 72 72 72 1430

Katılımlar: 22 72 72 72 1448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 7 9 4,75 24 3,97 4,38 6,91

Tarih 6 1 5 -0,25 -4 1,41 1,43 2,83

Coğrafya 6 2 4 1,00 17 1,36 0,98 2,35

Felsefe 4 1 2 0,50 13 1,05 0,85 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,07 3,05 3,35

Sosyal 20 7 12 4,00 20 6,89 6,31 10,51

Matematik 30 10 10 7,50 25 3,02 1,28 6,01

Fizik 12 4 6 2,50 21 1,70 0,96 3,22

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,71 0,25 2,66

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,51 0,41 1,70

Fen 30 6 6 4,50 15 2,93 1,62 7,59

Toplam: 100 30 37 20,75 21 16,67 13,42 30,73

Edebiyat  ea dBDEdcAaBaae  BE

Cevap Anahtarı A BDCEABDEBDABBCDAEBBE

Sosyal ecCdddbeDBaee eCeEDA

Cevap Anahtarı A DECEBACADBEBDADCDEDA

Matematik CaadcCBcb D eAB    a A EC c aB

Cevap Anahtarı A CEDABCBDCBDBBABDACBBEADECAEDCB

Fen CEdabaAaaE  A D               

Cevap Anahtarı A CEBBACACDECAABDCBDEDCDAEDAECDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDEB TAR COĞ FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat 20 7 9 35

Edebiyat 20 7 9 35

Türkçenin tarihî gelişimini açıklar. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Dede Korkut hikâyelerinin özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Hz. Ali Cenknameleri'nin özelliklerini bilir. Mesnevi nazım biçiminin özelliklerini ve türün önemli şair ve eserlerini bilir. Mesnevi örnekleri olarak Yusuf u Züleyha ve Ashab-ı Kehf gibi eserlerden metinler inceler.1 0 0 0
Yazım kuralları açıklanır. 1 0 1 0
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. 2 1 1 50
Metinde düşüncenin akışını bozan cümleyi belirler. 1 1 0 100
Noktalama işaretleri ve görevleri açıklanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâyesinin özelliklerini ve önemli yazar ve eserlerini bilir. 2 1 1 50
Destan türünün özelliklerini ve önemli örneklerini bilir. 1 1 0 100
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirinin özelliklerini ve türlerini bilir. 1 0 1 0
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.1 0 1 0
Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatının özellikleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 1 0
Dinî-tasavvufî halk edebiyatı Türk şiirinin özellikleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 0 0 0
Metindeki fiilimsileri, isim ve sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Divan şiirinin özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri ile önemli sanatçı ve eserlerini bilir. 1 1 0 100

Sosyal 20 7 12 35

Tarih 6 1 5 17

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu'daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya 6 2 4 33

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 2 0 2 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 4 1 2 25

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0
Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 75

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 2 1 1 50
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.1 1 0 100

Matematik 30 10 10 33

Matematik 30 10 10 33

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.4 2 2 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 2 1 1 50
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 4 1 2 25
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit olayların olasılıklarını hesaplar. 3 2 1 67
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 7 1 1 14
İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 1 1 50
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır.2 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 30 6 6 20

Fizik 12 4 6 33

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 7 1 5 14
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.3 1 1 33
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 2 0 67
Mol kavramını açıklar. 4 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 2 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Biyoloji 8 0 0 0

Mayozu açıklar. 2 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitozu açıklar. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10. SINIF 2. KURUMSAL DENEME 72 72 72 1448

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat Sosyal Matematik Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam PUAN
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,79 7,54 6,91 3,37 2,16 2,83 2,90 2,19 2,35 2,29 1,25 1,98 3,46 0,43 3,35 8,23 8,88 6,01 4,37 4,61 3,22 3,23 2,26 2,66 2,38 2,69 1,70 39,02 32,01 31,01 221,180

İl Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

İlçe Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

Okul Ortalaması 6,61 8,93 4,38 2,13 2,80 1,43 1,73 3,00 0,98 1,30 1,77 0,85 3,18 0,54 3,05 3,46 8,75 1,28 2,28 5,26 0,96 0,62 1,49 0,25 1,00 2,35 0,41 22,31 34,89 13,59 151,820

KATILIMLAR

1
KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan
Yıldırım Anadolu Lisesi

10C 22 6,23 9,05 3,97 2,09 2,73 1,41 2,05 2,73 1,36 1,45 1,64 1,05 3,18 0,45 3,07 5,32 9,18 3,02 3,05 5,38 1,70 1,14 1,71 0,71 1,10 2,33 0,51 25,61 35,20 16,80 163,760

2
KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan
Yıldırım Anadolu Lisesi

10A 25 6,76 8,48 4,64 2,13 2,83 1,42 1,96 2,63 1,30 1,50 1,67 1,08 3,38 0,54 3,24 3,04 10,28 0,47 2,52 5,44 1,16 0,56 1,12 0,28 1,04 2,36 0,45 22,89 35,35 14,04 152,920

3
KIRŞEHİR / KAMAN
Kaman Şehit Gökhan
Yıldırım Anadolu Lisesi

10B 25 6,80 9,28 4,48 2,16 2,84 1,45 1,24 3,60 0,34 0,96 2,00 0,46 3,00 0,60 2,85 2,21 6,75 0,52 1,30 4,96 0,07 0,22 1,70 -0,21 0,87 2,35 0,28 18,76 34,08 10,24 140,220
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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