
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi KRALLAR KARMASI - TÜRKİYE GENELİ - TYT DENEMESİ - 1 32 79 633 163453

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,97 9,45 23,61 2,37 1,60 1,97 2,34 1,31 2,02 2,62 0,76 2,43 2,70 0,75 2,51 0,01 0,01 0,01 10,46 4,53 9,33 2,33 1,27 2,01 2,51 0,94 2,27 1,40 1,12 1,13 52,71 21,74 47,29 252,630

Okul Ortalaması 26,25 10,13 23,72 2,34 1,31 2,02 2,06 1,31 1,73 2,03 0,44 1,92 2,50 0,50 2,38 0,03 0,03 0,02 6,63 3,50 5,75 0,97 0,53 0,84 0,81 0,47 0,70 0,63 0,53 0,49 44,25 18,75 39,57 228,460

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 16 4 15,00 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 69 26 62,50 304,548 42422

2 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 4 32,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 16 2 15,50 62 8 60,00 299,680 45237

3 1025 YAREN ERDAL 12B 33 6 31,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 12 0 12,00 60 10 57,50 289,720 51356

4 1000 EGE TAŞ 12A 30 6 28,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 11 9 8,75 2 1 1,75 5 2 4,50 4 2 3,50 57 22 51,50 266,060 67730

5 998 ENES MURATOĞLU 12B 30 5 28,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 6 2 5,50 48 8 46,00 249,303 80814

6 1012 HÜSEYİN G K 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 49 11 46,25 249,253 80862

7 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 50 16 46,00 246,915 82858

8 0 SILA TURHAN 12A 29 9 26,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 6 2 5,50 2 3 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 50 18 45,50 246,748 83016

9 103 SEFER 12C 26 8 24,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 7 6 5,50 4 2 3,50 3 1 2,75 4 1 3,75 51 23 45,25 244,333 84986

10 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 27 9 24,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 16 44,00 242,313 86644

11 1045 MERYEM ÇOPUR 12A 32 6 30,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 3 2,25 2 0 2,00 4 2 3,50 3 1 2,75 48 14 44,50 240,270 88332

12 247 CANER ŞAHİN 12B 24 13 20,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 9 6 7,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 50 27 43,25 240,245 88359

13 1010 BİRGL ER 12A 31 7 29,25 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 9 42,75 236,745 91303

14 1047 YUSUF SARI 12B 24 14 20,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 13 5 11,75 46 23 40,25 234,758 92951

15 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 28 8 26,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 6 4 5,00 45 16 41,00 233,110 94302

16 1028 ECEM IŞIK 12B 32 6 30,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 44 13 40,75 231,243 95838

17 1017 NURULLAH ATAK 12B 25 12 22,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 10 7 8,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 46 26 39,50 229,615 97226

18 1007 SERAP ÇERİBAŞIA 12B 28 8 26,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 5 5 3,75 44 17 39,75 228,398 98255

19 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 28 8 26,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 2 4,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 43 14 39,50 227,875 98722

20 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 6 4 5,00 44 24 38,00 223,593 102491

21 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 30 8 28,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 4 1,00 2 0 2,00 42 20 37,00 217,370 107906

22 0 MELEHAT TAŞKIRAN 12A 24 12 21,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 7 2 6,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 41 20 36,00 216,610 108510

23 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 20 14 16,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 10 4 9,00 39 23 33,25 210,948 113379

24 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 19 14 15,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 9 0 9,00 35 18 30,50 202,170 120446

25 1003 ALİ ARSLAN 12A 20 13 16,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 8 4 7,00 35 20 30,00 199,383 122627

26 1008 KARDELE  ÇİRCİ 12A 22 11 19,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 6 3 5,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 36 24 30,00 198,348 123415

27 1053 DEFNE TOSUN 12B 20 14 16,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 6 7 4,25 36 27 29,25 195,448 125597

28 1041 SELDABALYEMEZZ 12A 27 8 25,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 32 10 29,50 194,285 126455

29 1055 AYNUR  AMANCI 12A 22 12 19,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 30 15 26,25 184,153 133333
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,97 9,45 23,61 2,37 1,60 1,97 2,34 1,31 2,02 2,62 0,76 2,43 2,70 0,75 2,51 0,01 0,01 0,01 10,46 4,53 9,33 2,33 1,27 2,01 2,51 0,94 2,27 1,40 1,12 1,13 52,71 21,74 47,29 252,630

Okul Ortalaması 26,25 10,13 23,72 2,34 1,31 2,02 2,06 1,31 1,73 2,03 0,44 1,92 2,50 0,50 2,38 0,03 0,03 0,02 6,63 3,50 5,75 0,97 0,53 0,84 0,81 0,47 0,70 0,63 0,53 0,49 44,25 18,75 39,57 228,460

KATILIMLAR

30 995 ROJİN POL  T 12B 24 15 20,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 29 25,75 181,435 135025

31 1039 İLKNUR TOSUN 12A 20 11 17,25 1 1 0,75 2 2 1,50 7 11 4,25 30 25 23,75 177,755 137176

32 1062 SAFİYE ERDAL 12B 17 19 12,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 28 28 21,00 168,198 142166
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