
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi TYT KULVAR (ORBİTAL) DENEME - 3  (1.OTURUM) 29 29 64 12079

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,72 10,67 22,06 2,85 1,35 2,52 2,42 1,00 2,17 2,22 1,58 1,83 1,72 1,55 1,34 0,02 0,01 0,02 11,83 4,76 10,64 1,31 1,54 0,92 1,51 1,06 1,24 1,52 0,90 1,30 50,12 24,42 44,04 243,670

Okul Ortalaması 25,28 10,17 22,73 2,24 1,41 1,89 2,00 0,90 1,78 1,52 1,76 1,08 1,79 1,52 1,41 0,00 0,00 0,00 11,14 3,69 10,22 0,17 0,48 0,05 0,28 0,28 0,21 0,21 0,45 0,09 44,63 20,66 39,46 231,140

KATILIMLAR

1 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 30 7 28,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 20 2 19,50 61 13 57,75 294,885 3063

2 5713 SEFER 12C 31 5 29,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 18 1 17,75 59 9 56,75 290,620 3216

3 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 26 14 22,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 7 14,25 1 6 -0,50 5 2 4,50 3 3 2,25 65 37 55,75 284,063 3493

4 247 CANER ŞAHİN 12B 30 8 28,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 20 3 19,25 0 1 -0,25 59 20 54,00 282,790 3558

5 1021 KAĞAN ATASOY 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 16 1 15,75 0 1 -0,25 58 19 53,25 278,323 3770

6 537 MUAMMER ÜLKER 12A 26 7 24,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 23 5 21,75 54 16 50,00 271,468 4111

7 6060 FURKAN DÖNMEZZZ 12B 28 6 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 15 3 14,25 0 1 -0,25 55 15 51,25 271,238 4120

8 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 30 7 28,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 10 1 9,75 51 17 46,75 254,115 5026

9 1047 YUSUF SARI 12B 21 17 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 22 8 20,00 53 33 44,75 254,010 5028

10 1010 BİRGL ER 12A 29 5 27,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 15 42,25 238,855 5908

11 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 25 12 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 12 2 11,50 46 19 41,25 237,753 5986

12 1017 NURULLAH ATAK 12B 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 11 5 9,75 47 23 41,25 236,660 6053

13 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 29 6 27,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 9 3 8,25 46 18 41,50 236,460 6067

14 1007 SERAP ÇERİBAŞI 12B 28 7 26,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 10 2 9,50 45 19 40,25 233,210 6273

15 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 24 14 20,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 7 2 6,50 45 22 39,50 229,410 6478

16 1020 SILA TURHAN 12A 29 8 27,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 7 3 6,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 45 22 39,50 229,085 6502

17 1041 SELDA BALYEMEZZ 12A 19 3 18,25 1 0 1,00 1 1 0,75 16 1 15,75 37 5 35,75 222,665 6895

18 1045 MERYEM ÇOPUR 12A 27 11 24,25 3 0 3,00 2 1 1,75 6 1 5,75 2 2 1,50 1 3 0,25 41 18 36,50 218,683 7145

19 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 26 14 22,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 8 1 7,75 41 21 35,75 217,973 7201

20 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 23 14 19,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 10 4 9,00 41 25 34,75 215,613 7350

21 0 KARDELEN ÇİRCİ 12A 26 9 23,75 1 1 0,75 10 5 8,75 1 1 0,75 38 16 34,00 212,643 7577

22 1053 DEFNE TOSUN 12B 20 17 15,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 4 0,00 10 4 9,00 38 30 30,50 202,158 8306

23 998 ENES MURATOĞLU 12B 25 10 22,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 36 20 31,00 200,625 8396

24 995 ROJİN POLAT 12B 28 12 25,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 27 31,25 199,623 8476

25 1059 ERCİHAN YÜCEL 12A 21 12 18,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 4 0,00 2 0 2,00 4 4 3,00 1 0 1,00 34 22 28,50 191,985 8964

26 1003 ALİ ARSLAN 12A 15 15 11,25 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 9 8 7,00 31 26 24,50 182,003 9569

27 1039 İLKNUR 12A 21 11 18,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 7 11 4,25 30 28 23,00 175,298 9921

28 1004 ŞEVVAL BEKTAŞ 12A 20 16 16,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 5 5 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 30 30 22,50 173,035 10021

29 1055 AYNUR SAMANCI   A 17 9 14,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 6 4 5,00 24 14 20,50 167,868 10242
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