
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi YAYIN DENİZİ - TYT - 4 30 30 30 2280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,52 12,76 16,33 1,36 2,37 0,77 2,44 1,53 2,06 1,81 1,24 1,50 3,64 0,68 3,47 0,01 0,01 0,01 11,19 5,19 9,89 1,68 1,74 1,25 1,08 1,78 0,63 0,71 1,54 0,33 43,44 28,84 36,24 217,920

Okul Ortalaması 18,90 13,30 15,58 1,53 1,70 1,11 2,10 1,57 1,71 1,57 1,23 1,26 3,83 0,83 3,62 0,00 0,00 0,00 6,73 5,17 5,44 0,33 0,90 0,11 0,27 0,77 0,08 0,20 0,40 0,10 35,46 25,87 29,01 195,280

KATILIMLAR

1 607 NEVZAT GÖNÇ 12B 33 6 31,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 21 1 20,75 66 10 63,50 313,880 355

2 1000 EGE TAŞ 12A 26 13 22,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 21 5 19,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 62 30 54,50 284,378 488

3 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 22 18 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 17 9 14,75 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 57 48 45,00 250,785 724

4 1035 ALEYNA ÇELİK 12A 28 9 25,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 7 5 5,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 44 19 39,25 227,925 953

5 1021 KAĞAN ATASOY 12B 20 15 16,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 13 5 11,75 0 1 -0,25 42 27 35,25 218,990 1035

6 1003 ALİ ARSLAN 12A 20 9 17,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 8 6,00 40 18 35,50 216,428 1055

7 998 ENES MURATOĞLU 12B 23 14 19,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 6 3,50 41 23 35,25 214,138 1073

8 1030 GÖZDE GÜLTEKİN 12B 25 13 21,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 8 5 6,75 41 28 34,00 211,833 1089

9 1020 SILA TURHAN 12A 22 16 18,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 2 4,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 41 28 34,00 210,340 1105

10 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 23 17 18,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 4 4,00 40 29 32,75 206,430 1153

11 1011 İBRAHİM KOÇUM 12B 20 14 16,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 2 4,50 37 20 32,00 204,415 1173

12 1028 ECEM IŞIK 12B 21 9 18,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 35 17 30,75 200,430 1219

13 1025 YAREN ERDAL 12B 24 14 20,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 7 6 5,50 37 31 29,25 195,948 1264

14 1017 NURULLAH ATAK 12B 17 15 13,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 10 8 8,00 35 26 28,50 195,303 1268

15 247 CANER ŞAHİN 12B 15 15 11,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 9 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 30 28,50 193,933 1284

16 1007 SERAP ÇER BAŞI 12B 21 14 17,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 34 21 28,75 191,553 1316

17 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 21 14 17,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 34 21 28,75 191,553 1316

18 1010 BRGL ER 12A 19 18 14,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 5 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 31 28,25 191,288 1318

19 1053 DEFNE TOSUN 12B 17 16 13,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 34 25,50 184,005 1403

20 1008 KARDELEN ÇİRCİ 12A 14 11 11,25 1 0 1,00 4 0 4,00 7 7 5,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 29 24 23,00 175,788 1486

21 321 FURKAN DÖNMEZZ 12B 11 8 9,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 5 8 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 21 22,75 174,048 1502

22 1066 SUDENAZ ÜNAL 12B 15 17 10,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 3 4 2,00 28 27 21,25 168,795 1566

23 995 ROJİN POLAT 12B 22 17 17,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 7 -1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 37 20,75 164,530 1619

24 1041 SELDA BALYEMEZ 12A 10 1 9,75 2 1 1,75 8 8 6,00 20 10 17,50 159,048 1687

25 1062 SAFİYE ERDAL 12B 16 12 13,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 24 18,00 158,110 1701

26 1055 AYNUR SAMANCI 12A 13 10 10,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 23 17,25 156,948 1717

27 6714 SEFER              R 12B 14 19 9,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 7 8 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 37 16,75 156,245 1724

28 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 14 10,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 23 27 16,25 153,248 1759

29 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 13 19 8,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 5 1,75 23 32 15,00 148,718 1811
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,52 12,76 16,33 1,36 2,37 0,77 2,44 1,53 2,06 1,81 1,24 1,50 3,64 0,68 3,47 0,01 0,01 0,01 11,19 5,19 9,89 1,68 1,74 1,25 1,08 1,78 0,63 0,71 1,54 0,33 43,44 28,84 36,24 217,920

Okul Ortalaması 18,90 13,30 15,58 1,53 1,70 1,11 2,10 1,57 1,71 1,57 1,23 1,26 3,83 0,83 3,62 0,00 0,00 0,00 6,73 5,17 5,44 0,33 0,90 0,11 0,27 0,77 0,08 0,20 0,40 0,10 35,46 25,87 29,01 195,280

KATILIMLAR

30 1048 MUSTAFAAA 12B 8 12 5,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 6 0,50 18 23 12,25 139,353 1926
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