
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 9.Sınıf KDS-5 (905) 33 86 86 702

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve EdebiyatıSosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,8 11,2 8,98 12,1 10,2 9,57 10,0 4,9 8,77 7,9 10,5 5,32 41,8 36,8 32,64 207,190

Okul Ortalaması 12,5 11,9 9,47 11,2 12,2 8,17 9,7 5,7 8,30 7,5 13,6 4,10 40,9 43,4 30,04 200,350

KATILIMLAR

1 1282 MEDİNE TOPRAKÇI 9A 16 8 14,00 20 8 18,00 8 3 7,25 16 11 13,25 60 30 52,50 270,240 1 1 1 1 122

2 1270 EYLÜL MAŞIK 9A 17 9 14,75 11 11 8,25 16 7 14,25 11 15 7,25 55 42 44,50 250,833 2 2 2 2 170

3 1286 ZEYNEP MELİKOĞLU 9A 15 13 11,75 13 11 10,25 13 6 11,50 14 11 11,25 55 41 44,75 249,645 3 3 3 3 175

4 1278 RABİYA ÖZDEMİR 9A 13 16 9,00 14 15 10,25 16 6 14,50 13 14 9,50 56 51 43,25 246,618 4 4 4 4 183

5 1275 CEYLAN BULDUK 9A 17 8 15,00 14 13 10,75 13 4 12,00 7 10 4,50 51 35 42,25 241,458 5 5 5 5 196

6 1291 CEYLİN İREM ÇİĞDEM 9A 20 10 17,50 15 13 11,75 10 7 8,25 8 16 4,00 53 46 41,50 236,425 6 6 6 6 210

7 1287 BERKE BARAN 9A 12 14 8,50 13 14 9,50 15 7 13,25 11 15 7,25 51 50 38,50 230,595 7 7 8 8 228

8 1271 BEYZA APAYDIN 9A 15 11 12,25 18 9 15,75 4 7 2,25 13 9 10,75 50 36 41,00 230,453 8 8 9 9 230

9 1267 EREN ŞAHİN 9A 15 13 11,75 17 12 14,00 11 4 10,00 8 18 3,50 51 47 39,25 229,740 9 9 10 10 232

10 1261 CEMRE KAHRAMAN 9A 19 6 17,50 9 8 7,00 10 6 8,50 6 7 4,25 44 27 37,25 224,003 10 10 11 11 252

11 1274 RÜVEYDA DOĞAN 9A 18 10 15,50 18 10 15,50 4 4 3,00 6 10 3,50 46 34 37,50 219,350 11 11 14 14 267

12 1290 MELİKE MERMER 9A 16 13 12,75 13 10 10,50 12 6 10,50 4 10 1,50 45 39 35,25 217,880 12 12 15 15 272

13 1277 ZEYNEP KAYHAN 9A 12 12 9,00 11 7 9,25 9 4 8,00 9 5 7,75 41 28 34,00 212,880 13 13 17 17 285

14 357 AHMET ALP BARAN 9A 10 12 7,00 9 11 6,25 12 4 11,00 9 9 6,75 40 36 31,00 205,750 14 14 19 19 319

15 1294 CENNET YILDIRIM 9A 13 10 10,50 9 10 6,50 8 3 7,25 8 11 5,25 38 34 29,50 198,425 15 15 23 23 348

16 1259 SUDE KILIÇ 9A 13 13 9,75 9 9 6,75 8 5 6,75 7 9 4,75 37 36 28,00 193,198 16 16 25 25 373

17 1265 EREN DÜNDAR 9A 12 13 8,75 9 18 4,50 11 3 10,25 6 19 1,25 38 53 24,75 185,280 17 17 28 28 432

18 1276 ASU DÜNDAR 9A 11 15 7,25 15 12 12,00 8 8 6,00 6 21 0,75 40 56 26,00 184,878 18 18 29 29 436

19 1292 VEYSEL SÖNMEZ 9A 10 7 8,25 9 10 6,50 10 2 9,50 2 6 0,50 31 25 24,75 184,310 19 19 30 30 440

20 1283 ARDA SALMANN 9A 12 16 8,00 11 16 7,00 8 11 5,25 10 19 5,25 41 62 25,50 184,170 20 20 31 31 442

21 1260 GÜLÜŞAN GEDİK 9A 9 8 7,00 9 5 7,75 6 8 4,00 10 13 6,75 34 34 25,50 183,285 21 21 32 32 446

22 1288 YAKUP YAMANN 9A 12 18 7,50 10 19 5,25 8 9 5,75 11 19 6,25 41 65 24,75 182,523 22 22 33 33 449

23 1279 SULTAN BULANIK 9A 10 7 8,25 6 12 3,00 6 4 5,00 11 11 8,25 33 34 24,50 181,863 23 23 34 34 451

24 1293 ZÜMRÜT ERDOĞDU 9A 8 10 5,50 10 12 7,00 11 4 10,00 3 9 0,75 32 35 23,25 179,693 24 24 35 35 462

25 1258 ELA GÜZEL 9A 8 13 4,75 9 10 6,50 14 2 13,50 2 19 -2,75 33 44 22,00 177,813 25 25 36 36 470

26 1273 MUZAFFER DAĞDEVİREN9A 13 17 8,75 12 17 7,75 8 17 3,75 8 20 3,00 41 71 23,25 175,695 26 26 37 37 479

27 1266 UMUT AKÇA 9A 10 7 8,25 8 12 5,00 10 4 9,00 1 5 -0,25 29 28 22,00 175,448 27 27 38 38 480

28 1282 CEYDA ARDI 9A 7 16 3,00 8 11 5,25 15 2 14,50 1 15 -2,75 31 44 20,00 172,290 28 28 39 39 493

29 1280 İREM GÜLTEKİN 9A 6 12 3,00 11 11 8,25 7 4 6,00 6 11 3,25 30 38 20,50 168,155 29 29 40 40 510

30 1268 CEVDET HERGÜL 9A 8 14 4,50 7 22 1,50 11 5 9,75 7 20 2,00 33 61 17,75 163,153 30 30 43 43 528

31 1272 EMİN GÜZEL 9A 10 19 5,25 9 18 4,50 11 4 10,00 3 24 -3,00 33 65 16,75 159,150 31 31 45 45 543

32 1262 AYSILA DOĞAN 9A 13 7 11,25 8 13 4,75 1 9 -1,25 6 15 2,25 28 44 17,00 153,073 32 32 46 46 560

33 1263 TUĞBA SANDAL 9A 11 17 6,75 6 13 2,75 7 10 4,50 4 21 -1,25 28 61 12,75 143,295 33 33 54 54 596
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