
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 10.Sınıf KDS-5 (1005) 65 83 83 850

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve EdebiyatıSosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,5 10,0 9,05 12,5 10,4 9,85 6,7 6,6 4,99 10,3 10,5 7,69 41,0 37,5 31,58 202,040

Okul Ortalaması 7,5 12,3 4,40 7,0 12,2 3,93 3,9 11,8 0,99 6,2 11,7 3,22 24,5 48,0 12,54 139,600

KATILIMLAR

1 1254 ELİF GÜRBÜZ 10C 27 2 26,50 14 7 12,25 22 6 20,50 21 7 19,25 84 22 78,50 363,930 1 1 1 1 22

2 203 NİSANUR UYSAL 10C 18 12 15,00 17 11 14,25 1 12 -2,00 13 15 9,25 49 50 36,50 213,555 2 2 3 3 329

3 1174 AYSU DAYI 10C 14 7 12,25 9 8 7,00 5 4 4,00 8 7 6,25 36 26 29,50 196,313 3 3 4 4 409

4 1194 GONCAGÜL YEŞİL 10A 16 4 15,00 8 8 6,00 10 10 7,50 34 22 28,50 190,865 1 4 6 6 435

5 1225 SILA DAĞ 10A 12 8 10,00 10 10 7,50 2 2 1,50 10 10 7,50 34 30 26,50 185,025 2 5 7 7 462

6 1250 SUDENAZ TORUN 10C 9 7 7,25 12 15 8,25 6 12 3,00 10 10 7,50 37 44 26,00 184,188 4 6 8 8 466

7 378 TAHA ARSLAN 10C 12 9 9,75 5 6 3,50 6 5 4,75 11 16 7,00 34 36 25,00 183,138 5 7 9 9 474

8 1247 KUBRA KARA 10B 10 12 7,00 13 10 10,50 0 1 -0,25 9 7 7,25 32 30 24,50 176,780 1 8 10 10 504

9 1215 BERAT CAN KAYA 10C 4 7 2,25 10 6 8,50 6 8 4,00 8 4 7,00 28 25 21,75 171,050 6 9 11 11 529

10 724 HAYATİ  ĞÖĞÜŞ 10C 13 11 10,25 12 14 8,50 2 14 -1,50 9 16 5,00 36 55 22,25 169,095 7 10 12 12 539

11 1227 ARDA TURSUN 10B 9 8 7,00 6 13 2,75 6 7 4,25 9 12 6,00 30 40 20,00 166,845 2 11 13 13 546

12 465 CAHİT CULHA 10C 7 5 5,75 5 10 2,50 4 12 1,00 12 7 10,25 28 34 19,50 163,458 8 12 14 14 556

13 1187 OĞUZ KAAN KAYA 10C 8 8 6,00 8 11 5,25 3 9 0,75 8 6 6,50 27 34 18,50 159,260 9 13 15 15 579

14 1206 EREN KÖKSAL 10B 7 9 4,75 8 9 5,75 6 24 0,00 9 7 7,25 30 49 17,75 156,295 3 14 16 16 591

15 509 RIDVAN YAMAN 10C 8 7 6,25 8 7 6,25 3 12 0,00 7 8 5,00 26 34 17,50 155,263 10 15 17 17 593

16 1182 ENES TEKELİ 10C 12 18 7,50 12 18 7,50 5 21 -0,25 7 17 2,75 36 74 17,50 154,705 11 16 19 19 596

17 1176 ENES SALMAN 10C 10 6 8,50 6 10 3,50 2 11 -0,75 8 8 6,00 26 35 17,25 154,668 12 17 20 20 597

18 1177 YİĞİT ARMAĞAN 10A 4 9 1,75 14 5 12,75 4 3 3,25 22 17 17,75 154,485 3 18 21 21 599

19 1249 KEREM TORUN 10B 7 6 5,50 7 5 5,75 8 22 2,50 5 8 3,00 27 41 16,75 154,438 4 19 22 22 600

20 1214 RABİA ÜNAL 10B 8 8 6,00 5 12 2,00 5 9 2,75 8 11 5,25 26 40 16,00 153,155 5 20 23 23 607

21 1239 BUSE NAZ ŞAHİN 10B 12 10 9,50 3 17 -1,25 3 9 0,75 9 14 5,50 27 50 14,50 147,825 6 21 24 24 621

22 1195 NİHAN TALU 10C 8 14 4,50 8 10 5,50 1 5 -0,25 7 8 5,00 24 37 14,75 146,423 13 22 25 25 626

23 1204 EDA ARSLAN 10C 10 9 7,75 6 12 3,00 4 5 2,75 4 14 0,50 24 40 14,00 146,248 14 23 26 26 628

24 1220 ELANUR ÖZDEMİR 10C 6 19 1,25 7 17 2,75 7 7 5,25 8 17 3,75 28 60 13,00 144,823 15 24 27 27 633

25 1234 MUHAMMET ÖZDEMİR 10B 6 24 0,00 11 19 6,25 10 11 7,25 27 54 13,50 142,495 7 25 28 28 641

26 1196 EMİN DOĞAN 10B 7 9 4,75 8 16 4,00 1 5 -0,25 7 10 4,50 23 40 13,00 141,108 8 26 29 29 647

27 640 ATİLAHANGOK 10B 7 21 1,75 12 15 8,25 0 1 -0,25 7 15 3,25 26 52 13,00 140,068 9 27 30 30 651

28 1253 MURTAZA TAJİK 10A 0 1 -0,25 11 10 8,50 4 10 1,50 15 21 9,75 136,925 4 28 31 31 667

29 1186 RÜMEYSA KAYAN 10C 8 11 5,25 6 9 3,75 3 9 0,75 4 9 1,75 21 38 11,50 136,828 16 29 32 32 668

30 1240 ALEYNA KAYA 10B 9 13 5,75 4 24 -2,00 0 1 -0,25 10 11 7,25 23 49 10,75 135,380 10 30 33 33 672

31 1219 EMRE DEMİR 10C 12 14 8,50 7 21 1,75 2 11 -0,75 5 14 1,50 26 60 11,00 134,720 17 31 34 34 676

32 1208 ŞEVVAL KARAGÖZ 10A 3 15 -0,75 11 13 7,75 2 9 -0,25 9 21 3,75 25 58 10,50 132,158 5 32 36 36 685

33 284 CEYLİNAZ 10B 8 11 5,25 3 4 2,00 5 9 2,75 16 24 10,00 131,978 11 33 37 37 686

34 1201 BÜŞRA KARA 10A 5 14 1,50 4 5 2,75 2 7 0,25 8 11 5,25 19 37 9,75 131,283 6 34 38 38 688

35 1228 ARDA CAN ŞAHİN 10B 7 17 2,75 10 19 5,25 3 5 1,75 20 41 9,75 130,375 12 35 39 39 691

36 1251 KEZBANTEKEŞ 10B 8 9 5,75 2 7 0,25 4 3 3,25 14 19 9,25 129,990 13 36 40 40 693

37 1222 HAYDAR ŞAHİN 10B 4 12 1,00 6 10 3,50 2 6 0,50 6 7 4,25 18 35 9,25 129,608 14 37 41 41 694

38 1209 IRMAK BOYRAZ 10C 8 10 5,50 6 9 3,75 0 1 -0,25 2 8 0,00 16 28 9,00 128,060 18 38 43 43 698

39 1246 SÜMEYYE BALYEMEZ 10C 1 7 -0,75 9 13 5,75 4 11 1,25 5 10 2,50 19 41 8,75 127,865 19 39 44 44 699

40 1190 CANSEVER GÜR 10C 9 14 5,50 6 14 2,50 4 13 0,75 19 41 8,75 127,738 20 40 45 45 700

41 1216 RÜMEYSA ÖZTÜRK 10B 6 7 4,25 7 17 2,75 3 5 1,75 16 29 8,75 127,730 15 41 46 46 701

42 1242 NAGEHAN ÖZDAŞ 10C 6 24 0,00 11 19 6,25 6 24 0,00 8 22 2,50 31 89 8,75 126,963 21 42 47 47 705

43 1243 ZEYNEP BİÇİCİ 10B 6 5 4,75 4 12 1,00 4 6 2,50 14 23 8,25 126,560 16 43 48 48 706

44 1189 ESMANAZ DEMİREL 10C 3 10 0,50 8 7 6,25 0 5 -1,25 4 3 3,25 15 25 8,75 126,213 22 44 49 49 708

45 896 MELİS KELEŞ 10A 4 12 1,00 1 6 -0,50 6 11 3,25 7 15 3,25 18 44 7,00 124,965 7 45 50 50 711

46 1205 HACIARAP ALDI 10B 5 6 3,50 4 20 -1,00 3 7 1,25 6 11 3,25 18 44 7,00 123,820 17 46 51 51 713

47 1210 ADEM İÇLİ 10B 3 4 2,00 2 6 0,50 2 5 0,75 8 22 2,50 15 37 5,75 119,098 18 47 56 56 728

48 1230 BAHAR TEKTEN 10A 9 20 4,00 6 11 3,25 6 23 0,25 2 15 -1,75 23 69 5,75 117,938 8 48 58 58 732
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49 729 IRMAK GEVREK 10A 6 24 0,00 9 21 3,75 5 9 2,75 5 25 -1,25 25 79 5,25 117,813 9 49 59 59 733

50 712 EFECAN ÇİMEN 10A 6 24 0,00 10 20 5,00 8 22 2,50 4 26 -2,50 28 92 5,00 116,500 10 50 60 60 737

51 1191 M MUSTAFA ASLAN 10A 4 16 0,00 7 10 4,50 1 15 -2,75 7 13 3,75 19 54 5,50 115,230 11 51 61 61 742

52 1224 SEVGİ KAYA 10A 4 12 1,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 5 14 1,50 14 38 4,50 113,775 12 52 63 63 750

53 1202 ÖMER ERARSLAN 10B 5 1 4,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 10 -0,50 9 19 4,25 113,545 19 53 64 64 751

54 1238 EBRAR ERDOĞDU 10C 5 14 1,50 2 10 -0,50 3 10 0,50 3 10 0,50 13 44 2,00 106,995 23 54 65 65 771

55 301 EGEMEN GÖKALP 10A 6 24 0,00 9 21 3,75 5 25 -1,25 1 9 -1,25 21 79 1,25 102,413 13 55 70 70 792

56 1178 BURAK MEMİŞ 10A 6 24 0,00 10 20 5,00 5 25 -1,25 4 26 -2,50 25 95 1,25 102,063 14 56 71 71 793

57 1223 SÜMEYYE NUR YOLLU 10A 6 16 2,00 6 15 2,25 4 25 -2,25 2 12 -1,00 18 68 1,00 101,335 15 57 72 72 798

58 1226 ESMA SELENAY KANKAL10B 2 5 0,75 0 13 -3,25 4 6 2,50 6 24 0,00 100,973 20 58 73 73 799

59 1180 ZEYNEP CULHA 10A 9 21 3,75 3 14 -0,50 5 25 -1,25 2 15 -1,75 19 75 0,25 100,145 16 59 74 74 801

60 1231 SILA ELVAN 10A 4 11 1,25 1 4 0,00 2 12 -1,00 0 2 -0,50 7 29 -0,25 98,640 17 60 75 75 805

61 1179 YUSUF GÜR 10A 6 24 0,00 9 21 3,75 5 25 -1,25 4 26 -2,50 24 96 0,00 98,325 18 61 77 77 807

62 1181 ZAHİDE ULUKUŞ 10A 5 17 0,75 5 14 1,50 3 19 -1,75 3 15 -0,75 16 65 -0,25 97,810 19 62 78 78 808

63 1229 FİRDEVS ÇAĞDAŞ 10A 7 18 2,50 3 15 -0,75 4 21 -1,25 2 15 -1,75 16 69 -1,25 95,373 20 63 79 79 814

64 1241 NAZMİ ÖZDEMİR 10A 5 25 -1,25 5 13 1,75 5 25 -1,25 2 15 -1,75 17 78 -2,50 90,773 21 64 81 81 823

65 1185 ENES PATIR 10A 5 18 0,50 2 14 -1,50 2 15 -1,75 1 16 -3,00 10 63 -5,75 80,678 22 65 82 82 833

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri
10A 10B 10C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10A 10B 10C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

