
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi 11.Sınıf  KDS-5 (1105) 77 77 77 844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve EdebiyatıSosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,8 8,8 9,60 13,6 5,9 12,10 7,2 5,7 5,77 7,4 7,4 5,51 40,0 27,9 32,98 192,390

Okul Ortalaması 9,6 11,2 6,78 11,0 7,4 9,12 2,6 5,2 1,26 2,6 4,1 1,60 25,7 27,8 18,76 159,080

KATILIMLAR

1 1169 MAHİNUR UYAN 11A 17 8 15,00 20 4 19,00 9 10 6,50 8 1 7,75 54 23 48,25 255,578 1 1 1 1 85

2 1096 BÜŞRA BAYDOĞAN 11A 10 7 8,25 19 3 18,25 6 11 3,25 8 3 7,25 43 24 37,00 217,453 2 2 2 2 233

3 1118 NACİYE VEZİ 11C 20 8 18,00 21 5 19,75 1 6 -0,50 42 19 37,25 215,188 1 3 3 3 248

4 104 ZEYNEP ARICA 11A 15 6 13,50 17 11 14,25 6 9 3,75 5 15 1,25 43 41 32,75 204,703 3 4 4 4 305

5 379 MERT DAĞ 11A 18 4 17,00 4 0 4,00 8 4 7,00 3 0 3,00 33 8 31,00 203,560 4 5 5 5 312

6 762 SİNEM METİN 11D 16 12 13,00 18 12 15,00 5 6 3,50 1 0 1,00 40 30 32,50 203,555 1 6 6 6 313

7 1084 HANİFİ ŞAHİN 11A 15 9 12,75 15 6 13,50 7 8 5,00 2 6 0,50 39 29 31,75 202,405 5 7 7 7 321

8 1120 IRMAK GÜL ASLAN 11D 16 10 13,50 19 2 18,50 1 2 0,50 36 14 32,50 200,810 2 8 8 8 332

9 1172 İSKENDER TEKE 11A 5 3 4,25 22 4 21,00 3 6 1,50 7 6 5,50 37 19 32,25 200,335 6 9 9 9 333

10 1109 ATAKAN KOCA 11A 13 15 9,25 16 7 14,25 7 10 4,50 4 6 2,50 40 38 30,50 197,993 7 10 10 10 348

11 1162 MUSA KUTLUCA 11D 12 15 8,25 20 9 17,75 5 4 4,00 37 28 30,00 195,138 3 11 11 11 369

12 1167 SUDE NUR AKDOĞAN 11D 17 13 13,75 18 10 15,50 2 6 0,50 37 29 29,75 192,645 4 12 12 12 388

13 1072 TÜRKAN ELVAN 11A 8 15 4,25 11 3 10,25 8 6 6,50 8 8 6,00 35 32 27,00 189,078 8 13 13 13 414

14 1153 YASİN ÜNAL 11C 14 10 11,50 16 7 14,25 4 7 2,25 34 24 28,00 188,400 2 14 14 14 419

15 1099 AFŞİN KOÇAK 11C 12 9 9,75 18 6 16,50 1 4 0,00 2 3 1,25 33 22 27,50 184,918 3 15 15 15 442

16 1105 RÜMESYA ÜNAL 11A 15 5 13,75 7 2 6,50 4 7 2,25 4 2 3,50 30 16 26,00 183,918 9 16 16 16 448

17 1111 DİLAN CULHA 11C 10 16 6,00 21 5 19,75 2 6 0,50 1 0 1,00 34 27 27,25 183,668 4 17 17 17 450

18 1154 KEREM YILDIZ 11A 9 10 6,50 16 4 15,00 3 7 1,25 4 1 3,75 32 22 26,50 182,955 10 18 18 18 455

19 1135 NİSANUR ÇINAR 11C 14 13 10,75 16 4 15,00 4 13 0,75 34 30 26,50 182,453 5 19 19 19 457

20 511 ESMA KARACA 11D 14 12 11,00 17 12 14,00 2 3 1,25 33 27 26,25 182,193 5 20 20 20 458

21 1088 ZELİHA SANDAL 11C 13 12 10,00 12 6 10,50 5 4 4,00 1 2 0,50 31 24 25,00 180,730 6 21 21 21 474

22 1168 RÜMEYSA BARAN 11D 11 9 8,75 19 9 16,75 1 2 0,50 31 20 26,00 180,283 6 22 22 22 475

23 1095 BERKAY ÖZDENOĞLU 11B 10 10 7,50 13 5 11,75 3 3 2,25 3 4 2,00 29 22 23,50 174,585 1 23 23 23 510

24 1090 MUSTAFA KARALAR 11A 10 7 8,25 14 6 12,50 4 7 2,25 2 6 0,50 30 26 23,50 174,338 11 24 24 24 512

25 1117 ECEM TALAS 11C 15 9 12,75 8 7 6,25 5 11 2,25 28 27 21,25 168,505 7 25 25 25 556

26 1094 BÜŞRA BAŞKÖY 11D 13 14 9,50 16 11 13,25 1 6 -0,50 30 31 22,25 168,383 7 26 26 26 558

27 1146 VAHİT ERDOĞDU 11C 9 11 6,25 19 10 16,50 2 10 -0,50 30 31 22,25 167,635 8 27 27 27 563

28 1130 FURKAN DÖĞER 11C 12 7 10,25 14 10 11,50 0 6 -1,50 2 1 1,75 28 24 22,00 167,438 9 28 28 28 565

29 1157 ALEYNA AYDINDURMUŞ11A 11 10 8,50 6 4 5,00 6 6 4,50 3 4 2,00 26 24 20,00 166,285 12 29 29 29 578

30 1123 EREN KANKAL 11A 9 7 7,25 11 5 9,75 3 3 2,25 2 2 1,50 25 17 20,75 166,165 13 30 30 30 581

31 1149 İLKNUR SULTAN KARA 11D 13 15 9,25 12 10 9,50 2 3 1,25 27 28 20,00 163,103 8 31 31 31 595

32 1108 GÜLER GÜLTEKİN 11D 15 14 11,50 13 12 10,00 1 10 -1,50 29 36 20,00 161,255 9 32 32 32 605

33 1170 SEVİLAY YALÇINER 11C 14 12 11,00 11 15 7,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 27 32 19,00 160,230 10 33 33 33 610

34 1165 BULUT KIZILIRMAK 11B 11 11 8,25 6 2 5,50 4 3 3,25 4 11 1,25 25 27 18,25 159,710 2 34 34 34 615

35 1171 SAMET TURSUN 11C 6 17 1,75 18 10 15,50 2 10 -0,50 3 2 2,50 29 39 19,25 158,330 11 35 35 35 621

36 1103 YUSUF SARAY 11A 11 15 7,25 13 7 11,25 2 8 0,00 26 30 18,50 157,083 14 36 36 36 629

37 1073 HAYATİ AYDIN 11D 8 17 3,75 18 11 15,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 27 34 18,50 155,993 10 37 37 37 632

38 1155 İSA ERBAŞ 11B 7 12 4,00 13 6 11,50 3 9 0,75 3 5 1,75 26 32 18,00 155,975 3 38 38 38 633

39 1137 ZEHRANUR TÜRKMEN 11B 12 6 10,50 4 8 2,00 2 2 1,50 4 4 3,00 22 20 17,00 155,475 4 39 39 39 636

40 1114 RUMEYSA ÇÖKLÜ 11A 8 9 5,75 4 1 3,75 4 3 3,25 4 2 3,50 20 15 16,25 153,785 15 40 40 40 645

41 760 DİLARA 11B 13 14 9,50 6 9 3,75 1 4 0,00 6 11 3,25 26 38 16,50 152,530 5 41 41 41 652

42 1087 ERTUĞRUL CUMA DURMUŞ11C 8 16 4,00 15 6 13,50 0 1 -0,25 23 23 17,25 152,528 12 42 42 42 653

43 642 MÜNEVVER DİNÇ 11C 7 5 5,75 15 15 11,25 22 20 17,00 152,253 13 43 43 43 655

44 1085 MEHMETCAN ÇUĞAŞ 11D 9 16 5,00 16 13 12,75 2 14 -1,50 2 4 1,00 29 47 17,25 151,818 11 44 44 44 656

45 1080 EMİN GEDİK 11C 11 13 7,75 11 9 8,75 0 1 -0,25 22 23 16,25 150,255 14 45 45 45 663

46 1132 BİLAL KOÇAK 11C 5 14 1,50 17 13 13,75 1 2 0,50 2 6 0,50 25 35 16,25 149,603 15 46 46 46 668

47 1092 REMZİ KANKAL 11C 7 13 3,75 13 7 11,25 1 1 0,75 21 21 15,75 148,700 16 47 47 47 672

48 1125 EDA ORMAN 11B 10 11 7,25 7 6 5,50 2 4 1,00 3 6 1,50 22 27 15,25 148,645 6 48 48 48 674
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49 886 GAMZE AYDIN 11D 12 13 8,75 12 14 8,50 0 7 -1,75 24 34 15,50 146,953 12 49 49 49 684

50 1067 NİSA DOĞAN 11B 8 8 6,00 9 12 6,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 20 24 14,00 145,350 7 50 50 50 698

51 1078 NAZAR KARAKILIÇ 11C 9 11 6,25 6 2 5,50 4 7 2,25 0 1 -0,25 19 21 13,75 144,515 17 51 51 51 700

52 513 MESUT ÖZEL 11C 10 13 6,75 9 8 7,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 21 28 14,00 142,858 18 52 52 52 711

53 1136 TÜRKAN YİĞİT 11D 8 16 4,00 12 14 8,50 1 2 0,50 21 32 13,00 140,320 13 53 53 53 720

54 580 EMİNE DOĞAN 11A 9 15 5,25 7 7 5,25 3 6 1,50 3 12 0,00 22 40 12,00 138,478 16 54 54 54 726

55 1160 AYDEMİR EMİRHAN 11B 8 15 4,25 9 6 7,50 1 4 0,00 2 6 0,50 20 31 12,25 137,845 8 55 55 55 728

56 1127 SAMET  DURUN 11D 6 7 4,25 9 7 7,25 0 1 -0,25 15 15 11,25 134,500 14 56 56 56 744

57 637 MERT ALİ ARSLAN 11B 2 8 0,00 8 4 7,00 3 3 2,25 1 4 0,00 14 19 9,25 129,693 9 57 57 57 754

58 1147 ŞENGÜL ŞAHİN 11B 8 5 6,75 3 5 1,75 4 9 1,75 0 6 -1,50 15 25 8,75 128,900 10 58 58 58 756

59 1074 NİSA TALU 11D 9 12 6,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 14 20 9,00 128,175 15 59 59 59 761

60 1128 NİSA VURAL 11D 11 15 7,25 7 17 2,75 0 5 -1,25 18 37 8,75 126,855 16 60 60 60 763

61 1070 NACİ HAN 11C 7 11 4,25 4 3 3,25 1 3 0,25 12 17 7,75 124,465 19 61 61 61 779

62 578 ELMAS GÖNÇ 11A 4 5 2,75 3 1 2,75 2 4 1,00 2 5 0,75 11 15 7,25 123,480 17 62 62 62 780

63 1116 AMEET EMİN GÖKPINAR11D 7 11 4,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 11 16 7,00 121,793 17 63 63 63 786

64 656 SUBAY ÇELİK 11B 4 11 1,25 7 7 5,25 2 8 0,00 1 3 0,25 14 29 6,75 120,640 11 64 64 64 788

65 1100 EFE ASLANBAŞ 11C 8 6 6,50 8 6 6,50 119,535 20 65 65 65 791

66 562 ERTUĞRUL GAZİ GÖDEK11D 4 12 1,00 5 14 1,50 4 4 3,00 13 30 5,50 119,355 18 66 66 66 792

67 105 ECE KUBAT 11B 1 6 -0,50 4 2 3,50 1 3 0,25 3 1 2,75 9 12 6,00 118,910 12 67 67 67 794

68 1142 ŞİFA ÖZEL 11C 5 25 -1,25 7 5 5,75 2 3 1,25 14 33 5,75 118,080 21 68 68 68 795

69 641 AYŞENUR  DİLİBAL 11C 6 11 3,25 1 1 0,75 2 4 1,00 9 16 5,00 116,658 22 69 69 69 797

70 1158 MEDİNE BEZELYA 11A 5 6 3,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 11 4,25 113,328 18 70 70 70 809

71 1104 RABİA GÖK 11C 5 9 2,75 0 1 -0,25 5 10 2,50 107,993 23 71 71 71 817

72 1129 BATUHAN ERDOĞDU 11D 5 10 2,50 0 12 -3,00 0 1 -0,25 5 23 -0,75 98,218 19 72 72 72 831

73 0 MEHMET BAKKAL 11C 3 20 -2,00 5 19 0,25 1 1 0,75 9 40 -1,00 97,295 24 73 73 73 833

74 1083 RANA ÇELİK 11A 0 4 -1,00 0 4 -1,00

75 746 SİNEM UYAN 11B 1 10 -1,50 1 3 0,25 0 8 -2,00 2 21 -3,25

76 1119 DÖNDÜ TURSUN 11C 2 15 -1,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 3 27 -3,75

77 1091 SELVER TUĞLU 11C 1 12 -2,00 0 13 -3,25 1 4 0,00 2 29 -5,25
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