
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi ÇAP - TYT - 4 17 17 17 18288

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,94 11,62 15,04 2,13 1,61 1,73 1,40 1,35 1,06 1,15 1,82 0,70 1,73 0,89 1,51 0,03 0,02 0,03 7,35 4,17 6,31 1,07 1,63 0,66 0,99 1,22 0,68 1,03 1,09 0,76 34,82 25,42 28,48 188,860

Okul Ortalaması 20,18 11,47 17,31 2,41 1,65 2,00 1,29 0,94 1,06 1,06 1,53 0,68 1,88 1,47 1,51 0,00 0,00 0,00 6,18 1,88 5,71 0,18 0,47 0,06 0,35 0,41 0,25 0,41 0,47 0,29 33,94 20,29 28,87 194,830

KATILIMLAR

1 343 EMRE BATIN YAMAN 12A 18 11 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 10 1 9,75 3 2 2,50 2 4 1,00 3 2 2,50 46 26 39,50 229,813 4881

2 994 BÜNYAMİN DOĞAN 12B 28 9 25,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 1 4,75 43 17 38,75 225,760 5161

3 1007 RERAP ÇERİBAŞI 12B 30 9 27,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 42 17 37,75 223,080 5335

4 608 ŞEVVAL AYDOĞAN 12B 28 10 25,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 42 17 37,75 222,493 5365

5 1020 SILA TURHAN 12A 25 14 21,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 6 1 5,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 42 27 35,25 214,878 5975

6 247 CANER ŞAHİN 12B 19 14 15,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 12 3 11,25 39 22 33,50 213,060 6122

7 1045 MERYEM ÇOPUR 12A 26 9 23,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 38 13 34,75 211,690 6246

8 1017 NURULLAH ATAK 12B 23 13 19,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 9 1 8,75 37 16 33,00 209,843 6412

9 998 ENES MURATOĞLU 12B 23 8 21,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 3 4,25 37 14 33,50 208,865 6499

10 1003 ALİ ARSLAN 12A 10 7 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 15 3 14,25 30 16 26,00 191,028 8242

11 321 FURKAN DÖNMEZZ 12B 18 11 15,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 3 0,25 6 0 6,00 0 1 -0,25 30 17 25,75 185,325 8820

12 1053 DEFNE TOSUN 12B 20 16 16,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 5 3,75 33 28 26,00 184,760 8877

13 1022 GÜRKAN KARGILI 12B 24 15 20,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 31 26 24,50 177,633 9649

14 103 SEFE RGÜNDOĞDU 12C 14 13 10,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 3 0,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 25 20 20,00 166,393 10835

15 999 ALİ MELİKOĞLU 12B 11 13 7,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 7 3 6,25 23 24 17,00 157,683 11752

16 1055 AYNUR SAMANCI 12A 12 10 9,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 4 1,00 1 2 0,50 21 19 16,25 152,108 12351

17 1029 ORÇUN ÖZDEMİR 12B 14 13 10,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 18 26 11,50 137,638 13776
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