
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi YAYIN DENİZİ - 10. SINIF - 3 70 134 134 9359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,57 8,67 12,40 5,90 2,47 5,28 3,01 3,89 2,04 1,99 1,48 1,62 2,47 1,46 2,10 5,94 5,50 4,57 2,80 3,75 1,87 2,10 2,81 1,40 3,95 2,81 3,25 42,73 32,84 34,53 206,390

Okul Ortalaması 8,94 10,54 6,31 4,13 3,07 3,36 1,59 4,11 0,56 1,36 0,99 1,11 2,30 1,47 1,93 3,21 5,21 1,91 2,09 4,03 1,08 0,96 2,96 0,22 2,86 2,64 2,20 27,44 35,02 18,68 151,390

KATILIMLAR

1 1254 ELİF GÜRBÜZ 10C 24 3 23,25 10 0 10,00 3 0 3,00 5 0 5,00 15 4 14,00 3 5 1,75 1 3 0,25 9 1 8,75 70 16 66,00 327,885 775

2 1200 BEREN SERİN 10A 27 3 26,25 9 1 8,75 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 12 4,00 4 6 2,50 4 5 2,75 6 4 5,00 68 38 58,50 289,240 1416

3 255 KEREM TEKİN 10C 19 9 16,75 5 5 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 9 4 8,00 2 5 0,75 1 4 0,00 4 3 3,25 45 37 35,75 233,638 3236

4 729 IRMAK GEVREK 10A 21 8 19,00 9 1 8,75 0 9 -2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 14 1,50 4 6 2,50 3 5 1,75 6 4 5,00 55 50 42,50 232,958 3264

5 378 TAHA ARSLAN 10C 15 8 13,00 4 5 2,75 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 7 4 6,00 1 8 -1,00 6 1 5,75 39 32 31,00 209,788 4340

6 1174 AYSU DAYI 10C 17 5 15,75 7 2 6,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 5 6 3,50 1 1 0,75 5 4 4,00 37 22 31,50 209,325 4366

7 1211 ALPEREN GÖÇMEN 10A 14 8 12,00 9 1 8,75 2 8 0,00 3 1 2,75 5 12 2,00 4 6 2,50 3 6 1,50 7 3 6,25 47 45 35,75 205,278 4591

8 509 RIDVAN YAMANN 10C 15 4 14,00 5 5 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 5 4,75 2 5 0,75 1 4 0,00 3 4 2,00 37 34 28,50 203,275 4692

9 1225 SILA DAĞ 10A 18 5 16,75 8 2 7,50 0 7 -1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 5 2,75 39 28 32,00 203,263 4697

10 1241 NAZMİ ÖZDEMİR 10A 11 14 7,50 9 1 8,75 1 7 -0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 6 4 5,00 4 6 2,50 3 6 1,50 6 4 5,00 45 44 34,00 201,125 4794

11 1178 BURAK MEMİŞ 10A 11 16 7,00 9 1 8,75 1 7 -0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 6 4 5,00 4 6 2,50 3 7 1,25 6 4 5,00 45 47 33,25 198,533 4906

12 1194 GONCAGÜL YEŞİL 10A 14 6 12,50 7 3 6,25 2 4 1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 6 4 5,00 40 25 33,75 198,363 4917

13 1187 OĞUZ KAAN KAYA 10C 15 7 13,25 2 5 0,75 2 1 1,75 5 2 4,50 2 5 0,75 1 4 0,00 4 3 3,25 31 27 24,25 191,668 5223

14 1204 EDA ARSLAN 10C 15 8 13,00 6 3 5,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 5 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 35 28 28,00 189,593 5316

15 1183 PAKİZE KANKAL 10C 13 9 10,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 32 29 24,75 187,990 5401

16 896 MELİS KELEŞ 10A 12 13 8,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 6 5 4,75 4 4 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 33 31 25,25 184,598 5570

17 465 CAHİT CULHA 10C 8 5 6,75 7 1 6,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 6 4 5,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 4 3 3,25 33 27 26,25 184,175 5591

18 1246 SÜMEYYE BALYEME Z 10C 9 12 6,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 0 1,00 2 0 2,00 7 5 5,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 1 4,75 32 26 25,50 182,615 5658

19 1182 ENES TEKELİ 10C 14 12 11,00 3 5 1,75 6 4 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 4 2,00 2 6 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 35 38 25,50 182,508 5665

20 1203 AYŞENUR MERT 10C 12 4 11,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 5 2,75 1 2 0,50 4 2 3,50 32 23 26,25 182,098 5692

21 1208 ŞEVVAL 10A 11 10 8,50 4 2 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 6 1,50 4 6 2,50 3 6 1,50 6 4 5,00 39 42 28,50 181,310 5736

22 1195 NİHAN TALU 10C 10 10 7,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 7 4 6,00 1 1 0,75 1 2 0,50 5 1 4,75 29 26 22,50 179,975 5811

23 1247 KÜBRAKARA 10B 14 7 12,25 6 4 5,00 3 7 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 32 25 25,75 179,318 5854

24 1240 ALEYNA KAYA 10B 15 10 12,50 5 4 4,00 2 7 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 7 -0,75 1 3 0,25 1 7 -0,75 32 43 21,25 173,855 6148

25 1190 CANSEVER GÜR 10C 14 12 11,00 3 4 2,00 1 9 -1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 33 46 21,50 172,588 6202

26 603 ZÜLFİYE GÖKALP 10A 11 13 7,75 8 1 7,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 30 26 23,50 171,453 6273

27 1237 GÜLSÜM TURGUT 10B 13 9 10,75 5 5 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 28 25 21,75 170,828 6303

28 640 ATİLAHANGOK 10B 13 12 10,00 3 7 1,25 2 8 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 5 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 32 42 21,50 170,823 6305

29 1220 ELANUR ÖZDEMİR 10C 9 11 6,25 5 3 4,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 8 3,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 5 2 4,50 33 39 23,25 170,608 6311
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Genel Ortalama 14,57 8,67 12,40 5,90 2,47 5,28 3,01 3,89 2,04 1,99 1,48 1,62 2,47 1,46 2,10 5,94 5,50 4,57 2,80 3,75 1,87 2,10 2,81 1,40 3,95 2,81 3,25 42,73 32,84 34,53 206,390
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30 1250 SUDENAZ TORUN 10C 10 12 7,00 3 6 1,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 9 11 6,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 30 50 17,50 169,485 6369

31 1215 BERAT CAN KAYA 10C 10 6 8,50 3 4 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 3 4,25 3 4 2,00 0 5 -1,25 3 0 3,00 25 25 18,75 169,390 6379

32 1176 ENES SALMAN 10C 9 6 7,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 6 5 4,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 4 2,00 26 29 18,75 169,003 6402

33 1179 YUSUF GÜR 10A 4 19 -0,75 9 0 9,00 3 5 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 4 4,00 3 7 1,25 3 7 1,25 6 4 5,00 39 47 27,25 166,998 6487

34 1238 EBRAR ARDOĞDU 10C 8 5 6,75 5 5 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 5 5 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 27 30 19,50 166,165 6537

35 1185 ENES PATIR 10A 10 14 6,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 27 26 20,50 162,540 6689

36 1205 HACIARAP ALDI 10B 9 8 7,00 1 7 -0,75 3 7 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 7 18 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 4 1,00 29 54 15,50 154,510 7058

37 1219 EMRE DEMİR 10C 5 6 3,50 3 5 1,75 6 4 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 5 2,75 0 9 -2,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 26 40 16,00 149,818 7249

38 1234 MUHAMMET ÖZDEMİR 10B 9 14 5,50 9 1 8,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 6 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 27 34 18,50 148,385 7310

39 1239 BUSE NAZ ŞAHİN 10B 10 15 6,25 2 6 0,50 2 7 0,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 11 0,25 3 4 2,00 2 5 0,75 3 4 2,00 29 56 15,00 144,958 7455

40 712 EFECAN ÇİMEN 10A 4 19 -0,75 2 0 2,00 3 3 2,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 4 3 3,25 27 35 18,25 142,823 7536

41 1229 FİRDEVS ÇAĞDAŞ 10A 3 11 0,25 5 3 4,25 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 6 1 5,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 27 31 19,25 139,085 7699

42 1191 MUSTAFA ASLAN 10A 4 18 -0,50 5 0 5,00 3 3 2,25 2 0 2,00 4 0 4,00 2 4 1,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 26 34 17,50 138,693 7715

43 1248 CEYDA NUR ARSLAN 10B 7 14 3,50 6 4 5,00 1 6 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 7 -1,75 1 3 0,25 25 38 15,50 137,910 7746

44 1216 RÜMEYSA ÖZTÜRK 10B 7 10 4,50 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 19 27 12,25 134,528 7885

45 1189 ESMA DEMİREL 10C 5 9 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 18 30 10,50 133,948 7904

46 1223 SÜMEYYE NUR YOLLU 10A 2 15 -1,75 3 5 1,75 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 5 0,75 7 1 6,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 26 36 17,00 133,553 7921

47 1206 EREN KÖKSAL 10B 4 13 0,75 5 4 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 5 0,75 3 1 2,75 23 31 15,25 131,845 7997

48 1228 CAN ŞAHİN 10B 7 13 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 5 3 4,25 21 36 12,00 131,290 8017

49 182 NİSA ÇİFTÇİOĞLU 10B 4 5 2,75 5 2 4,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 14 12 11,00 131,120 8022

50 1177 YİĞİT ARMAĞAN 10A 5 5 3,75 7 1 6,75 12 6 10,50 130,333 8045

51 1224 SEVGİ KAYA 10A 5 13 1,75 3 4 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 6 0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 20 36 11,00 128,138 8123

52 1209 ARMAK BOYRAZ 10C 6 12 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 15 27 8,25 125,990 8194

53 1222 HAYDAR ŞAHİN 10B 5 11 2,25 5 2 4,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 18 33 9,75 125,575 8207

54 284 CEYLİNAZ KIZILIRMAK 10B 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 12 8 10,00 125,558 8209

55 1196 EMİN DOĞAN 10B 5 7 3,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 2 3 1,25 14 25 7,75 122,605 8307

56 1186 RÜMEYSA KAYAN 10C 2 13 -1,25 5 2 4,50 5 4 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 9 0,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 2 4 1,00 22 47 10,25 121,615 8345

57 1214 RABİA ÜNAL 10B 8 11 5,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 13 -0,25 1 4 0,00 0 8 -2,00 1 6 -0,50 18 58 3,50 118,210 8450

58 1198 TEKMİLE SAİNKAPLAN 10B 6 20 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 17 43 6,25 117,960 8458
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KATILIMLAR

59 1251 KEZİBAN TEKEŞ 10B 5 9 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 9 16 5,00 115,828 8503

60 1181 ZAHİDE ULUKUŞ 10A 5 16 1,00 1 4 0,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 6 0,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 16 47 4,25 112,425 8585

61 1249 KEREM TORUN 10B 9 9 6,75 0 6 -1,50 0 6 -1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 27 -3,75 1 2 0,50 17 53 3,75 111,165 8621

62 604 NİSA GÜRÜN 10A 2 15 -1,75 3 3 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 6 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 14 37 4,75 107,850 8694

63 1227 ARDA TURSUN 10B 3 14 -0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 10 29 2,75 106,443 8720

64 1226 ESMA SELENAY KANKAL 10B 1 11 -1,75 2 4 1,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 6 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 13 32 5,00 106,275 8724

65 1202 ÖMER ERASAN 10B 1 16 -3,00 3 4 2,00 0 8 -2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 5 0,75 2 7 0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 12 47 0,25 96,403 8835

66 1253 MURTAZA TAJİK 10 3 12 0,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 6 7 4,25 11 27 4,25

67 386 FATOŞ DÜNDAR 10B 5 12 2,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 6 21 0,75

68 180 NİDA ÇİFTÇİOĞLU 10B 1 9 -1,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 28 0,00

69 1210 ADEM İÇLİ 10B 1 10 -1,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 3 22 -2,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 5 5 3,75 13 65 -3,25

70 1242 NAGEHAN ÖZDAŞ 10C 2 28 -5,00 2 8 0,00 4 6 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 27 -3,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 1 9 -1,25 15 105 -11,25
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