
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi YAYIN DENİZİ - 9. SINIF - 3 34 111 111 9703

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,18 10,28 10,61 5,51 4,40 4,41 3,63 3,85 2,67 2,53 2,05 2,01 8,74 6,01 7,24 3,68 2,79 2,98 2,03 3,14 1,25 1,77 2,99 1,02 41,07 35,51 32,19 205,320

Okul Ortalaması 13,68 11,76 10,74 6,68 3,82 5,72 3,71 2,32 3,12 3,29 1,85 2,83 5,53 5,44 4,17 3,71 2,12 3,18 1,03 2,85 0,32 1,06 2,41 0,46 38,69 32,57 30,54 198,950

KATILIMLAR

1 1291 CEYLİN İREM ÇİĞDEM -9A 21 9 18,75 7 4 6,00 6 0 6,00 4 1 3,75 7 1 6,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 52 27 45,25 254,495 2499

2 1284 MEDİNE NUR TOPRAKÇI  A 16 7 14,25 9 3 8,25 5 2 4,50 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 47 17 42,75 233,195 3449

3 1275 CEYLAN BULDUK -9A 19 8 17,00 7 5 5,75 6 0 6,00 3 2 2,50 5 2 4,50 4 4 3,00 1 3 0,25 1 4 0,00 46 28 39,00 231,138 3543

4 1259 SUDE KILIÇ -9A 17 11 14,25 9 3 8,25 5 1 4,75 2 1 1,75 7 3 6,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 45 27 38,25 228,945 3661

5 1294 CENNET YILDIRIM -9A 15 9 12,75 9 2 8,50 6 1 5,75 1 1 0,75 7 3 6,25 4 1 3,75 2 2 1,50 44 19 39,25 227,553 3734

6 1283 ARDA SALMANN -9A 16 14 12,50 9 3 8,25 5 2 4,50 4 2 3,50 8 7 6,25 6 2 5,50 2 7 0,25 0 7 -1,75 50 44 39,00 226,738 3769

7 1286 ZEYNEP MELİKOĞLU -9A 16 9 13,75 7 4 6,00 3 2 2,50 3 3 2,25 7 6 5,50 4 2 3,50 1 3 0,25 3 1 2,75 44 30 36,50 221,333 4079

8 1276 ASU DÜNDAR -9A 17 10 14,50 7 3 6,25 3 2 2,50 3 3 2,25 6 7 4,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 42 30 34,50 215,325 4440

9 1280 İREM GÜLTEKİN -9A 17 10 14,50 7 3 6,25 3 2 2,50 3 3 2,25 6 7 4,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 42 30 34,50 215,325 4440

10 1278 RABİYA ÖZDEMİR -9A 13 12 10,00 7 3 6,25 5 1 4,75 5 1 4,75 7 6 5,50 5 2 4,50 1 3 0,25 2 3 1,25 45 31 37,25 215,270 4444

11 1263 TUĞBA SANDAL -9A 17 10 14,50 7 4 6,00 2 3 1,25 3 3 2,25 6 8 4,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 42 36 33,00 211,345 4660

12 1269 ZENAN -9A 16 9 13,75 7 4 6,00 3 2 2,50 3 3 2,25 6 6 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 40 30 32,50 210,453 4707

13 1274 RÜVEYDA DOĞAN -9A 16 12 13,00 7 5 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 6 4 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 39 31 31,25 208,430 4805

14 1270 EYLÜL MAŞIK -9A 16 8 14,00 6 5 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 4 9 1,75 5 2 4,50 1 2 0,50 2 4 1,00 43 32 35,00 207,898 4830

15 1288 YAKUP YAMANN -9A 15 15 11,25 8 4 7,00 3 5 1,75 4 2 3,50 7 7 5,25 6 2 5,50 2 7 0,25 0 7 -1,75 45 49 32,75 207,885 4834

16 1258 ELA GÜZEL -9A 13 8 11,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 2 3,50 10 6 8,50 3 0 3,00 2 6 0,50 0 6 -1,50 36 31 28,25 207,510 4862

17 1271 BEYZA NUR -9A 15 8 13,00 6 3 5,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 5 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 2 2 1,50 38 28 31,00 203,190 5082

18 1287 BERKE BARAN -9A 15 11 12,25 5 7 3,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 9 2,75 4 4 3,00 1 2 0,50 3 4 2,00 42 38 32,50 201,910 5150

19 357 AHMET ALP BARAN -9A 15 13 11,75 8 3 7,25 2 1 1,75 6 7 4,25 5 3 4,25 1 3 0,25 2 3 1,25 39 33 30,75 201,418 5178

20 1290 MELİKE MERMER -9A 14 13 10,75 8 4 7,00 2 4 1,00 4 2 3,50 6 6 4,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 33 30,75 200,403 5225

21 1267 EREN ŞAHİN -9A 13 16 9,00 8 4 7,00 6 2 5,50 4 2 3,50 4 3 3,25 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 42 32 34,00 199,790 5261

22 1289 HAKKI ÇELİK -9A 15 7 13,25 7 2 6,50 4 4 3,00 3 0 3,00 4 6 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 35 30 27,50 193,745 5588

23 1292 VEYSEL SÖNMEZ -9A 11 13 7,75 7 4 6,00 6 5 4,75 3 2 2,50 5 8 3,00 6 2 5,50 1 2 0,50 1 1 0,75 40 37 30,75 189,335 5802

24 1277 ZEYNEP KAYHAN -9A 12 8 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 33 17 28,75 189,085 5818

25 1266 UMUT AKÇA -9A 10 15 6,25 6 4 5,00 7 5 5,75 3 2 2,50 6 8 4,00 5 2 4,50 1 2 0,50 2 0 2,00 40 38 30,50 188,538 5847

26 1265 EREN DÜNDAR -9A 11 15 7,25 8 4 7,00 4 2 3,50 5 1 4,75 4 5 2,75 4 2 3,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 37 35 28,25 182,940 6152

27 1261 CEMRE KAHRAMAN -9A 11 8 9,00 6 6 4,50 2 3 1,25 3 3 2,25 4 4 3,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 5 0,75 34 31 26,25 182,388 6172

28 1212 BURAK UZUN -9A 13 14 9,50 4 8 2,00 4 7 2,25 2 4 1,00 8 10 5,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 35 55 21,25 180,945 6235

29 1273 MUZAFFER DAĞDEVİREN-9A 10 16 6,00 9 3 8,25 2 2 1,50 5 1 4,75 6 6 4,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 34 37 24,75 178,538 6357
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,18 10,28 10,61 5,51 4,40 4,41 3,63 3,85 2,67 2,53 2,05 2,01 8,74 6,01 7,24 3,68 2,79 2,98 2,03 3,14 1,25 1,77 2,99 1,02 41,07 35,51 32,19 205,320

Okul Ortalaması 13,68 11,76 10,74 6,68 3,82 5,72 3,71 2,32 3,12 3,29 1,85 2,83 5,53 5,44 4,17 3,71 2,12 3,18 1,03 2,85 0,32 1,06 2,41 0,46 38,69 32,57 30,54 198,950

KATILIMLAR

30 1268 CEVDET HERGÜL -9A 10 9 7,75 5 5 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 6 1 5,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 24 25 17,75 170,983 6727

31 1282 CEYDA ARDIÇ -9A 11 16 7,00 8 1 7,75 1 2 0,50 5 1 4,75 3 4 2,00 28 24 22,00 167,450 6902

32 1262 AYSILA DOĞAN -9A 5 18 0,50 5 4 4,00 2 2 1,50 4 2 3,50 5 8 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 27 39 17,25 145,818 7804

33 1272 EMİN GÜZEL -9A 8 21 2,75 5 7 3,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 5 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 25 47 13,25 139,015 8067

34 1279 SU TA  BU ANIK   A 6 18 1,50 4 3 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 21 37 11,75 126,098 8520

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
  A -9A

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  A -9A

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

