
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi YAYIN DENİZİ - 11. SINIF - 3 91 169 169 8639

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,69 6,03 9,19 3,61 2,52 2,98 3,42 1,35 3,08 1,53 1,02 1,27 2,22 0,81 2,02 7,56 4,28 6,49 2,35 1,48 1,98 1,81 1,51 1,43 2,00 1,96 1,51 35,19 20,96 29,95 194,560 207,060 155,320 205,370

Okul Ortalaması 11,98 8,47 9,86 3,33 3,25 2,52 3,29 1,97 2,79 0,82 1,27 0,51 2,18 1,24 1,87 3,24 3,95 2,26 0,37 1,16 0,08 0,54 0,68 0,37 0,91 1,02 0,66 26,66 23,01 20,92 169,130 215,790 103,170 183,160

KATILIMLAR

1 1126 GAMZE PEHLİVAN 11D 18 6 16,50 6 2 5,50 5 2 4,50 4 1 3,75 4 0 4,00 8 2 7,50 45 13 41,75 240,195 2015 327,946 1171 152,360 3906 262,828 1557

2 1110 RUMEYSA PEHLİVAN 11A 16 4 15,00 7 3 6,25 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 8 5 6,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 43 21 37,75 228,255 2522 285,711 2316 167,772 3431 247,593 2055

3 1123 EREN KANKAL 11A 17 4 16,00 5 2 4,50 3 0 3,00 2 0 2,00 7 6 5,50 1 2 0,50 6 3 5,25 41 17 36,75 226,212 2590 272,044 2770 174,930 3234 246,632 2081

4 1169 MAHİNUR UYAN 11A 12 3 11,25 6 4 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 3 1 2,75 11 10 8,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 6 3 5,25 46 34 37,50 224,892 2635 259,536 3202 191,105 2824 232,536 2643

5 1118 NACİYE VEZİ 11C 22 6 20,50 6 3 5,25 7 2 6,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 7 0,25 0 1 -0,25 43 22 37,50 221,195 2811 351,101 702 244,688 2148

6 1105 RÜMEYSA ÜNAL 11A 17 3 16,25 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 7 2 6,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 36 13 32,75 219,375 2920 269,024 2879 153,321 3886 254,730 1817

7 1135 NİSA ÇINAR 11C 22 8 20,00 3 1 2,75 6 3 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 37 15 33,25 217,540 3006 307,905 1647 117,460 5413 255,493 1794

8 885 ELİF GÜZEL 11B 16 4 15,00 5 3 4,25 1 2 0,50 3 1 2,75 7 3 6,25 1 1 0,75 2 0 2,00 35 14 31,50 214,100 3166 252,358 3447 161,106 3638 244,416 2163

9 1172 İSKENDER TEKE 11A 13 7 11,25 7 3 6,25 7 3 6,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 5 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 6 4 5,00 44 31 36,25 207,997 3506 277,007 2606 162,088 3605 196,006 4464

10 1090 MUSTAF 11A 16 4 15,00 5 1 4,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 8 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 37 15 33,25 207,210 3553 279,358 2526 142,559 4271 217,416 3367

11 1157 ALEYNA AYDINDURMUŞ 11A 13 2 12,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 9 3 8,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 31 12 28,00 206,815 3583 215,849 4700 175,066 3222 239,672 2339

12 1160 AYDEMİR EMİRHAN 11B 16 10 13,50 3 3 2,25 3 3 2,25 1 0 1,00 6 0 6,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 33 17 28,75 205,032 3667 229,182 4257 165,714 3501 232,358 2650

13 1153 YASİN ÜNAL 11C 16 8 14,00 6 3 5,25 8 2 7,50 4 0 4,00 5 10 2,50 39 23 33,25 204,400 3709 304,143 1768 117,460 5413 213,613 3540

14 1072 TÜRKAN ELVA 11A 15 6 13,50 3 3 2,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 8 4 7,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 4 3 3,25 34 26 27,50 204,062 3735 230,770 4216 156,811 3780 238,711 2372

15 0 AYLİN SARI 11B 14 5 12,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 0 6,00 1 1 0,75 2 0 2,00 31 9 28,75 202,960 3804 235,064 4068 159,361 3694 227,123 2885

16 105 ECE KUBAT 11B 13 2 12,50 4 5 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 7 4 6,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 3 2,25 34 23 28,25 202,047 3843 222,202 4503 168,890 3388 225,378 2975

17 1125 EDA ORMAN 11B 15 5 13,75 6 3 5,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 36 18 31,50 200,925 3898 259,515 3206 150,343 3990 207,103 3878

18 1144 HATİCE SARI 11B 15 3 14,25 4 5 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 6 4 5,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 32 21 26,75 199,467 3980 231,240 4196 150,793 3959 231,240 2704

19 510 RAMAZAN ASLAN 11B 10 3 9,25 1 0 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 8 3 7,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 31 12 28,00 197,820 4075 209,046 4909 179,204 3112 210,634 3697

20 1111 DİLAN CULHA 11C 15 10 12,50 8 2 7,50 6 2 5,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 4 2,00 37 22 31,50 196,265 4169 295,261 2043 113,970 5641 199,966 4270

21 1137 ZEHRANUR TÜRKMEN 11B 12 3 11,25 4 5 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 7 4 6,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 31 21 25,75 194,045 4291 208,712 4927 165,714 3501 216,653 3399

22 1145 BÜŞRA TEMEL 11B 13 5 11,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 3 3,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 31 12 28,00 192,775 4365 236,026 4025 151,284 3944 202,672 4140

23 580 EMİNE DOĞAN 11A 12 7 10,25 5 1 4,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 3 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 32 20 27,00 189,025 4611 238,262 3939 142,381 4280 198,555 4340

24 1136 TÜRKAN YİĞİT 11D 18 5 16,75 3 7 1,25 5 1 4,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 30 21 24,75 188,650 4632 262,984 3092 105,245 6336 221,690 3156

25 1117 ECEM TALAS 11C 19 8 17,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 27 11 24,25 188,187 4669 259,965 3185 105,245 6336 223,435 3065

26 1156 SULTAN  SMNC 11C 15 7 13,25 4 4 3,00 5 1 4,75 3 0 3,00 3 3 2,25 30 15 26,25 187,960 4690 260,790 3157 115,715 5543 206,789 3886

27 0 BULUT KIZILIRMAK 11B 12 9 9,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 28 15 24,25 186,965 4739 201,418 5128 162,381 3598 204,595 4046

28 1108 GÜLER GÜLTEKİN 11D 19 10 16,50 2 6 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 5 0,75 30 26 23,50 185,577 4823 254,886 3359 105,245 6336 219,945 3232

29 606 FADİME ALDI 11A 8 5 6,75 8 2 7,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 3 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 32 14 28,50 184,927 4858 237,655 3967 150,322 3991 174,125 5716
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,69 6,03 9,19 3,61 2,52 2,98 3,42 1,35 3,08 1,53 1,02 1,27 2,22 0,81 2,02 7,56 4,28 6,49 2,35 1,48 1,98 1,81 1,51 1,43 2,00 1,96 1,51 35,19 20,96 29,95 194,560 207,060 155,320 205,370

Okul Ortalaması 11,98 8,47 9,86 3,33 3,25 2,52 3,29 1,97 2,79 0,82 1,27 0,51 2,18 1,24 1,87 3,24 3,95 2,26 0,37 1,16 0,08 0,54 0,68 0,37 0,91 1,02 0,66 26,66 23,01 20,92 169,130 215,790 103,170 183,160

KATILIMLAR

30 1132 BİLAL KOÇAK 11C 9 6 7,50 7 3 6,25 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 17 30,75 183,250 4970 287,361 2273 113,813 5698 163,478 6248

31 1130 FURKAN D 11C 15 8 13,00 4 2 3,50 5 3 4,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 30 20 25,00 182,700 5007 260,633 3161 107,304 6117 200,280 4244

32 762 SİNEM METİN 11D 13 8 11,00 5 5 3,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 6 6 4,50 30 28 23,00 182,385 5031 224,438 4420 131,420 4692 205,379 3976

33 1168 RUMEYSA BARAN 11D 15 9 12,75 5 4 4,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 30 21 24,75 180,547 5134 258,888 3227 106,990 6126 195,358 4510

34 1120 IRMAK GÜL ASLAN 11D 17 6 15,50 3 6 1,50 6 3 5,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 30 24 24,00 180,452 5139 266,965 2958 203,435 4093

35 1095 BERKAY ÖZDENOĞLU 11B 12 6 10,50 4 5 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 1 4,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 27 21 21,75 180,390 5142 200,300 5159 147,459 4101 203,477 4086

36 1154 KEREM YILDIZ 11A 11 9 8,75 5 4 4,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 3 4,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 32 28 25,00 180,302 5150 245,262 3673 121,734 5179 188,085 4895

37 1170 SEVİLAY NUR YALÇINER 11C 16 10 13,50 4 5 2,75 4 3 3,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 29 22 23,50 176,377 5385 259,358 3208 192,652 4652

38 1068 ENES DANACI 11A 13 2 12,50 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 5 10 2,50 24 16 20,00 174,350 5506 219,025 4601 117,460 5413 203,143 4108

39 1094 BÜŞRA BAŞKÖY 11D 16 13 12,75 5 5 3,75 5 5 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 7 0,25 0 2 -0,50 32 37 22,75 174,320 5507 254,123 3385 190,593 4764

40 1088 ZELİHA SANDAL   13 10 10,50 4 4 3,00 5 3 4,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 4 2,00 29 25 22,75 174,210 5516 238,418 3936 113,970 5641 186,006 5014

41 0 ANONİM BİRİ 11E 10 5 8,75 6 3 5,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 27 12 24,00 173,750 5547 224,615 4411 134,461 4581 172,203 5802

42 1162 MUSA KUTLUCA 11D 11 14 7,50 9 1 8,75 8 2 7,50 3 1 2,75 1 2 0,50 32 20 27,00 172,280 5642 273,067 2732 103,500 6516 155,537 6632

43 1149 İLKNUR SULTAN KARA 11D 16 11 13,25 2 4 1,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 26 21 20,75 172,247 5645 236,966 3993 103,500 6516 195,672 4493

44 655 RABİA BOR 11A 13 2 12,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 8 2,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 23 17 18,75 171,477 5688 199,966 5171 128,264 4840 199,966 4270

45 1089 UMUT CAN ÖZDEMİR 11B 10 17 5,75 1 2 0,50 5 4 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 7 4 6,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 30 37 20,75 171,470 5689 179,851 5733 159,361 3694 178,263 5481

46 1109 ATAKAN 11A 14 2 13,50 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 11 1,25 0 3 -0,75 24 20 19,00 170,910 5725 226,005 4360 103,970 6501 202,181 4153

47 1081 YAREN BUDAK 11C 14 11 11,25 6 3 5,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 26 19 21,25 170,192 5783 235,712 4044 106,990 6126 184,888 5104

48 1114 RUMEYSA ÇÖKLÜ 11A 10 6 8,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 4 3 3,25 25 17 20,75 169,602 5819 200,635 5153 138,421 4416 178,399 5478

49 1092 REMZİ KANKAL 11C 14 10 11,50 2 5 0,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 26 20 21,00 169,577 5823 235,869 4034 105,245 6336 185,045 5100

50 1104 RABİA GÖK 11C 14 9 11,75 4 6 2,50 5 1 4,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 26 20 21,00 168,152 5900 240,790 3852 182,025 5259

51 1119 DÖNDÜ TURSUN 11C 14 12 11,00 5 1 4,75 3 1 2,75 2 3 1,25 24 17 19,75 167,272 5954 224,438 4420 108,735 6009 184,731 5112

52 1073 HAYATİ AYDIN 11D 12 14 8,50 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 31 29 23,75 167,247 5956 254,635 3366 160,928 6391

53 1171 SAMET TURSUN 11C 10 9 7,75 4 6 2,50 6 3 5,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 26 23 20,25 164,452 6127 217,635 4648 117,460 5413 169,988 5913

54 0 HANİFİ ŞAHİN 11A 13 2 12,50 5 10 2,50 18 12 15,00 164,250 6139 187,260 5529 117,460 5413 203,143 4108

55 1128 NİSA VURAL 11D 13 7 11,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 23 22 17,50 163,932 6159 208,712 4927 110,480 5885 188,065 4899

56 760 DİLARA Y 11B 11 14 7,50 3 5 1,75 2 6 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 2 3,50 3 6 1,50 2 6 0,50 3 7 1,25 31 51 18,25 163,892 6161 177,772 5773 145,087 4203 174,596 5696

57 1069 FATİH TB 11B 12 18 7,50 8 2 7,50 7 2 6,50 3 12 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 34 44 23,00 163,530 6182 241,302 3830 109,540 5980 152,360 6759

58 1173 CELAL *N DAR 11C 13 7 11,25 2 5 0,75 6 3 5,25 2 2 1,50 23 17 18,75 162,512 6240 226,183 4350 178,535 5443
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 10,69 6,03 9,19 3,61 2,52 2,98 3,42 1,35 3,08 1,53 1,02 1,27 2,22 0,81 2,02 7,56 4,28 6,49 2,35 1,48 1,98 1,81 1,51 1,43 2,00 1,96 1,51 35,19 20,96 29,95 194,560 207,060 155,320 205,370

Okul Ortalaması 11,98 8,47 9,86 3,33 3,25 2,52 3,29 1,97 2,79 0,82 1,27 0,51 2,18 1,24 1,87 3,24 3,95 2,26 0,37 1,16 0,08 0,54 0,68 0,37 0,91 1,02 0,66 26,66 23,01 20,92 169,130 215,790 103,170 183,160

KATILIMLAR

59 1085 MEHMETCAN ÇUĞAŞ 11D 11 15 7,25 6 4 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 14 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 32 39 22,25 162,352 6250 239,557 3902 106,677 6251 153,792 6705

60 642 MÜNEVVER DİNÇ 11C 12 8 10,00 3 6 1,50 6 0 6,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 24 17 19,75 161,795 6276 231,752 4181 169,810 5936

61 1080 EMİN GDK 11C 12 10 9,50 5 3 4,25 3 0 3,00 2 2 1,50 22 15 18,25 161,615 6284 212,379 4807 110,480 5885 175,850 5611

62 637 MERT ARSLAN 11B 9 5 7,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 20 18 15,50 161,072 6320 152,517 6326 153,499 3880 181,105 5305

63 0 BAYRAM ASLAN 11B 9 2 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 19 4 18,00 160,210 6370 191,105 5425 129,539 4797 168,870 5991

64 1155 İSA ERBAŞŞŞ        U 11B 7 4 6,00 5 5 3,75 5 1 4,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 27 24 21,00 156,982 6524 232,420 4153 105,088 6445 145,067 7054

65 562 ERTUĞRUL GAZİ GÖDEK 11D 9 7 7,25 6 2 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 23 16 19,00 156,887 6532 218,910 4604 106,990 6126 156,968 6572

66 1143 ELMAS DEDEBALİ 11B 11 9 8,75 2 1 1,75 4 5 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 20 22 14,50 156,222 6559 172,203 5914 127,146 4905 178,556 5439

67 379 MERTT DAĞ 11A 12 11 9,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 11 1,25 0 3 -0,75 23 27 16,25 156,047 6565 205,870 4998 103,970 6501 172,516 5793

68 1099 AFŞİN KOÇAK 11C 11 9 8,75 5 5 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 20 16 16,00 152,797 6713 203,968 5056 103,500 6516 164,262 6214

69 1070 NACİ HAN 11C 10 5 8,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 18 14 14,50 152,397 6732 188,085 5513 110,480 5885 170,615 5890

70 1112 BEYTULLAH BOYRAZ 11D 7 4 6,00 3 3 2,25 6 2 5,50 3 1 2,75 1 0 1,00 20 10 17,50 151,120 6802 208,597 4930 106,990 6126 148,243 6927

71 746 SİNEM UYAN 11B 10 5 8,75 4 2 3,50 3 3 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 22 26 15,50 150,257 6839 207,144 4961 161,085 6364

72 513 MESUT ÖZEL 11C 12 17 7,75 5 5 3,75 4 4 3,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 8 1,00 25 40 15,00 149,902 6865 193,811 5355 106,990 6126 160,458 6400

73 1146 VAHİT ERDOĞDU 11C 10 7 8,25 2 6 0,50 6 0 6,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 20 17 15,75 149,882 6866 205,243 5017 157,595 6525

74 1074 NİSA TALU 11D 10 8 8,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 8 0,00 19 23 13,25 144,285 7096 189,203 5477 155,850 6601

75 1100 EFE ASLANBAŞ 11C 11 9 8,75 3 4 2,00 3 7 1,25 17 20 12,00 143,402 7132 181,732 5692 161,085 6364

76 886 GAMZE AYDIN 11D 12 13 8,75 2 8 0,00 5 4 4,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 21 34 12,50 143,097 7140 188,085 5513 157,909 6515

77 1116 AHMET GÖKPINAR 11D 9 11 6,25 1 2 0,50 3 3 2,25 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 19 22 13,50 142,272 7161 186,518 5557 103,500 6516 146,812 6976

78 1134 SILA ŞAHBAZ 11B 9 15 5,25 1 8 -1,00 4 6 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 2 3,50 0 9 -2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 23 51 10,25 140,870 7217 154,126 6297 116,499 5512 158,891 6461

79 1087 ERTUĞRUL CUMA DURMUŞ 11C 10 17 5,75 3 5 1,75 5 5 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 21 30 13,50 139,862 7249 189,381 5466 140,145 7225

80 1158 MEDİNE BEZELYA 11A 8 5 6,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 11 8 9,00 133,070 7465 159,831 6196 147,125 6960

81 1147 ŞENGÜL ŞAHİN 11B 3 6 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 7 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 15 25 8,75 126,985 7659 140,657 6538 117,303 5482 124,774 7679

82 1142 ŞİFA ÖZEL 11C 7 23 1,25 2 0 2,00 6 0 6,00 3 1 2,75 2 8 0,00 20 32 12,00 126,977 7660 177,030 5785 108,735 8009

83 1067 NİSA DOĞAN 11B 10 12 7,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 0 8 -2,00 3 5 1,75 2 3 1,25 18 46 6,50 126,917 7662 144,105 6488 101,128 6672 144,105 7089

84 1091 SELVER TUĞLU 11C 6 7 4,25 0 6 -1,50 0 6 -1,50 3 2 2,50 9 21 3,75 123,457 7742 110,616 7007 117,460 5413 145,558 7022

85 1082 ARDA DEMİR 11D 5 21 -0,25 5 4 4,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 4 1,00 18 35 9,25 120,767 7799 152,266 6333 106,990 6126 104,618 8098

86 1083 RANA 11A 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 116,557 7893 113,970 6963 112,225 5748 125,088 7675

87 656 SUBAY ÇELİK 11B 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 6 4 5,00 26 94 2,50 108,850 8024 101,578 7128 115,109 5601 109,519 7997
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,69 6,03 9,19 3,61 2,52 2,98 3,42 1,35 3,08 1,53 1,02 1,27 2,22 0,81 2,02 7,56 4,28 6,49 2,35 1,48 1,98 1,81 1,51 1,43 2,00 1,96 1,51 35,19 20,96 29,95 194,560 207,060 155,320 205,370

Okul Ortalaması 11,98 8,47 9,86 3,33 3,25 2,52 3,29 1,97 2,79 0,82 1,27 0,51 2,18 1,24 1,87 3,24 3,95 2,26 0,37 1,16 0,08 0,54 0,68 0,37 0,91 1,02 0,66 26,66 23,01 20,92 169,130 215,790 103,170 183,160

KATILIMLAR

88 641 AYŞENUR DİLİBAL 11C 3 11 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 14 1,50 106,207 8060 106,990 6126 108,108 8028

89 1139 ALEYNA AVŞAR 11D 5 12 2,00 1 5 -0,25 0 8 -2,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 7 32 -1,00 102,360 8105 94,911 7156 113,970 7908

90 1129 BATUHAN ERDDĞD 11D 3 25 -3,25 0 10 -2,50 2 6 0,50 2 6 0,50 7 47 -4,75 84,602 8174 103,500 6516 80,502 8604

91 0 MEHMET BAKKAL 11D 4 17 -0,25 2 8 0,00 3 6 1,50 3 14 -0,50 12 45 0,75 107,795 7045 95,089 8488
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