
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN KAMAN ŞEHİT GÖKHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 2.DENEME 31 31 31 695

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,05 9,60 12,65 4,45 3,77 3,51 2,73 3,27 1,91 1,91 1,52 1,53 2,45 1,72 2,02 2,69 4,77 1,50 2,38 3,52 1,50 0,77 1,85 0,31 2,29 3,55 1,40 34,72 33,57 26,33 219,630

Okul Ortalaması 14,52 10,81 11,81 3,55 3,90 2,57 2,16 3,16 1,37 1,68 1,77 1,23 2,58 1,90 2,10 2,55 5,19 1,25 2,42 4,03 1,41 0,45 1,68 0,03 1,58 4,10 0,56 31,49 36,54 22,33 207,720

KATILIMLAR

1 1284 MEDİNE TOPRAKÇI 10A 21 8 19,00 9 1 8,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 5 3,75 50 21 44,75 274,389 61

2 1291 CEYLİN İ ÇİĞDEM 10A 20 9 17,75 5 5 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 7 2 6,50 0 1 -0,25 4 6 2,50 45 30 37,50 252,768 112

3 1259 SUDE KILIÇ 10A 18 12 15,00 5 5 3,75 6 3 5,25 3 1 2,75 3 2 2,50 6 5 4,75 2 5 0,75 2 3 1,25 2 6 0,50 47 42 36,50 249,869 130

4 1273 MUZAFFER DAĞDEVİREN 10A 17 9 14,75 4 4 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 4 6 2,50 40 31 32,25 237,376 192

5 1267 EREN ŞAHİN 10A 18 10 15,50 7 3 6,25 5 2 4,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 5 2,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 1 9 -1,25 42 44 31,00 233,191 217

6 1271 AEYZA APAYDIN 10A 21 9 18,75 7 2 6,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 36 25 29,75 228,991 255

7 1288 YAKUP YAMAN 10A 15 15 11,25 5 5 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 5 5 3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 47 73 28,75 227,260 278

8 1261 CEMRE KAHRAMAN 10A 18 8 16,00 7 3 6,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 5 1 4,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 3 7 1,25 37 33 28,75 226,363 286

9 1274 RÜVEYDA DOĞAN 10A 16 12 13,00 5 5 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 7 3,25 1 3 0,25 2 3 1,25 36 33 27,75 223,787 307

10 1289 HAKKI ÇELİK 10A 14 9 11,75 7 0 7,00 3 4 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 9 -0,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 7 -1,75 35 34 26,50 220,222 339

11 1276 ASU DÜNDAR 10A 16 8 14,00 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 6 0,50 3 0 3,00 2 4 1,00 34 31 26,25 219,268 347

12 1270 EYLÜL MAŞIK 10A 13 12 10,00 3 5 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 5 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 33 38 23,50 211,491 392

13 1277 ZEYNEP KAYHAN 10A 16 6 14,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 29 24 23,00 209,253 404

14 1269 ZENAN SARI 10A 14 14 10,50 3 6 1,50 2 6 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 6 0,50 0 2 -0,50 4 4 3,00 33 42 22,50 208,390 413

15 305 ŞEYMA NUR ATAK 10A 18 7 16,25 3 5 1,75 4 4 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 17 -0,25 1 5 -0,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 35 50 22,50 207,463 423

16 1283 ARDA SALMAN 10A 16 10 13,50 3 4 2,00 4 3 3,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 30 31 22,25 207,129 425

17 1278 RABİYA ÖZDEMİR 10A 15 12 12,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 5 1,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 31 37 21,75 205,891 437

18 825 BETÜL NİSA ÇOBAN 10A 15 12 12,00 3 3 2,25 2 4 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 7 17 2,75 3 6 1,50 1 8 -1,00 1 4 0,00 36 57 21,75 205,841 438

19 1275 CEYLAN BULDUK 10A 17 11 14,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 23 21,25 204,065 449

20 1280 İREM GÜLTEKİN 10A 10 13 6,75 8 2 7,50 2 5 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 25 27 18,25 195,992 504

21 1287 BERKE BARAN 10A 14 16 10,00 5 5 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 6 1,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 29 44 18,00 194,858 508

22 1258 ELA GÜZEL 10A 13 11 10,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 4 3,00 2 4 1,00 2 4 1,00 26 33 17,75 194,104 514

23 409 SÜMEYYE ÜNGEL 10A 12 7 10,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 2 0 2,00 3 4 2,00 22 18 17,50 193,433 517

24 1294 CENNET YILDIRIM 10A 13 7 11,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 23 25 16,75 190,858 538

25 1279 SULT N BULANIK 10A 12 11 9,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 25 36 16,00 189,004 554

26 830 GÜLFER TEKİNASLAN 10A 12 14 8,50 3 7 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 26 44 15,00 185,995 568

27 712 EFECAN ÇİMEN 10A 12 9 9,75 1 4 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 19 29 11,75 176,053 614

28 1245 CEREN ŞEN 10A 9 10 6,50 0 4 -1,00 3 7 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 9 -0,25 2 5 0,75 1 2 0,50 21 39 11,25 175,023 620

29 1260 GÜLÜŞAN GEDİK 10A 9 11 6,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 19 32 11,00 174,294 621
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Genel Ortalama 15,05 9,60 12,65 4,45 3,77 3,51 2,73 3,27 1,91 1,91 1,52 1,53 2,45 1,72 2,02 2,69 4,77 1,50 2,38 3,52 1,50 0,77 1,85 0,31 2,29 3,55 1,40 34,72 33,57 26,33 219,630

Okul Ortalaması 14,52 10,81 11,81 3,55 3,90 2,57 2,16 3,16 1,37 1,68 1,77 1,23 2,58 1,90 2,10 2,55 5,19 1,25 2,42 4,03 1,41 0,45 1,68 0,03 1,58 4,10 0,56 31,49 36,54 22,33 207,720

KATILIMLAR

30 1185 ENES PATIR 10A 7 20 2,00 3 7 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 12 0,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 21 58 6,50 161,209 655

31 1263 TUĞBA SANDAL 10A 9 13 5,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 17 49 4,75 155,451 671
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