
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN KAMAN ŞEHİT GÖKHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ ENS 11.SINIF 2.DENEME 65 65 65 585

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,61 8,37 7,51 4,46 1,69 4,04 2,45 2,46 1,84 2,00 0,63 1,84 2,30 0,75 2,11 7,37 4,25 6,31 2,14 1,67 1,72 1,15 1,57 0,76 1,89 2,15 1,35 33,37 23,54 27,48 211,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,37 11,15 6,58 3,85 2,29 3,27 2,80 3,40 1,95 2,12 0,69 1,95 3,22 0,92 2,98 2,22 2,34 1,63 0,49 0,75 0,30 0,17 0,65 0,01 0,65 0,92 0,42 24,89 23,11 19,09 187,400 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 1254 ELİF GÜRBÜZ 11A 19 8 17,00 9 1 8,75 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 5 22,75 4 3 3,25 2 6 0,50 7 3 6,25 75 27 68,25 329,574 14 344,215 44 324,819 45 367,633 11

2 255 KEREM TEKİN 11A 15 10 12,50 9 0 9,00 8 2 7,50 2 2 1,50 4 1 3,75 12 3 11,25 2 4 1,00 1 3 0,25 4 4 3,00 57 29 49,75 278,597 61 331,103 56 213,550 168 267,728 92

3 1192 CEREN ARIKAN 11A 15 9 12,75 9 0 9,00 5 1 4,75 2 1 1,75 4 1 3,75 12 3 11,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 4 2,00 52 26 45,50 266,708 83 317,092 71 200,962 183 269,434 87

4 1237 GÜLSÜM TURGUT 11A 14 11 11,25 7 3 6,25 4 3 3,25 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 2 4 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 48 29 40,75 253,696 114 305,090 99 185,020 216 248,666 124

5 1225 SILA DAĞ 11C 20 6 18,50 8 1 7,75 5 2 4,50 5 0 5,00 4 1 3,75 42 10 39,50 249,302 129 369,551 21 112,730 447 241,010 145

6 729 IRMAK GEVREK 11A 13 7 11,25 4 0 4,00 7 1 6,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 5 5,75 2 2 1,50 1 3 0,25 5 5 3,75 45 25 38,75 248,289 133 286,995 126 186,006 213 226,106 191

7 1191 MUSTAFA ASLAN 11A 8 7 6,25 7 0 7,00 7 3 6,25 2 0 2,00 3 2 2,50 5 4 4,00 4 2 3,50 1 2 0,50 1 3 0,25 38 23 32,25 230,813 204 266,144 183 163,591 249 181,443 342

8 896 MELİS 11A 12 7 10,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 7 2 6,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 6 3 5,25 36 17 31,75 228,997 213 236,572 262 191,625 204 223,791 198

9 465 CAHİT CULHA 11A 7 4 6,00 7 1 6,75 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 0 2,00 34 17 29,75 223,827 232 254,070 217 160,481 254 187,256 311

10 1174 AYSU DAYI 11B 17 7 15,25 5 2 4,50 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 33 16 29,00 220,572 249 287,603 124 120,813 384 226,342 189

11 1238 ABRAR 11A 12 11 9,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 7 10 4,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 35 28 28,00 218,652 259 236,638 261 165,805 246 204,932 250

12 1204 EDA ARSLAN 11C 15 6 13,50 4 3 3,25 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 30 11 27,25 215,928 273 286,587 129 112,730 447 206,875 246

13 1195 NİHAN TALU 11C 13 10 10,50 6 4 5,00 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 32 20 27,00 215,592 275 286,952 127 112,730 447 186,394 315

14 1219 EMRE DEMİR 11A 6 14 2,50 7 0 7,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 7 6,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 34 35 25,25 211,672 293 237,548 259 151,028 272 169,378 388

15 1250 SUDENAZ TORUN 11C 13 16 9,00 8 2 7,50 4 6 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 32 27 25,25 210,917 301 272,271 162 112,730 447 176,153 367

16 1249 KEREM TORUN 11B 11 6 9,50 6 0 6,00 4 3 3,25 2 1 1,75 4 1 3,75 27 11 24,25 208,085 320 266,708 179 112,730 447 179,567 347

17 1242 NAGEHAN ÖZDAŞ 11C 11 19 6,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 31 29 23,75 207,085 323 264,441 187 112,730 447 157,379 436

18 860 ERHAN TANRIVARDİ 11B 12 8 10,00 7 3 6,25 3 6 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 28 21 22,75 203,838 339 260,055 200 107,554 554 182,980 335

19 1220 ELANUR ÖZDEMİR 11C 9 13 5,75 6 4 5,00 2 4 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 21 21,75 201,599 347 254,631 214 112,730 447 153,965 447

20 1211 ALPEREN GÖÇMEN 11A 11 12 8,00 4 2 3,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 31 38 21,50 200,591 353 241,549 248 121,747 382 184,366 327

21 1189 ESMANAZ DEMİREL 11C 12 12 9,00 2 3 1,25 4 4 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 26 19 21,25 199,825 356 249,459 228 112,730 447 176,153 367

22 1209 IRMAK BOYRAZ 11C 13 13 9,75 3 6 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 26 21 20,75 198,350 360 244,506 241 112,730 447 181,273 344

23 1234 MUHAMMET ÖZDEMİR 11B 11 15 7,25 5 3 4,25 4 5 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 27 28 20,00 196,669 374 222,427 299 129,279 331 164,206 407

24 0 ENES TEKELİ 11B 10 16 6,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 9 3,75 30 41 19,75 196,023 376 214,563 315 136,978 303 178,232 353

25 1214 RABİA ÜNAL 11C 13 13 9,75 4 6 2,50 3 4 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 26 25 19,75 195,577 379 237,040 260 112,730 447 181,273 344

26 1246 SÜMEYYE BALYEMEZ 11A 11 11 8,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 24 21 18,75 193,075 389 186,085 382 156,554 262 196,601 277

27 815 YUSUF ORDU 11A 11 15 7,25 5 1 4,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 16 -1,00 4 6 2,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 31 51 18,25 191,798 399 217,570 305 118,915 409 158,190 432

28 1177 YİĞİT ARMAĞAN 11B 10 18 5,50 7 3 6,25 4 6 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 26 32 18,00 191,230 403 228,794 278 112,730 447 152,259 458

29 1239 BUSE NAZ ŞAHİN 11C 10 14 6,50 7 3 6,25 2 5 0,75 2 0 2,00 3 2 2,50 24 24 18,00 191,111 404 227,608 280 112,730 447 159,086 430
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Genel Ortalama 9,61 8,37 7,51 4,46 1,69 4,04 2,45 2,46 1,84 2,00 0,63 1,84 2,30 0,75 2,11 7,37 4,25 6,31 2,14 1,67 1,72 1,15 1,57 0,76 1,89 2,15 1,35 33,37 23,54 27,48 211,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,37 11,15 6,58 3,85 2,29 3,27 2,80 3,40 1,95 2,12 0,69 1,95 3,22 0,92 2,98 2,22 2,34 1,63 0,49 0,75 0,30 0,17 0,65 0,01 0,65 0,92 0,42 24,89 23,11 19,09 187,400 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 1215 BERAT CAN KAYA 11B 9 6 7,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 20 8 18,00 190,992 405 226,751 285 112,730 447 165,913 401

31 850 GÖRKEM ELVAN 11B 11 8 9,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 21 12 18,00 190,813 406 229,104 276 112,730 447 176,153 367

32 1187 OĞUZ KAAN KAYA 11B 7 19 2,25 7 3 6,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 4 0,00 1 1 0,75 25 30 17,50 190,258 410 218,585 304 117,907 410 130,071 519

33 814 TUĞBA ORDU 11B 5 16 1,00 7 3 6,25 4 6 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 8 1,00 26 35 17,25 189,685 415 216,912 306 119,196 397 127,553 528

34 1216 RÜMEYSA ÖZTÜRK 11B 11 8 9,00 4 2 3,50 2 6 0,50 4 1 3,75 21 17 16,75 187,347 422 215,567 311 112,730 447 176,153 367

35 1206 EREN KÖKSAL 11B 8 12 5,00 5 4 4,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 22 16,50 187,102 425 221,232 302 107,858 553 148,845 474

36 0 BÜŞRA KARA 11C 12 13 8,75 3 3 2,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 21 18 16,50 186,683 426 215,862 309 112,730 447 174,446 376

37 603 ZÜLFİYE GÖKALP 11B 11 12 8,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 21 19 16,25 186,116 428 199,883 351 126,499 345 176,846 362

38 1251 KEZBAN TEKEŞ 11C 11 6 9,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 19 12 16,00 185,208 434 214,050 317 112,730 447 179,567 347

39 1227 ARDA TURSUN 11B 8 13 4,75 3 1 2,75 2 7 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 21 23 15,25 183,693 442 197,415 360 124,046 362 157,666 434

40 1208 ŞEVVAL KARAGÖ Z 11B 10 17 5,75 5 3 4,25 2 6 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 24 35 15,25 183,574 443 213,320 318 109,497 540 150,957 463

41 0 NİSA GÜRÜN   9 12 6,00 2 4 1,00 2 7 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 23 31 15,25 183,517 445 201,635 344 120,486 393 167,704 395

42 1205 HACIARAP ALDI 11B 6 20 1,00 7 3 6,25 3 7 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 23 32 15,00 183,446 447 208,923 324 112,730 447 121,537 538

43 509 RIDVAN YMN 11B 8 8 6,00 1 1 0,75 2 5 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 19 16 15,00 182,851 451 195,323 368 124,046 362 166,200 397

44 1196 EMİN DOĞAN 11B 8 11 5,25 3 3 2,25 2 6 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 20 22 14,50 181,554 456 206,738 327 111,114 528 149,048 471

45 1186 RÜMEYSA KAYAN 11C 6 14 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 22 13,50 179,127 470 199,061 354 114,708 435 130,274 517

46 1240 AL* NA KAYA 11B 11 13 7,75 5 5 3,75 2 7 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 34 13,50 178,456 473 204,369 335 105,937 562 166,115 398

47 1243 ZEYNEP BİÇİCİ 11B 10 11 7,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 4 0 4,00 17 18 12,50 175,770 484 187,292 380 112,730 447 164,206 407

48 1222 HAYDAR ŞAHİN 11B 6 11 3,25 3 5 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 19 29 11,75 174,194 487 177,360 403 120,532 392 139,906 496

49 284 CEYLİNAZ 11B 8 9 5,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 14 11 11,25 172,482 493 184,707 388 111,114 528 152,461 455

50 1224 SEVGİ KAYA 11B 9 11 6,25 2 6 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 16 19 11,25 172,423 494 184,333 389 111,114 528 155,875 443

51 1228 CAN ŞAHİN 11B 5 18 0,50 5 5 3,75 2 7 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 19 32 11,00 172,414 495 182,696 393 112,730 447 118,124 549

52 1190 CANSU GÜR 11B 11 10 8,50 2 4 1,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 17 25 10,75 170,768 500 176,793 405 112,730 447 172,740 382

53 1183 PAKİZE KANKAL 11B 6 10 3,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 14 15 10,25 169,977 503 175,979 407 114,347 438 140,109 495

54 1223 SÜMEYYE NUR YOLLU 11B 5 18 0,50 4 6 2,50 2 6 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 18 36 9,00 166,868 513 168,011 425 114,347 438 119,628 546

55 1210 ADEM İÇLİ 11B 7 9 4,75 1 2 0,50 2 7 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 13 18 8,50 164,975 518 164,093 435 112,730 447 147,138 483

56 1253 MURTAZA TAJİK 11A 5 4 4,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 6 0,50 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 14 24 8,00 163,789 522 137,632 472 132,798 312 145,026 489

57 1203 AYŞENUR MERT 11B 5 15 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 4 1,00 14 27 7,25 161,926 524 150,438 457 119,196 397 129,260 522

58 910 FEHMİ ZORLU 11B 5 9 2,75 1 4 0,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 13 23 7,25 161,747 525 156,603 444 112,730 447 133,484 509
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Genel Ortalama 9,61 8,37 7,51 4,46 1,69 4,04 2,45 2,46 1,84 2,00 0,63 1,84 2,30 0,75 2,11 7,37 4,25 6,31 2,14 1,67 1,72 1,15 1,57 0,76 1,89 2,15 1,35 33,37 23,54 27,48 211,580 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,37 11,15 6,58 3,85 2,29 3,27 2,80 3,40 1,95 2,12 0,69 1,95 3,22 0,92 2,98 2,22 2,34 1,63 0,49 0,75 0,30 0,17 0,65 0,01 0,65 0,92 0,42 24,89 23,11 19,09 187,400 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

59 1231 SILA 11B 8 5 6,75 8 5 6,75 159,885 528 152,138 454 112,730 447 160,792 421

60 1202 ÖMER ERARSLAN 11B 5 10 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 9 -1,25 13 31 5,25 156,231 533 152,550 452 104,648 564 124,258 534

61 1181 ZAHİDE ULUKUŞ 11B 2 19 -2,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 14 36 5,00 156,135 534 134,653 477 119,173 407 106,464 574

62 1256 SELEN 11B 4 13 0,75 3 5 1,75 2 2 1,50 9 20 4,00 152,973 538 134,887 476 112,730 447 119,830 541

63 1176 ENES SALMAN 11B 2 8 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 6 13 2,75 131,871 482 107,881 545 110,198 569

64 1178 BURAK MEMİŞ 11B 1 9 -1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 11 2,25 123,724 494 112,730 447 106,176 576

65 857 ZİLAL ELVAN 11C 0 0 0,00 108,850 503 112,730 447 114,710 554
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