
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN KAMAN ŞEHİT GÖKHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ ENS 9.SINIF 2.DENEME 31 31 31 773

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,45 8,54 14,31 5,25 4,06 4,24 3,43 4,28 2,36 3,53 1,50 3,15 6,49 6,24 4,93 3,09 2,97 2,34 2,73 2,77 2,04 1,51 2,90 0,78 42,48 33,26 34,15 243,060

Okul Ortalaması 17,16 9,23 14,85 6,16 4,13 5,13 3,65 5,97 2,15 3,55 1,87 3,08 4,65 7,32 2,81 4,23 3,48 3,35 2,00 3,45 1,14 1,26 2,71 0,58 42,66 38,16 33,09 239,790

KATILIMLAR

1 1304 GİZEM METİN  9A 19 8 17,00 8 3 7,25 5 5 3,75 4 1 3,75 7 7 5,25 5 1 4,75 3 1 2,75 2 3 1,25 53 29 45,75 277,665 162

2 1309 ECRİM BARALI  9A 19 8 17,00 7 5 5,75 4 5 2,75 3 3 2,25 6 5 4,75 7 2 6,50 4 0 4,00 2 2 1,50 52 30 44,50 274,037 176

3 1326 DAMLA TOKAY  9A 20 8 18,00 6 6 4,50 4 4 3,00 4 1 3,75 9 7 7,25 5 4 4,00 3 2 2,50 3 6 1,50 54 38 44,50 273,747 180

4 1328 TAHA ALP KOCA  9A 20 5 18,75 5 3 4,25 1 4 0,00 4 0 4,00 11 7 9,25 5 2 4,50 2 3 1,25 1 0 1,00 49 24 43,00 269,091 201

5 1320 ECRİN AKDENİZ  9A 22 7 20,25 7 5 5,75 3 8 1,00 4 2 3,50 7 6 5,50 5 2 4,50 2 4 1,00 2 3 1,25 52 37 42,75 268,144 206

6 1296 TUĞÇE AVŞAR  9A 17 9 14,75 9 2 8,50 4 3 3,25 5 1 4,75 4 5 2,75 4 3 3,25 3 2 2,50 2 2 1,50 48 27 41,25 264,370 233

7 1311 MERTCAN AŞKIN  9A 22 1 21,75 7 4 6,00 3 6 1,50 2 4 1,00 6 8 4,00 7 2 6,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 49 31 41,25 263,450 236

8 1310 KEREM BEKTAŞ  9A 21 5 19,75 5 3 4,25 3 6 1,50 4 2 3,50 7 3 6,25 4 3 3,25 1 1 0,75 1 1 0,75 46 24 40,00 259,863 248

9 1315 İREM SU AKAT  9A 18 6 16,50 6 4 5,00 5 7 3,25 3 2 2,50 3 7 1,25 6 2 5,50 4 1 3,75 1 1 0,75 46 30 38,50 255,986 268

10 1307 ABDURRAHMAN  9A 18 9 15,75 7 5 5,75 5 7 3,25 5 1 4,75 14 11 11,25 2 7 0,25 0 6 -1,50 0 7 -1,75 51 53 37,75 253,309 288

11 1306 ÖMÜRELİF ÇOB*  9A 18 7 16,25 5 3 4,25 3 6 1,50 4 2 3,50 6 5 4,75 5 2 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 44 29 36,75 250,618 315

12 1316 EMİNE ŞEN  9A 20 8 18,00 7 4 6,00 4 6 2,50 2 4 1,00 4 7 2,25 5 3 4,25 1 3 0,25 2 1 1,75 45 36 36,00 248,126 328

13 1308 NİSA NUR DUMAN  9A 18 12 15,00 7 5 5,75 3 9 0,75 5 1 4,75 4 9 1,75 4 6 2,50 4 4 3,00 3 7 1,25 48 53 34,75 244,779 351

14 1266 UMUT AKÇA  9A 19 5 17,75 5 3 4,25 3 6 1,50 4 2 3,50 5 3 4,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 40 22 34,50 243,530 360

15 1318 SELİN BIYIK  9A 18 12 15,00 4 7 2,25 4 6 2,50 5 1 4,75 3 6 1,50 5 5 3,75 3 3 2,25 2 3 1,25 44 43 33,25 240,290 376

16 1305 HATİCE KARSAVURAN  9A 17 9 14,75 8 3 7,25 4 7 2,25 3 2 2,50 3 10 0,50 3 7 1,25 4 4 3,00 2 3 1,25 44 45 32,75 238,749 386

17 1302 SADIK AVŞAR  9A 17 11 14,25 6 6 4,50 4 7 2,25 2 4 1,00 6 9 3,75 7 2 6,50 2 6 0,50 1 5 -0,25 45 50 32,50 238,113 391

18 1317 BADE İRİ  9A 18 7 16,25 7 3 6,25 4 8 2,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 4 2,00 2 2 1,50 40 34 31,50 234,767 420

19 1321 ENES KUTLUCA  9A 14 11 11,25 6 4 5,00 5 6 3,50 5 1 4,75 4 6 2,50 5 3 4,25 2 6 0,50 0 2 -0,50 41 39 31,25 234,645 423

20 1313 SEMİH SEFA AYDOĞAN  9A 18 12 15,00 8 4 7,00 6 5 4,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 6 1,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 41 40 31,00 233,296 431

21 1323 EMİR *N TEKELİ  9A 13 10 10,50 7 5 5,75 6 4 5,00 4 1 3,75 5 12 2,00 4 4 3,00 0 7 -1,75 3 6 1,50 42 49 29,75 230,174 449

22 1297 BENGİSU AYDIN  9A 18 10 15,50 8 2 7,50 1 7 -0,75 4 2 3,50 3 14 -0,50 3 3 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 39 42 28,50 225,786 493

23 1322 KAAN DOĞAN  9A 11 15 7,25 6 4 5,00 6 6 4,50 5 1 4,75 3 9 0,75 4 6 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 39 45 27,75 224,694 500

24 1325 ZEYNEP SARI  9A 19 10 16,50 5 7 3,25 6 6 4,50 3 3 2,25 6 19 1,25 4 5 2,75 0 6 -1,50 0 7 -1,75 43 63 27,25 221,749 524

25 1300 AHMET ŞENLİK  9A 14 14 10,50 4 7 2,25 5 7 3,25 3 3 2,25 3 4 2,00 7 3 6,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 37 42 26,50 220,544 531

26 1327 UTKU ELVAN  9A 12 18 7,50 8 3 7,25 2 10 -0,50 4 2 3,50 1 4 0,00 6 4 5,00 3 7 1,25 3 3 2,25 39 51 26,25 220,273 534

27 1324 HASRET DEMİR  9A 17 5 15,75 4 4 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 32 27 25,25 215,954 559

28 1295 BERFİN UÇAR  9A 15 13 11,75 6 2 5,50 3 7 1,25 4 2 3,50 4 7 2,25 2 5 0,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 35 47 23,25 210,322 587

29 1312 YAĞIZ METİN  9A 13 9 10,75 6 5 4,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 8 -1,00 5 4 4,00 2 1 1,75 31 32 23,00 209,971 595
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Genel Ortalama 16,45 8,54 14,31 5,25 4,06 4,24 3,43 4,28 2,36 3,53 1,50 3,15 6,49 6,24 4,93 3,09 2,97 2,34 2,73 2,77 2,04 1,51 2,90 0,78 42,48 33,26 34,15 243,060

Okul Ortalaması 17,16 9,23 14,85 6,16 4,13 5,13 3,65 5,97 2,15 3,55 1,87 3,08 4,65 7,32 2,81 4,23 3,48 3,35 2,00 3,45 1,14 1,26 2,71 0,58 42,66 38,16 33,09 239,790

KATILIMLAR

30 1298 POLAT HASPOLAT  9A 12 11 9,25 6 1 5,75 3 4 2,00 2 2 1,50 3 10 0,50 3 5 1,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 33 43 22,25 207,811 604

31 1319 BERAT KETEN  9A 15 11 12,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 20 28 13,00 179,486 710
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