
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN KAMAN ŞEHİT GÖKHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ YARIÇAP TYT 2 89 89 89 11029

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,3711,97 16,38 2,37 1,37 2,03 1,65 1,45 1,29 2,12 1,42 1,77 2,24 1,28 1,93 0,00 0,01 0,00 9,05 3,69 8,13 1,54 0,34 1,45 1,13 1,45 0,77 1,59 0,71 1,41 0,93 1,07 0,66 41,9924,76 35,82 243,040

Okul Ortalaması 17,3810,75 14,69 1,78 1,17 1,48 1,08 1,04 0,82 1,08 1,04 0,82 1,56 1,11 1,28 0,00 0,00 0,00 7,39 3,09 6,62 0,73 0,17 0,69 0,60 0,94 0,36 0,54 0,38 0,44 0,56 0,73 0,38 32,7020,42 27,58 217,220

KATILIMLAR

1 1105 RÜMEYSA ÜNAL 12A 30 9 27,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 24 3 23,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 72 18 67,50 342,443 1175

2 1169 MAHİNUR UYAN 12A 27 11 24,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 16 5 14,75 6 0 6,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 68 26 61,50 324,858 1567

3 1109 ATAKAN KOCA 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 24 3 23,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 67 25 60,75 322,643 1612

4 1068 ENES DANACI 12A 25 14 21,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 25 4 24,00 5 0 5,00 2 5 0,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 67 36 58,00 314,425 1869

5 870 EYLÜL DELİBAL 12B 26 13 22,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 17 6 15,50 3 0 3,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 61 31 53,25 299,958 2372

6 1083 RANA ÇELİK 12A 28 10 25,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 7 2 6,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 58 19 53,25 299,770 2380

7 1072 TÜRKAN ELVAN 12A 21 17 16,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 18 5 16,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 58 30 50,50 292,653 2672

8 1090 MUSTAFA KARALAR 12A 28 10 25,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 13 1 12,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 56 21 50,75 292,150 2698

9 1111 DİLAN CULHA 12C 30 9 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 9 4 8,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 54 20 49,00 286,513 2947

10 1123 EREN KANKAL 12A 20 11 17,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 2 13,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 54 23 48,25 285,633 2995

11 1084 HANİFİ ŞAHİN 12A 22 12 19,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 24 3 23,25 2 1 1,75 53 21 47,75 283,735 3081

12 1126 GAMZE PEHLİVAN 12D 30 10 27,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 16 6 14,50 0 2 -0,50 53 26 46,50 278,835 3347

13 1172 İSKENDER TEKE 12A 21 11 18,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 13 3 12,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 52 27 45,25 276,373 3469

14 1153 YASİN ÜNAL 12C 23 11 20,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 14 4 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 50 21 44,75 274,593 3562

15 1162 MUSA KUTLUCA 12C 22 13 18,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 14 3 13,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 22 43,50 271,003 3753

16 1129 BATUVAN ERDOĞDU 12D 26 7 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 44 8 42,00 265,688 4056

17 1135 NİSA ÇINAR 12C 23 11 20,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 10 4 9,00 2 0 2,00 1 0 1,00 46 21 40,75 262,473 4220

18 1110 RUMEYSA PEHLİVAN 12A 25 9 22,75 1 0 1,00 4 1 3,75 11 2 10,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 45 17 40,75 262,218 4235

19 762 SİNEM METİN 12D 25 14 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 9 7 7,25 46 26 39,50 258,495 4455

20 885 ELİF *Z EL 12B 21 11 18,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 2 0,50 13 6 11,50 2 0 2,00 1 0 1,00 44 19 39,25 258,283 4469

21 1132 BİLAL KOÇAK 12C 18 19 13,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 18 4 17,00 46 28 39,00 258,058 4487

22 1108 GÜLER GÜLTEKİN 12D 24 15 20,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 12 2 11,50 45 23 39,25 257,903 4498

23 580 EMİNE DOĞAN 12A 18 14 14,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 12 4 11,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 47 33 38,75 257,290 4535

24 1103 YUSUF SARAY 12A 23 17 18,75 20 6 18,50 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 46 30 38,50 255,803 4634

25 1096 BÜŞRA BAYDOĞAN 12A 18 9 15,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 14 3 13,25 0 2 -0,50 43 19 38,25 255,448 4661

26 1094 BÜŞRA BAŞKÖY 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 3 2,25 42 18 37,50 252,260 4860

27 875 RÜMEYSAPEHLİVAN 12B 21 14 17,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 12 4 11,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 28 35,00 245,415 5273

28 1114 RUMEYSA ÇÖKLÜ 12A 23 4 22,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 6 3,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 40 21 34,75 244,265 5343

29 1118 NACİYE VEZİ 12C 26 11 23,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 40 21 34,75 243,923 5377
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN KAMAN ŞEHİT GÖKHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ YARIÇAP TYT 2 89 89 89 11029

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,3711,97 16,38 2,37 1,37 2,03 1,65 1,45 1,29 2,12 1,42 1,77 2,24 1,28 1,93 0,00 0,01 0,00 9,05 3,69 8,13 1,54 0,34 1,45 1,13 1,45 0,77 1,59 0,71 1,41 0,93 1,07 0,66 41,9924,76 35,82 243,040

Okul Ortalaması 17,3810,75 14,69 1,78 1,17 1,48 1,08 1,04 0,82 1,08 1,04 0,82 1,56 1,11 1,28 0,00 0,00 0,00 7,39 3,09 6,62 0,73 0,17 0,69 0,60 0,94 0,36 0,54 0,38 0,44 0,56 0,73 0,38 32,7020,42 27,58 217,220

KATILIMLAR

30 1088 ZELİHA SANDAL 12C 19 18 14,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 8 3 7,25 1 2 0,50 41 29 33,75 242,060 5488

31 1168 RÜMEYSAA BARAN 12D 21 15 17,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 18 33,50 240,958 5554

32 1069 FATİH TB 12B 12 3 11,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 16 5 14,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 37 16 33,00 240,248 5593

33 1157 ALEYNA AYDINDURMUŞ12A 20 11 17,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 12 9,00 1 0 1,00 4 2 3,50 1 0 1,00 39 27 32,25 237,333 5773

34 1160 AYDEMİR HAN 12B 15 7 13,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 11 5 9,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 35 15 31,25 234,813 5951

35 1170 SEVİLAY YALÇINER 12C 23 13 19,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 23 31,25 233,908 6013

36 1155 İSA ERBAŞ 12B 10 9 7,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 12 5 10,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 36 22 30,50 233,143 6063

37 655 RABİA BOR   25 8 23,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 5 9 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 39 34 30,50 231,200 6170

38 606 FADİME ALDI 12A 18 17 13,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 11 7 9,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 39 36 30,00 230,893 6190

39 1145 BÜŞRA TEMEL 12B 22 10 19,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 7 4 6,00 2 0 2,00 1 1 0,75 35 19 30,25 230,850 6193

40 511 ESMA KARACA 12D 20 7 18,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 8 2 7,50 0 1 -0,25 32 10 29,50 228,708 6322

41 1120 IRMAK GÜL ASLAN 12D 25 10 22,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 33 14 29,50 228,205 6355

42 1134 SILA ŞAHBAZ 12B 12 3 11,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 15 2 14,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 11 28,25 225,833 6518

43 1070 NACİ HAN 12C 21 16 17,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 3 4,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 31 28,25 225,095 6575

44 1092 REMZİ CAN 12C 22 9 19,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 31 15 27,25 221,728 6797

45 1137 ZEHRANUR TÜRKMEN 12B 15 13 11,75 2 1 1,75 1 0 1,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 31 19 26,25 219,838 6900

46 1099 AFŞİN KOÇAK 12C 19 10 16,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 15 26,25 219,120 6957

47 379 MERT DAĞ 12A 18 20 13,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 9 7 7,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 37 44 26,00 218,900 6971

48 1077 BAYRAM ASLAN 12B 12 6 10,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 12 4 11,00 1 0 1,00 2 0 2,00 29 14 25,50 217,765 7043

49 1125 EDA ORMAN 12B 18 12 15,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 5 1 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 29 17 24,75 214,865 7204

50 1130 FURKAN D 12C 20 14 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 30 21 24,75 214,600 7223

51 1101 HİLAL KOÇAK 12D 17 18 12,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 8 4 7,00 32 30 24,50 214,365 7244

52 586 ELMAS GÖNÇ 12A 15 5 13,75 0 1 -0,25 10 3 9,25 1 0 1,00 1 1 0,75 27 10 24,50 214,273 7248

53 1095 BERKAY ÖZDENOĞLU 12B 12 8 10,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 2 10,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 17 23,75 212,435 7349

54 1085 MEHMETCAN ÇUĞAŞ 12D 20 13 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 30 25 23,75 211,618 7397

55 1073 HAYATİ AYDIN 12D 19 12 16,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 28 18 23,50 210,890 7443

56 1089 UMUT CAN ÖZDEMİR 12B 19 18 14,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 7 6 5,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 32 35 23,25 210,410 7472

57 1143 ELMAS DEDEBALİ 12B 14 13 10,75 1 1 0,75 1 1 0,75 7 5 5,75 2 0 2,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 24 23,00 210,183 7489

58 1149 İLKNUR SULTAN KARA 12D 17 11 14,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 2 3,50 2 0 2,00 27 17 22,75 208,853 7555
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN KAMAN ŞEHİT GÖKHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ YARIÇAP TYT 2 89 89 89 11029

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,3711,97 16,38 2,37 1,37 2,03 1,65 1,45 1,29 2,12 1,42 1,77 2,24 1,28 1,93 0,00 0,01 0,00 9,05 3,69 8,13 1,54 0,34 1,45 1,13 1,45 0,77 1,59 0,71 1,41 0,93 1,07 0,66 41,9924,76 35,82 243,040

Okul Ortalaması 17,3810,75 14,69 1,78 1,17 1,48 1,08 1,04 0,82 1,08 1,04 0,82 1,56 1,11 1,28 0,00 0,00 0,00 7,39 3,09 6,62 0,73 0,17 0,69 0,60 0,94 0,36 0,54 0,38 0,44 0,56 0,73 0,38 32,7020,42 27,58 217,220

KATILIMLAR

59 1171 SAMET TURSUN 12C 14 13 10,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 22 22,50 208,593 7575

60 1158 MEDİNE BEZELYA 12A 20 13 16,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 6 2 5,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 29 27 22,25 207,008 7667

61 1100 EFE ASLANBAŞ 12C 22 9 19,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 25 12 22,00 205,873 7723

62 1067 NİSA DOĞAN 12B 12 7 10,25 12 4 11,00 0 1 -0,25 24 12 21,00 204,088 7830

63 1167 SUDE NUR 12D 19 15 15,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 25 23 19,25 198,153 8157

64 0 HATİCE SAR I 12B 10 12 7,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 19 19 14,25 184,205 8910

65 1136 TÜRKAN YİĞİT 12D 18 13 14,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 22 30 14,50 183,863 8927

66 1079 HACERNAZ ALAN 12D 13 10 10,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 18 17 13,75 182,160 9021

67 760 DİLARA YÜCEL 12B 12 3 11,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 5 -0,25 17 13 13,75 182,053 9029

68 1117 ECEM TALAS 12C 16 9 13,75 16 9 13,75 181,738 9042

69 1078 NAZAR KARAKILIÇ 12C 11 6 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 8 13,00 180,065 9123

70 621 AYLİN SARI 12B 12 7 10,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 16 14 12,50 178,418 9189

71 803 SENA ÖZDEMİR 12D 18 19 13,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 19 28 12,00 176,518 9267

72 656 SUBAY ÇELİK 12B 3 11 0,25 11 5 9,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 16 20 11,00 175,188 9317

73 1139 ALEYNA AVŞAR 12D 15 12 12,00 0 2 -0,50 15 14 11,50 175,170 9318

74 1082 ARDA DEMİR 12D 14 11 11,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 9 -2,25 19 31 11,25 174,513 9341

75 1074 NİSA TALU 12D 11 11 8,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 15 17 10,75 173,403 9393

76 1112 BEYTULLAH BOYRAZ 12D 12 10 9,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 17 27 10,25 171,720 9468

77 447 AYLİN TALAS 12C 11 3 10,25 11 3 10,25 171,623 9473

78 746 SİNEM UYAN 12B 12 5 10,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 13 11 10,25 171,528 9479

79 1087 ERTUĞRUL CUMA DURMUŞ12C 7 1 6,75 3 0 3,00 10 1 9,75 170,568 9522

80 886 GAMZE * DIN 12D 9 15 5,25 1 0 1,00 4 3 3,25 14 18 9,50 170,008 9546

81 0 ŞENGÜL ŞAHİN 12B 6 7 4,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 8 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 15 27 8,25 166,433 9671

82 1091 SELVER TUĞLU 12C 8 11 5,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 13 19 8,25 166,233 9680

83 513 MESUT ÖZEL 12C 9 7 7,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 10 14 6,50 160,688 9889

84 641 AYŞENUR DİLİBAL 12C 6 5 4,75 0 3 -0,75 6 8 4,00 153,463 10169

85 1119 DÖNDÜ TURSUN 12C 6 11 3,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 9 21 3,75 152,913 10188

86 1146 VAHİT ERDOĞDU 12C 0 0 0,00

87 1173 CELAL 12C 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRŞEHİR KAMAN KAMAN ŞEHİT GÖKHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ YARIÇAP TYT 2 89 89 89 11029

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,3711,97 16,38 2,37 1,37 2,03 1,65 1,45 1,29 2,12 1,42 1,77 2,24 1,28 1,93 0,00 0,01 0,00 9,05 3,69 8,13 1,54 0,34 1,45 1,13 1,45 0,77 1,59 0,71 1,41 0,93 1,07 0,66 41,9924,76 35,82 243,040

Okul Ortalaması 17,3810,75 14,69 1,78 1,17 1,48 1,08 1,04 0,82 1,08 1,04 0,82 1,56 1,11 1,28 0,00 0,00 0,00 7,39 3,09 6,62 0,73 0,17 0,69 0,60 0,94 0,36 0,54 0,38 0,44 0,56 0,73 0,38 32,7020,42 27,58 217,220

KATILIMLAR

88 471 SELENA UĞURLU 12D 0 0 0,00

89 1104 RABİA GÖK 12C 6 33 -2,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 8 50 -4,50
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